
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi TYT 2. DENEME (1.OTURUM) 95 210 210 4235

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,4 7,9 26,38 9,1 5,4 7,77 8,8 4,8 7,60 4,8 4,3 3,76 51,1 22,4 45,51 245,110

Okul Ortalaması 33,2 5,0 31,94 9,6 4,6 8,42 9,4 4,8 8,21 6,1 4,6 4,99 58,3 19,0 53,56 267,810

KATILIMLAR

1 915 GÜLHANIM YILDIRIM 12B 34 4 33,00 8 1 7,75 24 3 23,25 16 3 15,25 82 11 79,25 361,493 1 1 2 2 289

2 993 AHSEN ŞEVVAL ÇAPHAN12A 33 7 31,25 12 7 10,25 26 11 23,25 11 8 9,00 82 33 73,75 345,675 1 2 4 4 361

3 912 AYŞENUR BAYRAK 12B 37 2 36,50 8 3 7,25 19 5 17,75 12 6 10,50 76 16 72,00 336,295 2 3 5 5 427

4 906 SİNEM KADAKAL 12B 38 2 37,50 10 3 9,25 15 8 13,00 12 2 11,50 75 15 71,25 330,898 3 4 6 6 469

5 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 39 0 39,00 16 3 15,25 14 3 13,25 69 6 67,50 322,145 1 5 9 9 545

6 334 ALEYNA PINAR AKBABA12A 37 3 36,25 8 5 6,75 16 2 15,50 9 3 8,25 70 13 66,75 318,825 2 6 11 11 576

7 889 SÜEDA ERDAŞ 12A 33 5 31,75 8 4 7,00 18 3 17,25 11 3 10,25 70 15 66,25 317,865 3 7 12 12 582

8 917 BENNUR DELİBALTA 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 24 4 23,00 10 4 9,00 69 16 65,00 317,548 4 8 13 13 589

9 935 SEDEF İLİK 12B 35 5 33,75 14 2 13,50 11 4 10,00 11 5 9,75 71 16 67,00 316,253 5 9 14 14 600

10 956 SUDE TOPCU 12B 37 2 36,50 3 1 2,75 18 4 17,00 9 3 8,25 67 10 64,50 312,430 6 10 15 15 637

11 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 36 4 35,00 16 4 15,00 12 2 11,50 3 0 3,00 67 10 64,50 310,895 2 11 17 17 656

12 927 BEYZANUR ÇELİK 12C 36 1 35,75 14 6 12,50 13 0 13,00 3 0 3,00 66 7 64,25 310,895 2 11 17 17 656

13 944 İREM UYSAL 12B 37 2 36,50 13 3 12,25 6 2 5,50 13 4 12,00 69 11 66,25 310,558 7 13 19 19 661

14 947 EBRAR AKTÜRK 12B 34 6 32,50 4 2 3,50 19 4 18,00 9 2 8,50 66 14 62,50 306,700 8 14 21 21 696

15 946 ZEHRA AKCAN 12A 29 7 27,25 4 2 3,50 21 4 20,00 12 5 10,75 66 18 61,50 304,243 4 15 23 23 722

16 896 HİLAL MERCİMEK 12C 37 3 36,25 13 5 11,75 11 5 9,75 6 4 5,00 67 17 62,75 303,675 4 16 24 24 726

17 913 KÜBRANUR KOCATÜRK 12A 35 5 33,75 22 7 20,25 9 10 6,50 66 22 60,50 302,038 5 17 26 26 744

18 897 DİLARA KAYA 12B 34 5 32,75 10 4 9,00 14 10 11,50 10 6 8,50 68 25 61,75 300,640 9 18 28 28 767

19 902 RÜMEYSA GÜÇLÜ 12B 33 5 31,75 6 4 5,00 15 2 14,50 11 6 9,50 65 17 60,75 298,880 10 19 31 31 789

20 891 RABİA DURSUN 12B 34 3 33,25 19 6 17,50 11 8 9,00 64 17 59,75 297,415 11 20 34 34 803

21 895 İREM GÜNEŞ 12A 36 4 35,00 4 2 3,50 15 0 15,00 8 8 6,00 63 14 59,50 295,965 6 21 35 35 818

22 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 34 4 33,00 16 2 15,50 12 6 10,50 62 12 59,00 293,480 12 22 36 36 843

23 911 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 35 4 34,00 5 2 4,50 18 2 17,50 1 0 1,00 59 8 57,00 290,790 13 23 39 39 874

24 938 BERİVAN SA * 12C 34 6 32,50 14 4 13,00 13 4 12,00 61 14 57,50 289,670 5 24 40 40 887

25 893 FEYZA NİŞANCI 12C 35 5 33,75 16 4 15,00 11 9 8,75 62 18 57,50 287,788 6 25 42 42 923

26 965 ZELİHA AKSOY 12C 38 2 37,50 11 6 9,50 11 4 10,00 60 12 57,00 286,695 7 26 44 44 939

27 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 37 3 36,25 4 4 3,00 15 7 13,25 6 10 3,50 62 24 56,00 284,388 7 27 47 47 967

28 923 AYŞENUR TÜTÜNEKEN 12B 32 4 31,00 6 2 5,50 12 6 10,50 10 3 9,25 60 15 56,25 282,303 14 28 49 49 1002

29 988 SİNEM AYDIN 12C 33 6 31,50 11 3 10,25 11 0 11,00 1 0 1,00 56 9 53,75 276,843 8 29 55 55 1101

30 910 GAMZE GÜRBÜZ 12A 37 2 36,50 2 4 1,00 9 4 8,00 11 6 9,50 59 16 55,00 276,545 8 30 56 56 1113

31 969 MERVE AYDINLI 12B 29 6 27,50 4 1 3,75 14 2 13,50 10 6 8,50 57 15 53,25 274,738 15 31 57 57 1148

32 909 EDA AÇIKGÖZ 12D 35 5 33,75 14 6 12,50 7 3 6,25 2 4 1,00 58 18 53,50 273,268 1 32 61 61 1182

33 959 ELMAS KORKMAZ 12C 36 3 35,25 18 2 17,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 57 10 54,50 272,273 9 33 62 62 1205

34 948 SÜMEYYE KALKAN 12B 36 4 35,00 14 6 12,50 4 1 3,75 3 3 2,25 57 14 53,50 271,455 16 34 63 63 1221

35 904 MİNE AYGÜNOĞLU 12A 32 5 30,75 3 1 2,75 12 6 10,50 10 5 8,75 57 17 52,75 271,220 9 35 64 64 1223

36 930 DAMLA SARIKAN 12C 35 5 33,75 17 3 16,25 4 3 3,25 56 11 53,25 271,065 10 36 65 65 1226

37 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 36 4 35,00 13 6 11,50 5 14 1,50 7 4 6,00 61 28 54,00 270,750 11 37 67 67 1233

38 921 ZEYNEP DELİGÖZ 12B 32 4 31,00 4 5 2,75 10 3 9,25 11 6 9,50 57 18 52,50 269,495 17 38 68 68 1253

39 905 ŞEYDA DURULMU Ş 12C 35 5 33,75 12 5 10,75 6 1 5,75 2 0 2,00 55 11 52,25 268,695 12 39 69 69 1263

40 954 REYMANUR ALTUNTAŞ 12C 33 7 31,25 8 4 7,00 8 6 6,50 9 5 7,75 58 22 52,50 268,433 13 40 70 70 1270

41 899 AYŞENUR AYAN 12B 36 4 35,00 6 2 5,50 5 5 3,75 9 1 8,75 56 12 53,00 268,030 18 41 71 71 1280

42 919 BUSE IŞKIRIK 12D 36 2 35,50 12 6 10,50 6 5 4,75 1 1 0,75 55 14 51,50 265,990 2 42 74 74 1328

43 941 ELİF KESKİN 12C 32 7 30,25 15 5 13,75 8 5 6,75 55 17 50,75 265,175 14 43 75 75 1346

44 934 GÜLFATMA SAKA 12A 32 7 30,25 10 5 8,75 7 6 5,50 9 8 7,00 58 26 51,50 264,923 10 44 76 76 1356

45 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 33 3 32,25 4 1 3,75 9 0 9,00 7 5 5,75 53 9 50,75 264,725 19 45 77 77 1361

46 990 FEYZANUR OLTULU 12C 33 7 31,25 15 5 13,75 7 13 3,75 2 4 1,00 57 29 49,75 259,955 15 46 80 80 1467

47 989 GAMZE KACIR 12D 36 3 35,25 8 4 7,00 6 3 5,25 2 1 1,75 52 11 49,25 258,780 3 47 81 81 1500

48 918 NAZLI CAMADAN 12C 31 8 29,00 12 8 10,00 10 3 9,25 53 19 48,25 258,613 16 48 82 82 1501
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Genel Ortalama 28,4 7,9 26,38 9,1 5,4 7,77 8,8 4,8 7,60 4,8 4,3 3,76 51,1 22,4 45,51 245,110
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49 936 GÜLHANIM KARAER 12C 32 8 30,00 14 6 12,50 7 10 4,50 2 0 2,00 55 24 49,00 257,750 17 49 83 83 1519

50 979 ELİF KAVİ 12D 35 5 33,75 10 9 7,75 7 8 5,00 4 6 2,50 56 28 49,00 257,703 4 50 84 84 1523

51 926 GAYE KÖKLÜ 12C 36 4 35,00 8 3 7,25 8 7 6,25 52 14 48,50 257,435 18 51 85 85 1533

52 970 FATMANUR ARDUÇ 12A 32 7 30,25 10 8 8,00 9 8 7,00 5 7 3,25 56 30 48,50 257,183 11 52 86 86 1538

53 955 BAHAR SEVİM 12C 36 4 35,00 14 6 12,50 5 14 1,50 55 24 49,00 256,380 19 53 87 87 1553

54 922 YAZEL ÇİL 12A 35 5 33,75 9 6 7,50 7 7 5,25 3 4 2,00 54 22 48,50 256,378 12 54 88 88 1554

55 941 RUMEYSA NİŞANCI 12A 32 7 30,25 10 5 8,75 9 10 6,50 5 10 2,50 56 32 48,00 255,508 13 55 89 89 1570

56 982 AYŞENUR KOSTİK 12C 33 5 31,75 12 8 10,00 6 0 6,00 51 13 47,75 255,050 20 56 90 90 1579

57 974 MERYM KOSDİK 12C 34 3 33,25 12 6 10,50 5 3 4,25 51 12 48,00 254,798 21 57 91 91 1583

58 892 MELİKE OĞURLU 12C 33 5 31,75 11 5 9,75 5 0 5,00 1 0 1,00 50 10 47,50 253,408 22 58 94 94 1621

59 953 BESTE ERYILMAZ 12C 34 5 32,75 12 7 10,25 6 6 4,50 52 18 47,50 253,358 23 59 95 95 1624

60 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 35 5 33,75 7 8 5,00 8 5 6,75 2 2 1,50 52 20 47,00 252,543 24 60 97 97 1645

61 916 BETÜL AKBAŞ 12C 36 2 35,50 8 4 7,00 6 6 4,50 50 12 47,00 251,615 25 61 98 98 1658

62 888 ZEYNEP GÜNER 12A 26 8 24,00 8 1 7,75 12 8 10,00 7 10 4,50 53 27 46,25 251,603 14 62 99 99 1660

63 903 MELİKE KARAKOYUN 12C 36 1 35,75 8 7 6,25 7 9 4,75 51 17 46,75 250,940 26 63 101 101 1682

64 898 ESMANUR TUNÇ 12A 34 6 32,50 7 6 5,50 4 3 3,25 9 11 6,25 54 26 47,50 250,920 15 64 102 102 1683

65 951 ŞÜHEDAKARAAL AN 12D 33 7 31,25 13 3 12,25 3 4 2,00 3 5 1,75 52 19 47,25 250,740 5 65 103 103 1687

66 908 NURDAN ERYILMAZ 12C 36 3 35,25 9 5 7,75 4 3 3,25 1 2 0,50 50 13 46,75 249,985 27 66 104 104 1700

67 978 NURGÜL AKAGÜNDÜZ 12C 33 6 31,50 11 7 9,25 6 5 4,75 1 1 0,75 51 19 46,25 249,338 28 67 105 105 1711

68 994 GİZEM KOMAN 12B 30 9 27,75 11 2 10,50 4 1 3,75 6 7 4,25 51 19 46,25 247,985 20 68 109 109 1748

69 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 28 4 27,00 11 3 10,25 5 2 4,50 5 3 4,25 49 12 46,00 247,640 16 69 112 112 1766

70 925 PINAR YAZICIOĞLU 12A 34 6 32,50 5 2 4,50 7 12 4,00 7 7 5,25 53 27 46,25 247,608 17 70 113 113 1767

71 933 HATİCE GÜMÜŞ 12D 31 9 28,75 13 3 12,25 4 0 4,00 1 1 0,75 49 13 45,75 247,450 6 71 114 114 1770

72 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 34 6 32,50 11 9 8,75 6 8 4,00 51 23 45,25 245,868 29 72 121 121 1818

73 950 ZEHRA AKYAR 12A 35 5 33,75 8 10 5,50 9 11 6,25 52 26 45,50 245,698 18 73 123 123 1824

74 960 HATİCE KURT 12B 23 9 20,75 3 3 2,25 17 2 16,50 5 6 3,50 48 20 43,00 245,253 21 74 124 124 1842

75 966 NESLİNUR ULUSOY 12C 34 6 32,50 12 5 10,75 3 8 1,00 2 3 1,25 51 22 45,50 244,640 30 75 126 126 1859

76 987 MELİKE İLİ 12C 34 4 33,00 11 8 9,00 6 10 3,50 0 3 -0,75 51 25 44,75 244,168 31 76 127 127 1875

77 986 İLKN URAKTÜRK 12C 32 6 30,50 15 1 14,75 47 7 45,25 243,728 32 77 128 128 1884

78 984 FUNDA KESEN 12C 37 3 36,25 10 8 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 12 45,00 243,268 33 78 129 129 1902

79 999 ZEHRA MEYDAN 12D 35 3 34,25 9 7 7,25 2 3 1,25 2 2 1,50 48 15 44,25 240,610 7 79 134 134 1984

80 928 HÜME    YOLCU 12A 30 10 27,50 11 12 8,00 8 1 7,75 49 23 43,25 239,768 19 80 135 135 2005

81 971 RUKİYE DEVELİ 12C 35 5 33,75 10 6 8,50 2 2 1,50 47 13 43,75 239,590 34 81 137 137 2009

82 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 32 5 30,75 9 6 7,50 4 4 3,00 2 0 2,00 47 15 43,25 238,415 35 82 139 139 2041

83 929 DİLAN KURTULMUŞ 12D 30 10 27,50 12 6 10,50 2 3 1,25 6 7 4,25 50 26 43,50 237,770 8 83 140 140 2067

84 958 AYŞEGÜL ERASLAN 12D 32 7 30,25 11 7 9,25 3 0 3,00 2 7 0,25 48 21 42,75 237,325 9 84 141 141 2078

85 942 ZUHAL ERKOVAN 12D 35 5 33,75 11 9 8,75 3 9 0,75 49 23 43,25 236,935 10 85 142 142 2085

86 983 KADER GÜÇLÜ 12D 33 7 31,25 11 8 9,00 1 6 -0,50 6 9 3,75 51 30 43,50 236,743 11 86 143 143 2092

87 890 BETÜL OKUMUŞ 12B 34 5 32,75 5 2 4,50 5 3 4,25 44 10 41,50 233,958 22 87 145 145 2173

88 957 ALEYNA BİRGÜL 12C 35 5 33,75 8 8 6,00 1 1 0,75 3 6 1,50 47 20 42,00 233,133 36 88 146 146 2205

89 949 AYŞENUR KALKAN 12A 22 2 21,50 1 2 0,50 11 1 10,75 8 3 7,25 42 8 40,00 231,315 20 89 148 148 2256

90 901 ZEHRA MERCAN 12A 33 2 32,50 4 11 1,25 9 5 7,75 46 18 41,50 229,420 21 90 150 150 2320

91 967 FATMANUR KARAOĞLU 12A 21 6 19,50 15 8 13,00 6 7 4,25 42 21 36,75 223,083 22 91 153 153 2494

92 962 KADRİYE GÜVELİ 12B 24 8 22,00 13 2 12,50 3 4 2,00 40 14 36,50 222,505 23 92 154 154 2514

93 976 RÜMEYSA BAYRAM 12D 30 10 27,50 9 9 6,75 3 2 2,50 2 5 0,75 44 26 37,50 220,190 12 93 159 159 2583

94 932 GİZEM SAKA 12B 30 8 28,00 10 6 8,50 3 13 -0,25 3 9 0,75 46 36 37,00 217,020 24 94 160 160 2684

95 985 SEVDANUR KORKMAZ 12A 11 5 9,75 5 1 4,75 9 5 7,75 7 7 5,25 32 18 27,50 190,658 23 95 169 169 3325
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