
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / MUBA DENEME SINAVLARI / MUBA Kurumsal-2 / MUBA TYT TG-2 27-12-2019
Bayburt - MERKEZ - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 993 - AHSEN ÇAPHAN 12 / A 30 9 27.75 10 7 8.25 22 9 19.75 14 4 13.00 76.00 29.00 68.75 329.167 423 3 3 1
2 0 - SİNEM KADAKAL 12 / B 34 6 32.50 12 2 11.50 13 5 11.75 10 4 9.00 69.00 17.00 64.75 315.833 564 4 4 2
3 897 - DİLARA KAYA 12 / B 29 5 27.75 8 3 7.25 20 5 18.75 10 8 8.00 67.00 21.00 61.75 305.833 683 6 6 3
4 334 - PINAR AKBABA 12 / A 31 4 30.00 9 2 8.50 15 4 14.00 8 7 6.25 63.00 17.00 58.75 295.833 812 9 9 4
5 923 - AYŞENUR TÜTÜNEKEN 12 / B 30 4 29.00 7 3 6.25 16 3 15.25 9 6 7.50 62.00 16.00 58.00 293.333 848 11 11 5
6 915 - GÜL YILDIRIM 12 / B 28 4 27.00 8 2 7.50 11 6 9.50 14 2 13.50 61.00 14.00 57.50 291.667 880 12 12 6
7 914 - NURDAN ÇALIŞKAN 12 / C 35 5 33.75 12 5 10.75 12 2 11.50 1 0 1.00 60.00 12.00 57.00 290.000 916 14 14 7
8 905 - ŞEYDA DURULMUŞ 12 / C 30 9 27.75 16 3 15.25 6 0 6.00 6 0 6.00 58.00 12.00 55.00 283.333 1042 18 18 8
9 956 - SUDE TOPCU 12 / B 34 3 33.25 9 1 8.75 8 3 7.25 6 4 5.00 57.00 11.00 54.25 280.833 1099 21 21 9

10 903 - MELİKE KARAKOYUN 12 / C 30 7 28.25 12 1 11.75 14 4 13.00 0 0 0.00 56.00 12.00 53.00 276.667 1180 26 26 10
11 912 - AYŞENUR BAYRAK 12 / B 28 11 25.25 9 1 8.75 11 5 9.75 10 5 8.75 58.00 22.00 52.50 275.000 1217 30 30 11
12 947 - EBRAR AKTÜRK 12 / B 30 6 28.50 10 1 9.75 10 6 8.50 6 5 4.75 56.00 18.00 51.50 271.667 1286 32 32 12
13 917 - BENNUR DELİBALTA 12 / B 25 12 22.00 5 3 4.25 15 9 12.75 13 5 11.75 58.00 29.00 50.75 269.167 1355 35 35 13
14 889 - SÜEDA ERDAŞ 12 / A 26 11 23.25 5 1 4.75 16 1 15.75 8 6 6.50 55.00 19.00 50.25 267.500 1420 38 38 14
15 890 - BETÜL OKUMUŞ 12 / B 31 4 30.00 0 0 0.00 9 4 8.00 13 4 12.00 53.00 12.00 50.00 266.667 1440 39 39 15
16 926 - N GAYE KÖKLÜ 12 / C 31 9 28.75 12 5 10.75 10 0 10.00 0 0 0.00 53.00 14.00 49.50 265.000 1491 42 42 16
17 896 - HİLAL MERCİMEK 12 / C 31 8 29.00 13 3 12.25 9 4 8.00 0 0 0.00 53.00 15.00 49.25 264.167 1513 45 45 17
18 940 - BEYZANUR ÇİKOT 12 / A 26 14 22.50 4 5 2.75 17 7 15.25 10 6 8.50 57.00 32.00 49.00 263.333 1532 46 46 18
19 907 - RUKİYE AKBAŞ 12 / C 30 9 27.75 15 4 14.00 8 3 7.25 0 0 0.00 53.00 16.00 49.00 263.333 1532 46 46 18
20 891 - RABİA DURSUN 12 / B 25 10 22.50 0 0 0.00 12 6 10.50 16 2 15.50 53.00 18.00 48.50 261.667 1564 48 48 20
21 938 - BERİVAN SAKA 12 / C 28 10 25.50 15 3 14.25 9 2 8.50 0 0 0.00 52.00 15.00 48.25 260.833 1589 49 49 21
22 908 - NURDAN ERYILMAZ 12 / C 33 7 31.25 12 5 10.75 6 1 5.75 0 0 0.00 51.00 13.00 47.75 259.167 1645 52 52 22
23 911 - ESRA ÇAHMUTOĞLU 12 / B 26 12 23.00 0 0 0.00 14 1 13.75 12 5 10.75 52.00 18.00 47.50 258.333 1666 54 54 23
24 949 - AYŞENUR KALKAN 12 / A 15 3 14.25 8 0 8.00 14 1 13.75 12 2 11.50 49.00 6.00 47.50 258.333 1666 54 54 23
25 952 - ŞEYDA AYTEMÜR 12 / A 25 7 23.25 11 3 10.25 7 3 6.25 8 2 7.50 51.00 15.00 47.25 257.500 1693 56 56 25
26 941 - ELİF KESKİN 12 / C 29 10 26.50 14 4 13.00 9 5 7.75 0 0 0.00 52.00 19.00 47.25 257.500 1693 56 56 25
27 899 - AYŞENUR AYAN 12 / B 28 6 26.50 9 1 8.75 5 2 4.50 8 2 7.50 50.00 11.00 47.25 257.500 1693 56 56 25
28 977 - NURSİMA AKBAŞ 12 / C 29 9 26.75 13 4 12.00 9 6 7.50 0 1 -0.25 51.00 20.00 46.00 253.333 1867 66 66 28
29 916 - BETÜL AKBAŞ 12 / C 27 8 25.00 11 3 10.25 11 5 9.75 0 0 0.00 49.00 16.00 45.00 250.000 1991 69 69 29
30 982 - AYŞENUR KOSTİK 12 / C 26 9 23.75 12 5 10.75 7 2 6.50 4 1 3.75 49.00 17.00 44.75 249.167 2030 71 71 30
31 957 - ALEYNA BİRGÜL 12 / C 32 8 30.00 13 7 11.25 3 6 1.50 3 5 1.75 51.00 26.00 44.50 248.333 2052 72 72 31
32 919 - BUSE IŞKIRIK 12 / D 33 5 31.75 8 6 6.50 6 2 5.50 1 1 0.75 48.00 14.00 44.50 248.333 2052 72 72 31
33 955 - BAHAR SEVİM 12 / C 33 7 31.25 9 9 6.75 6 2 5.50 1 1 0.75 49.00 19.00 44.25 247.500 2083 74 74 33
34 910 - GAMZE GÜRBÜZ 12 / A 22 4 21.00 11 1 10.75 7 2 6.50 8 8 6.00 48.00 15.00 44.25 247.500 2083 74 74 33
35 928 - HÜMEYRA YOLCU 12 / A 29 10 26.50 0 1 -0.25 9 10 6.50 12 5 10.75 50.00 26.00 43.50 245.000 2184 78 78 35
36 902 - RÜMEYSA GÜÇLÜ 12 / B 24 9 21.75 7 5 5.75 13 3 12.25 6 10 3.50 50.00 27.00 43.25 244.167 2212 80 80 36
37 945 - BÜŞRA ÖZTÜRK 12 / C 27 13 23.75 11 6 9.50 7 4 6.00 4 3 3.25 49.00 26.00 42.50 241.667 2315 82 82 37
38 921 - ZEYNEP DELİGÖZ 12 / B 26 10 23.50 7 6 5.50 4 4 3.00 12 7 10.25 49.00 27.00 42.25 240.833 2358 83 83 38
39 972 - KEVSER BÜYÜKDAĞ 12 / B 27 9 24.75 0 0 0.00 11 6 9.50 10 8 8.00 48.00 23.00 42.25 240.833 2358 83 83 38
40 927 - BEYZA NUR ÇELİK 12 / C 29 11 26.25 10 6 8.50 9 9 6.75 1 2 0.50 49.00 28.00 42.00 240.000 2397 86 86 40
41 933 - HATİCE GÜMÜŞ 12 / D 27 12 24.00 12 4 11.00 6 1 5.75 1 0 1.00 46.00 17.00 41.75 239.167 2437 87 87 41
42 965 - ZELİHA AKSOY 12 / C 32 7 30.25 9 5 7.75 5 8 3.00 0 0 0.00 46.00 20.00 41.00 236.667 2534 90 90 42
43 935 - SEDEF İLİK 12 / B 24 12 21.00 10 4 9.00 6 3 5.25 7 6 5.50 47.00 25.00 40.75 235.833 2573 91 91 43
44 969 - MERVE AYDINLI 12 / B 21 8 19.00 7 3 6.25 9 4 8.00 9 6 7.50 46.00 21.00 40.75 235.833 2573 91 91 43
45 974 - MERYEM KOSDİK 12 / C 25 11 22.25 12 5 10.75 8 1 7.75 0 0 0.00 45.00 17.00 40.75 235.833 2573 91 91 43
46 950 - ZEHRA AKYAR 12 / A 26 12 23.00 9 7 7.25 9 12 6.00 7 11 4.25 51.00 42.00 40.50 235.000 2609 95 95 46
47 953 - BESTE ERYILMAZ 12 / C 27 10 24.50 11 3 10.25 6 1 5.75 0 0 0.00 44.00 14.00 40.50 235.000 2609 95 95 46
48 959 - ELMAS KORKMAZ 12 / C 31 8 29.00 13 5 11.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 44.00 14.00 40.50 235.000 2609 95 95 46
49 909 - EDA AÇIKGÖZ 12 / D 28 12 25.00 10 7 8.25 5 3 4.25 4 5 2.75 47.00 27.00 40.25 234.167 2641 98 98 49
50 930 - DAMLA SARIKAN 12 / C 29 10 26.50 13 6 11.50 1 3 0.25 2 1 1.75 45.00 20.00 40.00 233.333 2680 99 99 50
51 958 - AYŞEGÜL ERASLAN 12 / D 24 14 20.50 12 5 10.75 4 4 3.00 6 3 5.25 46.00 26.00 39.50 231.667 2768 104 104 51
52 986 - İLKNUR AKTÜRK 12 / C 29 9 26.75 12 6 10.50 2 0 2.00 0 0 0.00 43.00 15.00 39.25 230.833 2804 105 105 52
53 920 - BÜŞRA NUR TEPİR 12 / B 21 7 19.25 6 2 5.50 9 3 8.25 7 3 6.25 43.00 15.00 39.25 230.833 2804 105 105 52
54 999 - ZEHRA MEYDAN 12 / D 28 8 26.00 10 5 8.75 5 5 3.75 0 0 0.00 43.00 18.00 38.50 228.333 2928 111 111 54
55 987 - MELİKE İLİ 12 / C 27 12 24.00 13 5 11.75 3 1 2.75 0 1 -0.25 43.00 19.00 38.25 227.500 2955 113 113 55
56 943 - RUMEYSA NİŞANCI 12 / A 24 14 20.50 10 5 8.75 7 7 5.25 6 9 3.75 47.00 35.00 38.25 227.500 2955 113 113 55
57 989 - GAMZE KACIR 12 / D 27 10 24.50 10 1 9.75 3 4 2.00 2 1 1.75 42.00 16.00 38.00 226.667 3001 117 117 57
58 893 - FEYZA NİŞANCI 12 / C 26 13 22.75 11 9 8.75 7 3 6.25 0 0 0.00 44.00 25.00 37.75 225.833 3039 118 118 58
59 984 - FUNDA KESEN 12 / C 27 10 24.50 10 4 9.00 2 0 2.00 2 1 1.75 41.00 15.00 37.25 224.167 3115 120 120 59
60 978 - NURGÜL AKAGÜNDÜZ 12 / C 26 11 23.25 12 6 10.50 4 2 3.50 0 0 0.00 42.00 19.00 37.25 224.167 3115 120 120 59
61 951 - ŞÜHEDA KARAASLAN 12 / D 28 10 25.50 9 9 6.75 0 1 -0.25 6 3 5.25 43.00 23.00 37.25 224.167 3115 120 120 59
62 932 - GİZEM SAKA 12 / B 22 10 19.50 12 4 11.00 7 6 5.50 3 11 0.25 44.00 31.00 36.25 220.833 3259 127 127 62
63 904 - MİNE AYGÜNOĞLU 12 / A 22 16 18.00 1 0 1.00 13 6 11.50 8 10 5.50 44.00 32.00 36.00 220.000 3302 128 128 63
64 960 - HATİCE KURT 12 / B 18 8 16.00 9 7 7.25 10 5 8.75 5 4 4.00 42.00 24.00 36.00 220.000 3302 128 128 63
65 0 - MERVENUR GÜLSEVER 12 / D 29 9 26.75 9 7 7.25 0 0 0.00 3 5 1.75 41.00 21.00 35.75 219.167 3338 132 132 65
66 944 - İREM UYSAL 12 / B 21 8 19.00 10 4 9.00 1 3 0.25 9 8 7.00 41.00 23.00 35.25 217.500 3432 135 135 66
67 981 - SEDANUR ŞİMŞEK 12 / C 25 14 21.50 10 3 9.25 6 6 4.50 0 0 0.00 41.00 23.00 35.25 217.500 3432 135 135 66
68 901 - ZEHRA MERCAN 12 / A 19 8 17.00 0 0 0.00 13 2 12.50 7 6 5.50 39.00 16.00 35.00 216.667 3477 138 138 68
69 988 - SİNEM AYDIN 12 / C 27 9 24.75 10 8 8.00 2 2 1.50 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 214.167 3582 139 139 69
70 990 - FEYZANUR OLTULU 12 / C 27 13 23.75 11 7 9.25 6 18 1.50 1 8 -1.00 45.00 46.00 33.50 211.667 3697 142 142 70
71 994 - GİZEM KOMAN 12 / B 19 16 15.00 8 1 7.75 5 3 4.25 8 7 6.25 40.00 27.00 33.25 210.833 3734 143 143 71
72 942 - ZUHAL ERKOVAN 12 / D 25 14 21.50 10 9 7.75 0 1 -0.25 5 5 3.75 40.00 29.00 32.75 209.167 3817 145 145 72
73 888 - ZEYNEP GÜN* 12 / A 19 12 16.00 1 3 0.25 10 8 8.00 10 8 8.00 40.00 31.00 32.25 207.500 3894 147 147 73
74 929 - DİLAN KURTULMUŞ 12 / D 27 10 24.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 15.00 32.25 207.500 3894 147 147 73
75 892 - MELİKE OĞURLU 12 / C 21 10 18.50 9 7 7.25 6 0 6.00 0 1 -0.25 36.00 18.00 31.50 205.000 4002 150 150 75
76 971 - ZEYNEP DEVELİ 12 / C 22 12 19.00 12 5 10.75 3 5 1.75 0 0 0.00 37.00 22.00 31.50 205.000 4002 150 150 75
77 962 - KADRİYE GÜVELİ 12 / A 20 13 16.75 7 3 6.25 4 3 3.25 6 6 4.50 37.00 25.00 30.75 202.500 4110 154 154 77
78 979 - ELİF KAVİ 12 / D 22 14 18.50 9 7 7.25 5 4 4.00 0 4 -1.00 36.00 29.00 28.75 195.833 4390 157 157 78
79 963 - BÜŞRA ÇEÇEN 12 / C 23 17 18.75 9 9 6.75 4 6 2.50 0 0 0.00 36.00 32.00 28.00 193.333 4489 159 159 79
80 898 - ESMANUR TUNÇ 12 / A 10 4 9.00 4 3 3.25 10 7 8.25 9 7 7.25 33.00 21.00 27.75 192.500 4519 161 161 80
81 925 - PINAR YAZICIOĞLU 12 / A 15 9 12.75 5 0 5.00 10 7 8.25 5 15 1.25 35.00 31.00 27.25 190.833 4584 162 162 81
82 964 - AÇELYA DEMİR 12 / A 17 9 14.75 6 2 5.50 3 1 2.75 4 1 3.75 30.00 13.00 26.75 189.167 4638 163 163 82
83 946 - ZEHRA AKCAN 12 / A 9 4 8.00 0 0 0.00 14 5 12.75 6 2 5.50 29.00 11.00 26.25 187.500 4698 164 164 83



84 985 - SEVDANUR KORKMAZ 12 / A 14 16 10.00 0 5 -1.25 8 8 6.00 4 5 2.75 26.00 34.00 17.50 158.333 5486 167 167 84
Genel 18.63 6.36 6.73 3.37 35.09 216.964 6808

İl 23.15 8.40 7.75 4.20 43.49 244.975 167
İlçe 23.15 8.40 7.75 4.20 43.49 244.975 167

Kurum 23.50 7.81 6.87 3.98 42.16 240.546 84
ORTALAMALAR KATILIMLAR


