
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-3 / 9 Deneme Sınavı-3 30-12-2019
Bayburt - MERKEZ - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 139 - HAYRUNNİSA BAŞ 9 / A 14 2 13.50 15 3 14.25 7 5 5.75 8 6 6.50 44.00 16.00 40.00 300.000 5 1 1 1
2 204 - MELTEM KOCABEY 9 / C 15 5 13.75 15 5 13.75 3 8 1.00 10 4 9.00 43.00 22.00 37.50 287.500 12 2 2 2
3 147 - YEMLİHAN GÜZEN 9 / B 14 6 12.50 13 6 11.50 4 4 3.00 11 5 9.75 42.00 21.00 36.75 283.750 13 3 3 3
4 19 - EBRAR TİRYAKİ 9 / C 12 1 11.75 12 0 12.00 6 6 4.50 8 3 7.25 38.00 10.00 35.50 277.500 16 4 4 4
5 174 - MERYEM FAKİOĞLU 9 / B 13 4 12.00 12 7 10.25 7 9 4.75 9 8 7.00 41.00 28.00 34.00 270.000 20 5 5 5
6 224 - ELİFCAN CEYLAN 9 / C 8 9 5.75 15 4 14.00 4 4 3.00 11 4 10.00 38.00 21.00 32.75 263.750 27 6 6 6
7 177 - NESLİHAN BOYACI 9 / B 14 4 13.00 12 4 11.00 4 5 2.75 7 4 6.00 37.00 17.00 32.75 263.750 27 6 6 6
8 146 - HAFZA ÇAKICI 9 / B 8 5 6.75 14 6 12.50 5 3 4.25 10 5 8.75 37.00 19.00 32.25 261.250 33 8 8 8
9 158 - AHSEN YILDIZ 9 / B 10 7 8.25 16 4 15.00 4 4 3.00 7 8 5.00 37.00 23.00 31.25 256.250 38 9 9 9

10 127 - ELİF BATMA Z 9 / A 15 4 14.00 13 6 11.50 1 2 0.50 7 7 5.25 36.00 19.00 31.25 256.250 38 9 9 9
11 171 - PINAR HAŞLAK 9 / B 11 8 9.00 11 8 9.00 8 4 7.00 7 3 6.25 37.00 23.00 31.25 256.250 38 9 9 9
12 111 - İKRANUR BELİK 9 / A 13 4 12.00 11 4 10.00 5 9 2.75 7 7 5.25 36.00 24.00 30.00 250.000 49 12 12 12
13 190 - ŞEVVAL ÇİKOT 9 / C 13 4 12.00 7 5 5.75 5 3 4.25 8 2 7.50 33.00 14.00 29.50 247.500 55 13 13 13
14 191 - SEVAL SAKA 9 / C 11 5 9.75 14 4 13.00 4 5 2.75 6 8 4.00 35.00 22.00 29.50 247.500 55 13 13 13
15 337 - MERYEM KOÇ 9 / C 10 6 8.50 12 6 10.50 6 6 4.50 8 8 6.00 36.00 26.00 29.50 247.500 55 13 13 13
16 330 - 9 / C 13 5 11.75 11 8 9.00 5 3 4.25 7 11 4.25 36.00 27.00 29.25 246.250 58 16 16 16
17 109 - ZEYNEP ORUÇ 9 / A 10 7 8.25 13 5 11.75 5 8 3.00 7 7 5.25 35.00 27.00 28.25 241.250 68 17 17 17
18 131 - SUDEN DAŞTAN 9 / A 11 8 9.00 11 6 9.50 8 2 7.50 5 13 1.75 35.00 29.00 27.75 238.750 70 18 18 18
19 142 - SILANUR DURSUN 9 / B 10 6 8.50 11 6 9.50 4 3 3.25 6 1 5.75 31.00 16.00 27.00 235.000 82 19 19 19
20 126 - SEMANUR GÜLEN 9 / A 14 4 13.00 8 5 6.75 4 5 2.75 6 7 4.25 32.00 21.00 26.75 233.750 84 20 20 20
21 136 - SILA ÇELİK 9 / A 12 5 10.75 9 7 7.25 4 4 3.00 7 6 5.50 32.00 22.00 26.50 232.500 90 21 21 21
22 173 - NUREFŞAN SERRA HAN 9 / B 9 6 7.50 13 1 12.75 4 6 2.50 5 5 3.75 31.00 18.00 26.50 232.500 90 21 21 21
23 123 - MERVE KOÇYİĞİT 9 / A 12 5 10.75 10 4 9.00 1 3 0.25 7 4 6.00 30.00 16.00 26.00 230.000 95 23 23 23
24 169 - ZÜBEYDE BALABAN 9 / B 9 7 7.25 10 7 8.25 5 4 4.00 7 4 6.00 31.00 22.00 25.50 227.500 104 24 24 24
25 186 - HANİFE KULP 9 / B 8 6 6.50 11 7 9.25 6 5 4.75 6 7 4.25 31.00 25.00 24.75 223.750 115 25 25 25
26 188 - NERMİN GÜVELİ 9 / C 8 9 5.75 9 8 7.00 6 2 5.50 8 7 6.25 31.00 26.00 24.50 222.500 122 26 26 26
27 113 - TUSE TURAN 9 / A 11 9 8.75 10 10 7.50 5 3 4.25 6 8 4.00 32.00 30.00 24.50 222.500 122 26 26 26
28 140 - SÜMEYYE DOĞAN 9 / A 13 5 11.75 10 5 8.75 2 7 0.25 5 5 3.75 30.00 22.00 24.50 222.500 122 26 26 26
29 211 - RABİA AKTAŞ 9 / A 10 10 7.50 10 8 8.00 5 5 3.75 6 8 4.00 31.00 31.00 23.25 216.250 145 29 29 29
30 192 - GAMZE TAŞ 9 / C 8 7 6.25 12 6 10.50 2 4 1.00 7 6 5.50 29.00 23.00 23.25 216.250 145 29 29 29
31 333 - NİS*UR KILIÇ 9 / B 9 5 7.75 10 7 8.25 2 3 1.25 7 6 5.50 28.00 21.00 22.75 213.750 158 31 31 31
32 130 - BERRA BÜLÜÇ 9 / C 9 6 7.50 12 7 10.25 4 5 2.75 4 7 2.25 29.00 25.00 22.75 213.750 158 31 31 31
33 332 - SERAY RABİA İNCİ 9 / C 9 8 7.00 12 8 10.00 4 3 3.25 4 7 2.25 29.00 26.00 22.50 212.500 163 33 33 33
34 138 - SILA ÖZTÜRK 9 / A 11 6 9.50 11 8 9.00 4 8 2.00 4 9 1.75 30.00 31.00 22.25 211.250 169 34 34 34
35 163 - ZEYNEP YAZICIOĞLU 9 / B 9 9 6.75 14 5 12.75 2 5 0.75 4 8 2.00 29.00 27.00 22.25 211.250 169 34 34 34
36 170 - ESMANUR ERDOĞAN 9 / C 10 4 9.00 11 8 9.00 4 5 2.75 4 10 1.50 29.00 27.00 22.25 211.250 169 34 34 34
37 175 - NİSANUR OKUMUŞ 9 / B 9 7 7.25 12 8 10.00 3 11 0.25 7 10 4.50 31.00 36.00 22.00 210.000 179 37 37 37
38 159 - SALİHA KARAKAŞOĞLU 9 / B 13 5 11.75 9 11 6.25 2 10 -0.50 7 10 4.50 31.00 36.00 22.00 210.000 179 37 37 37
39 328 - SUDENAZ ÇELİKAY 9 / C 9 10 6.50 11 9 8.75 0 8 -2.00 10 6 8.50 30.00 33.00 21.75 208.750 199 39 39 39
40 154 - TÜLİN SAKA 9 / B 7 7 5.25 12 6 10.50 5 5 3.75 4 8 2.00 28.00 26.00 21.50 207.500 208 40 40 40
41 329 - ALİYE SARIDOĞAN 9 / C 9 6 7.50 13 6 11.50 2 6 0.50 4 8 2.00 28.00 26.00 21.50 207.500 208 40 40 40
42 209 - YAREN ÇİNOÇEVİ 9 / C 6 6 4.50 13 3 12.25 4 5 2.75 4 9 1.75 27.00 23.00 21.25 206.250 215 42 42 42
43 160 - İLAYDA ÇOBAN 9 / B 9 8 7.00 11 7 9.25 5 6 3.50 4 11 1.25 29.00 32.00 21.00 205.000 218 43 43 43
44 129 - NİDANUR OSMANOĞLU 9 / A 6 10 3.50 14 0 14.00 3 4 2.00 3 8 1.00 26.00 22.00 20.50 202.500 232 44 44 44
45 184 - GAM E DU AN 9 / C 7 11 4.25 10 8 8.00 6 6 4.50 6 10 3.50 29.00 35.00 20.25 201.250 239 45 45 45
46 145 - ELİF SUDE KARAHAN 9 / B 10 7 8.25 12 7 10.25 2 4 1.00 3 10 0.50 27.00 28.00 20.00 200.000 244 46 46 46
47 331 - TUBA SAKA 9 / C 7 10 4.50 12 6 10.50 3 4 2.00 5 9 2.75 27.00 29.00 19.75 198.750 261 47 47 47
48 115 - ELİF ESRA ÇOBAN 9 / A 9 9 6.75 13 6 11.50 3 8 1.00 1 5 -0.25 26.00 28.00 19.00 195.000 279 48 48 48
49 214 - ESMA BAYRAK 9 / B 7 10 4.50 8 8 6.00 4 7 2.25 8 7 6.25 27.00 32.00 19.00 195.000 279 48 48 48
50 134 - SUDE KAYMAK 9 / A 7 11 4.25 9 9 6.75 4 6 2.50 7 7 5.25 27.00 33.00 18.75 193.750 294 50 50 50
51 104 - ESENAY EFE 9 / A 10 6 8.50 10 8 8.00 1 4 0.00 4 7 2.25 25.00 25.00 18.75 193.750 294 50 50 50
52 338 - RÜMEYSA BİLGİN 9 / A 9 9 6.75 11 8 9.00 5 9 2.75 4 15 0.25 29.00 41.00 18.75 193.750 294 50 50 50
53 141 - HAYRUNNİSA ÖRDEK 9 / A 10 7 8.25 12 6 10.50 2 4 1.00 2 13 -1.25 26.00 30.00 18.50 192.500 303 53 53 53
54 149 - ESMANUR YILDIZHAN 9 / B 7 10 4.50 10 8 8.00 2 7 0.25 8 9 5.75 27.00 34.00 18.50 192.500 303 53 53 53
55 44 - İREM NUR KOÇER 9 / A 7 10 4.50 15 3 14.25 1 6 -0.50 2 7 0.25 25.00 26.00 18.50 192.500 303 53 53 53
56 122 - ELİF ÇİÇEK 9 / A 6 11 3.25 11 6 9.50 2 3 1.25 5 3 4.25 24.00 23.00 18.25 191.250 312 56 56 56
57 180 - ZEYNEP CENGİZ 9 / C 8 9 5.75 12 8 10.00 1 9 -1.25 6 10 3.50 27.00 36.00 18.00 190.000 319 57 57 57
58 8 - NUR MİD LLİ 9 / A 7 10 4.50 11 7 9.25 2 7 0.25 6 9 3.75 26.00 33.00 17.75 188.750 330 58 58 58
59 116 - SEDANUR GÜÇLÜ 9 / A 9 9 6.75 9 8 7.00 4 13 0.75 6 11 3.25 28.00 41.00 17.75 188.750 330 58 58 58
60 119 - MELİSA AKAGÜNDÜZ 9 / A 9 9 6.75 11 6 9.50 1 8 -1.00 5 12 2.00 26.00 35.00 17.25 186.250 340 60 60 60
61 157 - HATİCE SOĞANCI 9 / B 10 8 8.00 9 7 7.25 2 10 -0.50 5 10 2.50 26.00 35.00 17.25 186.250 340 60 60 60
62 48 - 9 / B 7 11 4.25 15 5 13.75 2 18 -2.50 5 14 1.50 29.00 48.00 17.00 185.000 350 62 62 62
63 128 - ZEHRA KARAOĞLU 9 / A 7 11 4.25 8 7 6.25 4 0 4.00 3 5 1.75 22.00 23.00 16.25 181.250 383 63 63 63
64 179 - NEFİZE KAYA 9 / C 10 7 8.25 7 12 4.00 4 5 2.75 3 10 0.50 24.00 34.00 15.50 177.500 406 64 64 64
65 336 - SEMA CEYLAN 9 / C 7 11 4.25 11 8 9.00 2 6 0.50 4 11 1.25 24.00 36.00 15.00 175.000 417 65 65 65
66 143 - YÜSRA KAYMAK 9 / B 8 7 6.25 5 11 2.25 4 7 2.25 6 7 4.25 23.00 32.00 15.00 175.000 417 65 65 65
67 178 - HAFİZE KAYA 9 / C 4 11 1.25 10 6 8.50 2 9 -0.25 7 9 4.75 23.00 35.00 14.25 171.250 438 67 67 67
68 203 - ESMA BAŞKURT 9 / C 5 10 2.50 10 10 7.50 1 3 0.25 5 4 4.00 21.00 27.00 14.25 171.250 438 67 67 67
69 201 - ŞÜHEDA YOLCU 9 / C 5 5 3.75 6 0 6.00 3 6 1.50 4 5 2.75 18.00 16.00 14.00 170.000 450 69 69 69
70 132 - SILA ALTINAY 9 / A 8 10 5.50 8 7 6.25 3 7 1.25 3 9 0.75 22.00 33.00 13.75 168.750 466 70 70 70
71 124 - AYDAN CANARSLAN 9 / A 9 6 7.50 8 5 6.75 0 2 -0.50 1 7 -0.75 18.00 20.00 13.00 165.000 492 71 71 71
72 107 - ZEYNEP ÖZELER 9 / A 7 10 4.50 8 7 6.25 1 7 -0.75 5 9 2.75 21.00 33.00 12.75 163.750 500 72 72 72
73 110 - NAZAR HANECİOĞLU 9 / A 6 13 2.75 8 10 5.50 3 7 1.25 5 7 3.25 22.00 37.00 12.75 163.750 500 72 72 72
74 205 - ÖZLEM NUR TERZİ 9 / C 8 7 6.25 8 9 5.75 0 7 -1.75 4 9 1.75 20.00 32.00 12.00 160.000 512 74 74 74
75 172 - HATİCE NİŞANCI 9 / B 7 10 4.50 9 6 7.50 1 11 -1.75 4 9 1.75 21.00 36.00 12.00 160.000 512 74 74 74
76 176 - ALEY A AYDIN 9 / B 5 11 2.25 9 10 6.50 4 5 2.75 3 10 0.50 21.00 36.00 12.00 160.000 512 74 74 74
77 0 - HACER SILIK 9 / A 7 8 5.00 5 12 2.00 5 5 3.75 4 12 1.00 21.00 37.00 11.75 158.750 532 77 77 77
78 164 - ESRA KORKMAZ 9 / B 4 12 1.00 9 11 6.25 3 8 1.00 5 9 2.75 21.00 40.00 11.00 155.000 555 78 78 78
79 156 - YAĞMUR YILDIZ 9 / B 7 12 4.00 8 12 5.00 3 5 1.75 4 15 0.25 22.00 44.00 11.00 155.000 555 78 78 78
80 150 - ESMANUR ARSLAN 9 / B 5 10 2.50 9 6 7.50 2 6 0.50 3 10 0.50 19.00 32.00 11.00 155.000 555 78 78 78
81 339 - NURSE MATÜTÜNE KE N 9 / A 4 15 0.25 9 6 7.50 2 9 -0.25 5 8 3.00 20.00 38.00 10.50 152.500 582 81 81 81
82 335 - EBRU HACIOĞLU 9 / A 5 13 1.75 6 14 2.50 6 7 4.25 5 13 1.75 22.00 47.00 10.25 151.250 585 82 82 82
83 340 - SILANUR ÇELİK 9 / B 6 9 3.75 7 9 4.75 2 7 0.25 3 7 1.25 18.00 32.00 10.00 150.000 589 83 83 83
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84 212 - FEYZANUR AYDIN 9 / A 4 13 0.75 10 9 7.75 4 9 1.75 3 14 -0.50 21.00 45.00 9.75 148.750 604 84 84 84
85 162 - İREM POLAT 9 / B 9 10 6.50 6 12 3.00 3 4 2.00 2 17 -2.25 20.00 43.00 9.25 146.250 609 85 85 85
86 137 - HASİBE COCİ 9 / A 4 13 0.75 8 9 5.75 2 4 1.00 2 10 -0.50 16.00 36.00 7.00 135.000 664 86 86 86
87 118 - CANSU SARAL 9 / A 3 15 -0.75 9 11 6.25 1 11 -1.75 6 13 2.75 19.00 50.00 6.50 132.500 677 87 87 87
88 152 - MERYEM BOZDAĞ 9 / B 6 10 3.50 4 15 0.25 2 8 0.00 5 9 2.75 17.00 42.00 6.50 132.500 677 87 87 87
89 200 - NİSANUR TAŞTAN 9 / C 5 10 2.50 6 13 2.75 5 2 4.50 0 14 -3.50 16.00 39.00 6.25 131.250 682 89 89 89

Genel 6.51 8.24 1.75 2.32 18.82 177.739 814
İl 6.70 8.64 1.92 3.36 20.61 203.062 89

İlçe 6.70 8.64 1.92 3.36 20.61 203.062 89
Kurum 6.70 8.64 1.92 3.36 20.61 203.062 89

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-3 / 10 Deneme Sınavı-3 30-12-2019
Bayburt - MERKEZ - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 13 - RUMEYSA BAYHAN 10 / B 17 3 16.25 10 5 8.75 7 4 6.00 11 5 9.75 45.00 17.00 40.75 303.750 5 1 1 1
2 1 - NURGÜL COŞKUN 10 / A 17 2 16.50 9 7 7.25 6 2 5.50 10 3 9.25 42.00 14.00 38.50 292.500 10 2 2 2
3 35 - 10 / A 19 1 18.75 12 6 10.50 5 9 2.75 6 11 3.25 42.00 27.00 35.25 276.250 13 3 3 3
4 41 - NEVİN TÜRKOĞLU 10 / C 17 3 16.25 14 6 12.50 6 14 2.50 7 13 3.75 44.00 36.00 35.00 275.000 15 4 4 4
5 3 - CANSU BAYTEMÜR 10 / C 14 5 12.75 11 6 9.50 6 5 4.75 9 7 7.25 40.00 23.00 34.25 271.250 16 5 5 5
6 27 - MERVE TOPAL 10 / A 18 2 17.50 4 3 3.25 3 1 2.75 8 3 7.25 33.00 9.00 30.75 253.750 29 6 6 6
7 7 - NESRİN KILIÇ 10 / A 15 4 14.00 3 11 0.25 6 3 5.25 10 4 9.00 34.00 22.00 28.50 242.500 41 7 7 7
8 12 - PINAR BULUT 10 / C 16 3 15.25 5 7 3.25 5 9 2.75 9 9 6.75 35.00 28.00 28.00 240.000 44 8 8 8
9 29 - CANSU KARDAŞ 10 / C 13 6 11.50 8 12 5.00 7 11 4.25 9 11 6.25 37.00 40.00 27.00 235.000 56 9 9 9

10 304 - TÜLİN AKBAŞ 10 / C 11 8 9.00 8 6 6.50 5 8 3.00 8 6 6.50 32.00 28.00 25.00 225.000 76 10 10 10
11 314 - ELİF ÇİL 10 / D 15 3 14.25 7 9 4.75 4 5 2.75 6 11 3.25 32.00 28.00 25.00 225.000 76 10 10 10
12 49 - AZRA ZEYNEP KALKAN 10 / B 14 4 13.00 10 8 8.00 3 10 0.50 5 8 3.00 32.00 30.00 24.50 222.500 89 12 12 12
13 99 - MÜNTEHA AÇIKGÖZ 10 / D 10 7 8.25 9 4 8.00 3 3 2.25 7 5 5.75 29.00 19.00 24.25 221.250 92 13 13 13
14 42 - NURGÜL KILIÇ 10 / D 13 5 11.75 10 9 7.75 5 8 3.00 4 9 1.75 32.00 31.00 24.25 221.250 92 13 13 13
15 11 - ŞEVVAL IRMAK 10 / A 11 9 8.75 10 10 7.50 6 14 2.50 8 12 5.00 35.00 45.00 23.75 218.750 97 15 15 15
16 32 - DAMLA NUR OZULU 10 / B 14 5 12.75 10 8 8.00 1 7 -0.75 4 5 2.75 29.00 25.00 22.75 213.750 109 16 16 16
17 4 - ASLIHAN ÇAKIR 10 / D 12 5 10.75 5 7 3.25 4 8 2.00 8 6 6.50 29.00 26.00 22.50 212.500 112 17 17 17
18 100 - SÜMEYYE TURAN 10 / A 12 6 10.50 8 8 6.00 3 7 1.25 6 6 4.50 29.00 27.00 22.25 211.250 115 18 18 18
19 28 - BİLGİ TURAN 10 / B 9 7 7.25 10 6 8.50 4 5 2.75 6 9 3.75 29.00 27.00 22.25 211.250 115 18 18 18
20 96 - FATMA AYDIN 10 / A 11 8 9.00 11 8 9.00 2 6 0.50 5 6 3.50 29.00 28.00 22.00 210.000 121 20 20 20
21 24 - HATİCE YAVAŞÇAY 10 / B 11 6 9.50 7 11 4.25 3 4 2.00 8 8 6.00 29.00 29.00 21.75 208.750 129 21 21 21
22 30 - HÜDA BAYTEMÜR 10 / A 12 7 10.25 6 6 4.50 3 3 2.25 6 7 4.25 27.00 23.00 21.25 206.250 138 22 22 22
23 86 - SUDENUR YETİŞEN 10 / C 11 5 9.75 9 4 8.00 2 7 0.25 4 3 3.25 26.00 19.00 21.25 206.250 138 22 22 22
24 83 - C BİRCE KİŞİ 10 / D 11 5 9.75 7 9 4.75 4 6 2.50 6 7 4.25 28.00 27.00 21.25 206.250 138 22 22 22
25 324 - NAZAR ÇİKOT 10 / A 13 5 11.75 7 7 5.25 3 5 1.75 5 10 2.50 28.00 27.00 21.25 206.250 138 22 22 22
26 102 - LALE BUSEM KABAN 10 / A 12 4 11.00 3 5 1.75 7 3 6.25 3 4 2.00 25.00 16.00 21.00 205.000 143 26 26 26
27 17 - SİNEM TOSUN 10 / A 13 5 11.75 7 11 4.25 3 4 2.00 5 8 3.00 28.00 28.00 21.00 205.000 143 26 26 26
28 84 - ZERDA ŞEN 10 / A 13 2 12.50 6 6 4.50 1 6 -0.50 5 3 4.25 25.00 17.00 20.75 203.750 153 28 28 28
29 65 - ESEN İPEK 10 / D 12 4 11.00 3 4 2.00 4 5 2.75 6 4 5.00 25.00 17.00 20.75 203.750 153 28 28 28
30 165 - ZUHAL AKGÜNER 10 / D 15 4 14.00 8 10 5.50 3 9 0.75 3 10 0.50 29.00 33.00 20.75 203.750 153 28 28 28
31 88 - SEVAL KESKİN 10 / A 13 2 12.50 5 11 2.25 3 6 1.50 6 6 4.50 27.00 25.00 20.75 203.750 153 28 28 28
32 48 - NURDAN KURT 10 / A 11 8 9.00 5 14 1.50 5 3 4.25 7 5 5.75 28.00 30.00 20.50 202.500 158 32 32 32
33 63 - AKSANUR GÖZÜAÇIK 10 / C 12 5 10.75 6 9 3.75 1 2 0.50 6 4 5.00 25.00 20.00 20.00 200.000 163 33 33 33
34 20 - SEDANUR TEMEL 10 / C 14 6 12.50 4 7 2.25 5 4 4.00 3 7 1.25 26.00 24.00 20.00 200.000 163 33 33 33
35 327 - AYŞENUR D*MUŞ 10 / B 11 6 9.50 8 8 6.00 2 9 -0.25 7 10 4.50 28.00 33.00 19.75 198.750 173 35 35 35
36 72 - NİSANUR ÇİNAR 10 / C 12 6 10.50 9 8 7.00 4 8 2.00 2 8 0.00 27.00 30.00 19.50 197.500 177 36 36 36
37 318 - MÜSEMMA ATANER 10 / D 11 6 9.50 9 11 6.25 4 4 3.00 3 9 0.75 27.00 30.00 19.50 197.500 177 36 36 36
38 31 - SELİN KIRALİ 10 / D 11 7 9.25 8 8 6.00 3 5 1.75 4 7 2.25 26.00 27.00 19.25 196.250 183 38 38 38
39 301 - NİDANUR DELİOĞLU 10 / A 10 2 9.50 4 6 2.50 2 5 0.75 8 7 6.25 24.00 20.00 19.00 195.000 187 39 39 39
40 67 - ENNUR VARDAR 10 / B 11 9 8.75 12 8 10.00 2 7 0.25 3 12 0.00 28.00 36.00 19.00 195.000 187 39 39 39
41 38 - CEREN BÜYÜKDAĞ 10 / D 12 8 10.00 7 11 4.25 1 10 -1.50 7 6 5.50 27.00 35.00 18.25 191.250 204 41 41 41
42 2 - MELİSA DURSUN 10 / B 10 6 8.50 4 7 2.25 2 5 0.75 8 6 6.50 24.00 24.00 18.00 190.000 210 42 42 42
43 300 - KÜBRA AKDAĞ 10 / B 8 10 5.50 10 9 7.75 2 5 0.75 6 8 4.00 26.00 32.00 18.00 190.000 210 42 42 42
44 91 - SEDANUR TUTAL 10 / D 12 7 10.25 7 8 5.00 2 2 1.50 2 4 1.00 23.00 21.00 17.75 188.750 219 44 44 44
45 60 - ESRANUR KARAMAN 10 / A 11 7 9.25 8 9 5.75 4 10 1.50 4 11 1.25 27.00 37.00 17.75 188.750 219 44 44 44
46 36 - KADER TAŞTAN 10 / B 10 6 8.50 6 7 4.25 3 8 1.00 6 8 4.00 25.00 29.00 17.75 188.750 219 44 44 44
47 23 - SUEDA ERKOVAN 10 / A 10 6 8.50 8 5 6.75 0 6 -1.50 5 5 3.75 23.00 22.00 17.50 187.500 227 47 47 47
48 77 - TUĞÇENUR YILDIZHAN 10 / C 8 8 6.00 7 9 4.75 2 9 -0.25 9 8 7.00 26.00 34.00 17.50 187.500 227 47 47 47
49 56 - FATMA KALDIRIM 10 / A 10 6 8.50 6 11 3.25 6 11 3.25 5 10 2.50 27.00 38.00 17.50 187.500 227 47 47 47
50 66 - ESMA CANARSLAN 10 / A 15 4 14.00 6 12 3.00 2 7 0.25 2 8 0.00 25.00 31.00 17.25 186.250 233 50 50 50
51 21 - BÜŞRA YENİTÜRK 10 / D 11 4 10.00 7 5 5.75 1 3 0.25 2 3 1.25 21.00 15.00 17.25 186.250 233 50 50 50
52 326 - ARZU SENA TURANOĞLU 10 / A 14 4 13.00 6 10 3.50 0 0 0.00 2 5 0.75 22.00 19.00 17.25 186.250 233 50 50 50
53 68 - GÜLHAN ARI 10 / A 9 7 7.25 7 6 5.50 3 1 2.75 4 11 1.25 23.00 25.00 16.75 183.750 249 53 53 53
54 341 - NAZLICAN ARASLI 10 / B 10 9 7.75 6 13 2.75 1 4 0.00 8 8 6.00 25.00 34.00 16.50 182.500 254 54 54 54
55 55 - SEMANUR MERCAN 10 / D 11 9 8.75 5 7 3.25 2 5 0.75 5 5 3.75 23.00 26.00 16.50 182.500 254 54 54 54
56 47 - ÖZGE ÖZER 10 / D 11 1 10.75 5 5 3.75 1 2 0.50 2 3 1.25 19.00 11.00 16.25 181.250 261 56 56 56
57 305 - ESRA GİRGİN 10 / C 12 6 10.50 6 10 3.50 1 8 -1.00 5 7 3.25 24.00 31.00 16.25 181.250 261 56 56 56
58 62 - NİSANUR KALAYCI 10 / B 11 9 8.75 9 11 6.25 2 18 -2.50 7 13 3.75 29.00 51.00 16.25 181.250 261 56 56 56
59 15 - HÜDANUR KÖSE 10 / A 11 4 10.00 7 8 5.00 1 12 -2.00 5 8 3.00 24.00 32.00 16.00 180.000 266 59 59 59
60 92 - SEHER KARADENİZ 10 / D 12 7 10.25 7 12 4.00 4 13 0.75 4 12 1.00 27.00 44.00 16.00 180.000 266 59 59 59
61 37 - AZRA BETÜL DİNÇER 10 / C 9 5 7.75 6 11 3.25 2 4 1.00 6 8 4.00 23.00 28.00 16.00 180.000 266 59 59 59
62 80 - FADİME KURT 10 / B 13 5 11.75 6 12 3.00 0 0 0.00 1 0 1.00 20.00 17.00 15.75 178.750 277 62 62 62
63 343 - DERYA DEMİR 10 / B 8 8 6.00 7 11 4.25 4 9 1.75 6 9 3.75 25.00 37.00 15.75 178.750 277 62 62 62
64 6 - FATMA KOLOĞLU 10 / B 12 3 11.25 5 8 3.00 2 5 0.75 2 5 0.75 21.00 21.00 15.75 178.750 277 62 62 62
65 54 - TUĞÇE BİLGİÇ 10 / C 10 9 7.75 10 7 8.25 1 2 0.50 1 8 -1.00 22.00 26.00 15.50 177.500 283 65 65 65
66 74 - SEMANE SEYED 10 / D 13 5 11.75 6 8 4.00 0 8 -2.00 4 10 1.50 23.00 31.00 15.25 176.250 287 66 66 66
67 98 - SELİN ATEŞ 10 / C 13 7 11.25 6 14 2.50 3 6 1.50 3 13 -0.25 25.00 40.00 15.00 175.000 291 67 67 67
68 93 - GÜZİDE KURT 10 / B 14 6 12.50 3 17 -1.25 2 13 -1.25 8 12 5.00 27.00 48.00 15.00 175.000 291 67 67 67
69 39 - ELİF AKGÜN 10 / B 6 10 3.50 10 8 8.00 2 10 -0.50 6 9 3.75 24.00 37.00 14.75 173.750 306 69 69 69
70 40 - DAMLA CÜLFE 10 / A 10 8 8.00 5 5 3.75 3 3 2.25 1 1 0.75 19.00 17.00 14.75 173.750 306 69 69 69
71 307 - CEYDA TOPYAY 10 / C 13 6 11.50 4 14 0.50 3 5 1.75 2 5 0.75 22.00 30.00 14.50 172.500 310 71 71 71
72 79 - ÜMMÜHAN DURSUN 10 / A 8 9 5.75 9 7 7.25 2 11 -0.75 5 12 2.00 24.00 39.00 14.25 171.250 315 72 72 72
73 309 - ZEYNEP NUR ONUR 10 / B 7 8 5.00 5 8 3.00 3 4 2.00 6 7 4.25 21.00 27.00 14.25 171.250 315 72 72 72
74 310 - DAMLANUR KOMAT 10 / B 10 8 8.00 7 11 4.25 2 5 0.75 3 7 1.25 22.00 31.00 14.25 171.250 315 72 72 72
75 82 - FATMA KACIR 10 / C 8 9 5.75 11 8 9.00 1 6 -0.50 2 9 -0.25 22.00 32.00 14.00 170.000 321 75 75 75
76 34 - CEMRE GÜÇÜKLÜOĞLU 10 / D 11 6 9.50 7 11 4.25 1 6 -0.50 3 9 0.75 22.00 32.00 14.00 170.000 321 75 75 75
77 117 - SELDA ERASLAN 10 / C 10 10 7.50 9 11 6.25 2 13 -1.25 5 14 1.50 26.00 48.00 14.00 170.000 321 75 75 75
78 50 - İREM KÖSE 10 / C 10 4 9.00 6 6 4.50 0 9 -2.25 5 9 2.75 21.00 28.00 14.00 170.000 321 75 75 75
79 302 - RABİA ÇELİK 10 / A 9 10 6.50 6 12 3.00 3 9 0.75 6 9 3.75 24.00 40.00 14.00 170.000 321 75 75 75
80 78 - FATMANUR GÜL 10 / D 8 9 5.75 6 12 3.00 2 10 -0.50 8 9 5.75 24.00 40.00 14.00 170.000 321 75 75 75
81 69 - SEMANUR ZİYPAK 10 / D 13 6 11.50 6 13 2.75 1 14 -2.50 5 11 2.25 25.00 44.00 14.00 170.000 321 75 75 75
82 60 - ESRA YILDIZOĞLU 10 / D 10 4 9.00 3 3 2.25 1 4 0.00 3 3 2.25 17.00 14.00 13.50 167.500 341 82 82 82
83 95 - İKRA ILIKÇI 10 / D 10 3 9.25 5 5 3.75 1 5 -0.25 2 5 0.75 18.00 18.00 13.50 167.500 341 82 82 82



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-3 / 10 Deneme Sınavı-3 30-12-2019
Bayburt - MERKEZ - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
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TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

84 58 - HATİCE ALBENİ 10 / B 12 5 10.75 6 12 3.00 3 10 0.50 2 11 -0.75 23.00 38.00 13.50 167.500 341 82 82 82
85 46 - İLAYDA TOPSAKAL 10 / B 7 8 5.00 7 9 4.75 3 4 2.00 3 6 1.50 20.00 27.00 13.25 166.250 347 85 85 85
86 16 - ASUDE ÇELİK 10 / B 6 13 2.75 4 16 0.00 5 13 1.75 10 5 8.75 25.00 47.00 13.25 166.250 347 85 85 85
87 312 - ELİF AÇIKGÖZ 10 / D 8 4 7.00 3 5 1.75 5 8 3.00 3 9 0.75 19.00 26.00 12.50 162.500 361 87 87 87
88 9 - MEHBUP TAŞTAN 10 / C 8 5 6.75 5 6 3.50 3 7 1.25 2 9 -0.25 18.00 27.00 11.25 156.250 390 88 88 88
89 313 - SEVCAN ASLAN 10 / C 7 10 4.50 5 13 1.75 4 9 1.75 6 11 3.25 22.00 43.00 11.25 156.250 390 88 88 88
90 10 - HACER ÇELİK 10 / D 10 6 8.50 3 9 0.75 3 9 0.75 3 9 0.75 19.00 33.00 10.75 153.750 406 90 90 90
91 97 - FEYZANUR ÇELİKKANAT 10 / B 9 9 6.75 5 9 2.75 1 6 -0.50 3 5 1.75 18.00 29.00 10.75 153.750 406 90 90 90
92 322 - RUHUGÜL ŞAHİN 10 / D 10 6 8.50 4 11 1.25 3 8 1.00 2 9 -0.25 19.00 34.00 10.50 152.500 411 92 92 92
93 303 - İREM KOÇAK 10 / A 9 11 6.25 6 13 2.75 3 13 -0.25 3 7 1.25 21.00 44.00 10.00 150.000 422 93 93 93
94 308 - ESMA İMAÇ 10 / B 9 10 6.50 6 14 2.50 1 15 -2.75 7 13 3.75 23.00 52.00 10.00 150.000 422 93 93 93
95 87 - SUDENAZ DURSUN 10 / D 6 10 3.50 5 8 3.00 2 3 1.25 4 7 2.25 17.00 28.00 10.00 150.000 422 93 93 93
96 315 - BUSEGÜL DEMİR 10 / C 8 9 5.75 5 6 3.50 0 5 -1.25 3 5 1.75 16.00 25.00 9.75 148.750 434 96 96 96
97 323 - MÜSEMMA TURGUT 10 / D 9 8 7.00 6 10 3.50 1 2 0.50 1 9 -1.25 17.00 29.00 9.75 148.750 434 96 96 96
98 257 - MELİKE MİDİLLİ 10 / A 9 4 8.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 11.00 8.00 9.00 145.000 441 98 98 98
99 317 - ASUELA BAYRAMOĞLU 10 / C 9 10 6.50 8 11 5.25 1 6 -0.50 0 12 -3.00 18.00 39.00 8.25 141.250 455 99 99 99
100 71 - ELİF TEMEL 10 / B 7 13 3.75 5 14 1.50 0 7 -1.75 5 6 3.50 17.00 40.00 7.00 135.000 479 100 100 100
101 43 - ŞÜEDA ÖKSÜZ 10 / B 7 5 5.75 2 4 1.00 1 6 -0.50 1 1 0.75 11.00 16.00 7.00 135.000 479 100 100 100
102 89 - NAZAR TUTAR 10 / B 7 10 4.50 4 13 0.75 4 9 1.75 4 16 0.00 19.00 48.00 7.00 135.000 479 100 100 100
103 61 - EDANUR YALÇIN 10 / A 9 10 6.50 4 11 1.25 1 5 -0.25 1 7 -0.75 15.00 33.00 6.75 133.750 487 103 103 103
104 94 - SEMANUR KURTOĞLU 10 / C 8 7 6.25 4 16 0.00 2 8 0.00 4 15 0.25 18.00 46.00 6.50 132.500 492 104 104 104
105 306 - EDANUR ASLAN 10 / C 4 12 1.00 4 12 1.00 1 4 0.00 5 5 3.75 14.00 33.00 5.75 128.750 508 105 105 105
106 53 - HAYRUNNİSA KARABULUT 10 / B 9 9 6.75 4 15 0.25 1 13 -2.25 2 12 -1.00 16.00 49.00 3.75 118.750 543 106 106 106
107 51 - EDA MERAL 10 / D 5 8 3.00 5 10 2.50 0 7 -1.75 2 12 -1.00 12.00 37.00 2.75 113.750 560 107 107 107
108 75 - ELİF DEMİRHAN 10 / A 8 11 5.25 2 18 -2.50 2 14 -1.50 1 19 -3.75 13.00 62.00 -2.50 87.500 643 108 108 108

Genel 7.99 4.01 1.28 3.04 16.32 168.336 664
İl 9.22 4.26 0.94 2.81 17.23 186.134 108

İlçe 9.22 4.26 0.94 2.81 17.23 186.134 108
Kurum 9.22 4.26 0.94 2.81 17.23 186.134 108

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-3 / 11.Sınıf Deneme Sınavı-3 30-12-2019
Bayburt - MERKEZ - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
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TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 222 - AYŞEN İREM BİRİNCİ 11 / A 21 3 20.25 2 0 2.00 14 5 12.75 26 3 25.2563.0011.0060.25 300.833 353.326 319.991 248.321 16 1 1 1
2 267 - H MEDİNE KÖSE 11 / A 22 3 21.25 11 2 10.50 11 2 10.50 18 3 17.2562.0010.0059.50 298.333 284.989 311.657 311.657 17 2 2 2
3 240 - BUSE DURMUŞ 11 / B 18 3 17.25 9 1 8.75 12 2 11.50 21 4 20.0060.0010.0057.50 291.667 309.990 291.656 273.322 19 3 3 3
4 26 - MEDİNE AKTAŞ 11 / B 19 8 17.00 18 5 16.75 10 5 8.75 17 10 14.5064.0028.0057.00 290.000 254.988 271.655 324.991 20 4 4 4
5 279 - MELİKE KONDOLOT 11 / A 20 6 18.50 8 2 7.50 12 11 9.25 19 5 17.7559.0024.0053.00 276.667 279.989 284.989 273.322 32 5 5 5
6 299 - KÜBRA SÖNMEZ 11 / A 22 3 21.25 7 0 7.00 11 4 10.00 15 4 14.0055.0011.0052.25 274.167 259.988 308.324 288.323 35 6 6 6
7 207 - ELİFNUR ÇALIŞKAN 11 / A 21 8 19.00 9 0 9.00 8 7 6.25 19 6 17.5057.0021.0051.75 272.500 258.321 268.322 286.656 36 7 7 7
8 238 - BÜŞRA SEVİM 11 / C 23 6 21.50 21 8 19.00 11 3 10.25 0 0 0.00 55.0017.0050.75 269.167 168.317 311.657 369.993 37 8 8 8
9 215 - AYŞEGÜL KOMAN 11 / B 19 9 16.75 7 4 6.00 11 6 9.50 20 9 17.7557.0028.0050.00 266.667 281.656 274.989 251.654 40 9 9 9

10 108 - GİZEM YILMAZ 11 / A 18 8 16.00 5 4 4.00 16 10 13.50 18 11 15.2557.0033.0048.75 262.500 291.656 296.656 233.320 46 10 10 10
11 226 - ŞEYDA KARAHAN 11 / B 19 5 17.75 6 3 5.25 9 3 8.25 17 5 15.7551.0016.0047.00 256.667 259.988 273.322 253.321 51 11 11 11
12 296 - DEMET SARIDOĞAN 11 / B 18 7 16.25 16 13 12.75 11 7 9.25 12 13 8.75 57.0040.0047.00 256.667 219.986 269.988 293.323 51 11 11 11
13 263 - BETÜL ÇAVUŞOĞLU 11 / C 22 7 20.25 23 5 21.75 8 14 4.50 0 0 0.00 53.0026.0046.50 255.000 129.982 264.988 379.994 55 13 13 13
14 112 - MİHRACE ÇALIŞKAN 11 / A 17 9 14.75 15 5 13.75 10 9 7.75 12 10 9.50 54.0033.0045.75 252.500 214.986 249.988 289.990 59 14 14 14
15 0 - ELANUR ÇİLİNGİR 11 / B 20 6 18.50 11 6 9.50 9 18 4.50 16 11 13.2556.0041.0045.75 252.500 218.319 253.321 286.656 59 14 14 14
16 288 - ÜMMÜGÜLSÜN MERAL 11 / D 20 9 17.75 14 9 11.75 16 0 16.00 0 0 0.00 50.0018.0045.50 251.667 206.652 324.991 296.656 61 16 16 16
17 294 - EDANUR TERZİ 11 / C 26 4 25.00 18 8 16.00 7 11 4.25 0 0 0.00 51.0023.0045.25 250.833 128.315 294.990 373.327 63 17 17 17
18 287 - ÖZLEYİŞ KÖKLÜCE 11 / C 24 4 23.00 22 6 20.50 3 7 1.25 0 0 0.00 49.0017.0044.75 249.167 108.314 261.655 389.995 67 18 18 18
19 292 - ŞEVVAL OKUR 11 / D 23 3 22.25 12 3 11.25 12 4 11.00 0 0 0.00 47.0010.0044.50 248.333 173.317 321.658 323.325 68 19 19 19
20 216 - SEMANUR BATTAL 11 / C 18 6 16.50 21 6 19.50 10 8 8.00 0 0 0.00 49.0020.0044.00 246.667 153.316 263.322 339.992 71 20 20 20
21 298 - HANZADE ATEŞ 11 / C 22 5 20.75 18 6 16.50 9 9 6.75 0 0 0.00 49.0020.0044.00 246.667 144.982 283.322 348.326 71 20 20 20
22 242 - HAYRUNNİSA YUMAK 11 / A 20 4 19.00 0 0 0.00 19 3 18.25 8 6 6.50 47.0013.0043.75 245.833 264.988 348.326 226.653 74 22 22 22
23 64 - SÜMEYYE AKBAŞ 11 / C 20 10 17.50 20 5 18.75 9 7 7.25 0 0 0.00 49.0022.0043.50 245.000 148.316 264.988 341.659 76 23 23 23
24 282 - SEDEF BAYKAL 11 / A 20 7 18.25 10 8 8.00 12 11 9.25 11 12 8.00 53.0038.0043.50 245.000 214.986 283.322 274.989 76 23 23 23
25 283 - GAMZE AKDENİZ 11 / B 17 6 15.50 8 2 7.50 10 4 9.00 13 10 10.5048.0022.0042.50 241.667 229.986 263.322 253.321 81 25 25 25
26 73 - BEYZA GÜMÜŞANELİ 11 / D 23 7 21.25 18 12 15.00 6 3 5.25 0 0 0.00 47.0022.0041.50 238.333 134.982 276.656 341.659 82 26 26 26
27 269 - YAĞMUR KURT 11 / C 21 8 19.00 23 6 21.50 2 4 1.00 0 0 0.00 46.0018.0041.50 238.333 106.647 233.320 369.993 82 26 26 26
28 225 - FATMA ÇAKMAK 11 / C 23 7 21.25 22 8 20.00 2 5 0.75 0 2 -0.5047.0022.0041.50 238.333 101.647 246.654 374.994 82 26 26 26
29 227 - KADRİYE YILMAZ 11 / B 20 10 17.50 8 2 7.50 8 10 5.50 13 9 10.7549.0031.0041.25 237.500 208.319 253.321 266.655 85 29 29 29
30 259 - SEMANUR SERTOĞLU 11 / A 21 7 19.25 5 1 4.75 13 5 11.75 8 13 4.75 47.0026.0040.50 235.000 209.986 306.657 259.988 88 30 30 30
31 285 - İLKNUR BOZAT 11 / B 20 8 18.00 12 3 11.25 8 4 7.00 5 6 3.50 45.0021.0039.75 232.500 169.983 266.655 294.990 90 31 31 31
32 232 - MELEK TİRYAKİ 11 / D 19 8 17.00 20 4 19.00 6 11 3.25 0 0 0.00 45.0023.0039.25 230.833 121.648 234.987 339.992 94 32 32 32
33 57 - ŞEVVAL DURMUŞ 11 / D 22 8 20.00 17 13 13.75 9 18 4.50 0 0 0.00 48.0039.0038.25 227.500 129.982 263.322 324.991 98 33 33 33
34 281 - BEYZA KESKİN 11 / B 19 7 17.25 10 5 8.75 10 14 6.50 10 18 5.50 49.0044.0038.00 226.667 179.984 258.321 273.322 99 34 34 34
35 213 - ŞEVVAL SANKUR 11 / A 23 7 21.25 9 10 6.50 9 8 7.00 5 8 3.00 46.0033.0037.75 225.833 166.650 288.323 284.989 101 35 35 35
36 266 - ŞEYDANUR ÇELİK 11 / D 20 3 19.25 12 3 11.25 8 6 6.50 0 0 0.00 40.0012.0037.00 223.333 143.315 271.655 303.324 104 36 36 36
37 273 - SI * KIZILASLANOĞLU 11 / C 22 5 20.75 15 11 12.25 4 1 3.75 0 0 0.00 41.0017.0036.75 222.500 124.981 263.322 319.991 106 37 37 37
38 275 - SUNAY ERBAY 11 / C 18 3 17.25 8 4 7.00 11 2 10.50 2 1 1.75 39.0010.0036.50 221.667 181.651 284.989 261.655 108 38 38 38
39 208 - EDANUR AYDIN 11 / B 18 7 16.25 8 2 7.50 6 6 4.50 9 5 7.75 41.0020.0036.00 220.000 181.651 238.320 258.321 114 39 39 39
40 239 - ELİF AKSAKAL 11 / B 18 1 17.75 7 1 6.75 8 3 7.25 5 3 4.25 38.00 8.00 36.00 220.000 176.651 266.655 263.322 114 39 39 39
41 272 - SUDE DEĞİRMENCİ 11 / B 18 3 17.25 11 6 9.50 3 3 2.25 8 5 6.75 40.0017.0035.75 219.167 159.983 229.986 278.322 116 41 41 41
42 245 - RAVZA ERGÜN 11 / C 21 6 19.50 14 7 12.25 5 5 3.75 0 0 0.00 40.0018.0035.50 218.333 124.981 254.988 311.657 120 42 42 42
43 276 - SEDA NARİN KOCABEY 11 / A 23 5 21.75 13 15 9.25 8 21 2.75 7 21 1.75 51.0062.0035.50 218.333 129.982 263.322 306.657 120 42 42 42
44 230 - EDA NUR KARAASLAN 11 / A 15 8 13.00 6 0 6.00 14 9 11.75 8 13 4.75 43.0030.0035.50 218.333 209.986 264.988 226.653 120 42 42 42
45 189 - ESRA YERLİKAYA 11 / B 15 8 13.00 0 0 0.00 13 3 12.25 11 6 9.50 39.0017.0034.75 215.833 244.987 268.322 186.651 127 45 45 45
46 289 - FATMANUR AKÇAY 11 / B 16 13 12.75 6 9 3.75 11 11 8.25 14 16 10.0047.0049.0034.75 215.833 221.653 239.987 209.986 127 45 45 45
47 229 - RABİA TÜRKOĞLU 11 / B 13 7 11.25 1 0 1.00 15 8 13.00 10 3 9.25 39.0018.0034.50 215.000 248.321 261.655 181.651 129 47 47 47
48 81 - SONNUR CAN 11 / C 17 11 14.25 18 11 15.25 9 17 4.75 0 0 0.00 44.0039.0034.25 214.167 131.648 226.653 296.656 132 48 48 48
49 217 - EDANUR KANİ 11 / D 20 6 18.50 10 7 8.25 9 7 7.25 0 0 0.00 39.0020.0034.00 213.333 148.316 271.655 278.322 134 49 49 49
50 247 - NİSANUR ÇALIŞKAN 11 / C 19 9 16.75 16 8 14.00 7 15 3.25 0 0 0.00 42.0032.0034.00 213.333 121.648 233.320 304.990 134 49 49 49
51 234 - SENANUR YAVUZ 11 / A 17 9 14.75 4 3 3.25 9 4 8.00 10 10 7.50 40.0026.0033.50 211.667 203.319 251.654 219.986 136 51 51 51
52 253 - AYŞENUR KOÇ 11 / C 18 7 16.25 13 7 11.25 7 4 6.00 0 0 0.00 38.0018.0033.50 211.667 139.982 248.321 283.322 136 51 51 51
53 228 - FATMA KORKMAZ 11 / D 18 9 15.75 13 11 10.25 8 3 7.25 0 0 0.00 39.0023.0033.25 210.833 148.316 253.321 273.322 138 53 53 53
54 284 - SILANUR ADIGÜZEL 11 / B 20 7 18.25 12 5 10.75 5 16 1.00 8 19 3.25 45.0047.0033.25 210.833 128.315 228.320 293.323 138 53 53 53
55 144 - HAVVA KOK*IT 11 / A 17 13 13.75 5 0 5.00 11 9 8.75 8 9 5.75 41.0031.0033.25 210.833 196.651 249.988 224.986 138 53 53 53
56 290 - MELİSA VURAL 11 / A 23 5 21.75 6 2 5.50 5 8 3.00 6 13 2.75 40.0028.0033.00 210.000 138.315 264.988 281.656 141 56 56 56
57 261 - HAYRUNNİSA MEMİŞ 11 / C 19 11 16.25 18 12 15.00 3 5 1.75 0 0 0.00 40.0028.0033.00 210.000 111.647 219.986 308.324 141 56 56 56
58 256 - HİLAL AKTÜRK 11 / C 16 10 13.50 17 9 14.75 4 5 2.75 2 1 1.75 39.0025.0032.75 209.167 129.982 208.319 288.323 144 58 58 58
59 274 - NAZAR ÇELİK 11 / D 19 11 16.25 15 13 11.75 5 4 4.00 0 0 0.00 39.0028.0032.00 206.667 126.648 234.987 286.656 148 59 59 59
60 286 - BEYZA TEMÜR 11 / B 14 4 13.00 6 2 5.50 5 5 3.75 9 2 8.50 34.0013.0030.75 202.500 181.651 211.652 223.320 152 60 60 60
61 114 - HACER BEYZ KAYMAZ 11 / B 14 10 11.50 6 3 5.25 3 0 3.00 13 8 11.0036.0021.0030.75 202.500 193.318 196.651 211.652 152 60 60 60
62 293 - KÜBRA ÇAKMAT 11 / A 18 10 15.50 0 0 0.00 14 16 10.00 8 12 5.00 40.0038.0030.50 201.667 199.985 269.988 203.319 154 62 62 62
63 155 - SEVDA CENGİZ 11 / C 21 9 18.75 14 16 10.00 4 11 1.25 0 0 0.00 39.0036.0030.00 200.000 108.314 233.320 291.656 156 63 63 63
64 22 - ESRA AKKOYUN 11 / D 15 15 11.25 18 11 15.25 5 13 1.75 0 0 0.00 38.0039.0028.25 194.167 111.647 186.651 276.656 160 64 64 64
65 221 - BÜŞRA BİREGEN 11 / D 16 14 12.50 17 10 14.50 6 19 1.25 0 0 0.00 39.0043.0028.25 194.167 108.314 191.651 279.989 160 64 64 64
66 271 - RABİA ARİFOĞULLARI 11 / C 13 15 9.25 15 13 11.75 9 10 6.50 0 0 0.00 37.0038.0027.50 191.667 143.315 204.985 239.987 162 66 66 66
67 277 - BEYZA PALA 11 / D 21 9 18.75 8 10 5.50 6 12 3.00 0 0 0.00 35.0031.0027.25 190.833 119.981 244.987 261.655 165 67 67 67
68 268 - HÜLYA MEMİŞ 11 / C 18 10 15.50 9 8 7.00 6 7 4.25 0 0 0.00 33.0025.0026.75 189.167 128.315 231.653 249.988 167 68 68 68
69 235 - ELİF BAYTEMÜR 11 / B 15 8 13.00 4 3 3.25 11 6 9.50 5 16 1.00 35.0033.0026.75 189.167 169.983 249.988 208.319 167 68 68 68
70 295 - SEMANUR ÇALIŞKAN 11 / A 15 10 12.50 0 1 -0.25 7 10 4.50 11 7 9.25 33.0028.0026.00 186.667 191.651 213.319 181.651 171 70 70 70
71 249 - SALİHA BAYRAK 11 / A 15 15 11.25 0 0 0.00 10 10 7.50 10 12 7.00 35.0037.0025.75 185.833 196.651 224.986 174.984 172 71 71 71
72 202 - KÜBRA DEMİR 11 / B 14 8 12.00 1 0 1.00 6 8 4.00 10 7 8.25 31.0023.0025.25 184.167 181.651 206.652 186.651 174 72 72 72
73 161 - SEMA NUR ÖKSÜZ 11 / D 18 7 16.25 9 16 5.00 5 7 3.25 0 0 0.00 32.0030.0024.50 181.667 121.648 229.986 241.654 176 73 73 73
74 280 - NİSANUR AKBAL 11 / D 18 10 15.50 11 11 8.25 2 9 -0.25 1 1 0.75 32.0031.0024.25 180.833 103.314 201.652 258.321 177 74 74 74
75 220 - ZEYNEP AKÇAY 11 / D 14 13 10.75 15 6 13.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 29.0021.0023.75 179.167 96.647 168.317 261.655 179 75 75 75
76 254 - YELİZ SARİ AYA 11 / D 17 9 14.75 10 9 7.75 2 3 1.25 0 0 0.00 29.0021.0023.75 179.167 108.314 206.652 249.988 179 75 75 75
77 237 - ŞENNUR COLFAOĞLU 11 / B 17 12 14.00 7 15 3.25 5 10 2.50 8 17 3.75 37.0054.0023.50 178.333 141.649 209.986 214.986 182 77 77 77
78 255 - MELİKE 11 / C 12 12 9.00 17 10 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00 29.0022.0023.50 178.333 99.980 159.983 256.654 182 77 77 77
79 206 - SİNEM KELLECİ 11 / D 17 8 15.00 10 8 8.00 1 2 0.50 0 0 0.00 28.0018.0023.50 178.333 103.314 203.319 253.321 182 77 77 77
80 223 - ŞEVVAL AKBAŞ 11 / D 11 9 8.75 13 7 11.25 3 3 2.25 0 0 0.00 27.0019.0022.25 174.167 114.981 173.317 233.320 187 80 80 80
81 297 - BEYZA KARATAY 11 / B 13 8 11.00 1 2 0.50 9 18 4.50 8 13 4.75 31.0041.0020.75 169.167 161.650 203.319 176.651 189 81 81 81
82 265 - ESRA KÜÇÜK 11 / A 12 5 10.75 3 4 2.00 6 9 3.75 6 8 4.00 27.0026.0020.50 168.333 151.649 196.651 184.984 190 82 82 82
83 291 - ŞİMA YANİK 11 / B 4 26 -2.50 0 7 -1.75 5 25 -1.25 6 24 0.00 15.0082.00-5.50 81.667 91.646 74.979 71.645 200 83 83 83



Genel 16.55 9.49 7.91 6.37 40.33 234.421 195.210 263.071 273.605 200
İl 16.35 9.32 6.03 4.80 36.51 221.687 172.193 249.204 271.153 83

İlçe 16.35 9.32 6.03 4.80 36.51 221.687 172.193 249.204 271.153 83
Kurum 16.35 9.32 6.03 4.80 36.51 221.687 172.193 249.204 271.153 83

ORTALAMALAR KATILIMLAR


