
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME SINAVI EV. 19 L01 DS 03 86 86 86 17105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,1 11,5 11,19 14,0 11,8 11,08 10,2 7,9 8,17 14,5 8,7 12,27 52,7 39,9 42,71 238,430

Okul Ortalaması 15,8 11,7 12,86 15,1 12,1 12,01 7,8 8,9 5,62 16,7 9,1 14,47 55,4 41,7 44,96 238,390

KATILIMLAR

1 173 NUREFŞAN HAN 9 B 19 6 17,50 16 7 14,25 19 6 17,50 19 0 19,00 73 19 68,25 329,345 1 1 1 1 2331

2 192 GAMZE TAŞ 9 C 23 7 21,25 19 10 16,50 13 3 12,25 21 6 19,50 76 26 69,50 324,515 1 2 2 2 2523

3 111 İKRANUR BELİK 9 A 21 7 19,25 20 10 17,50 14 6 12,50 21 5 19,75 76 28 69,00 319,980 1 3 3 3 2737

4 330 ASLIHAN OKUMUŞ 9 C 20 8 18,00 19 11 16,25 15 6 13,50 22 8 20,00 76 33 67,75 317,560 2 4 4 4 2861

5 188 NERMİN GÜVELİ 9 C 18 10 15,50 17 11 14,25 20 6 18,50 16 10 13,50 71 37 61,75 315,230 3 5 5 5 2969

6 139 HAYRUNNİSA BAŞ 9 A 20 8 18,00 19 10 16,50 14 12 11,00 24 5 22,75 77 35 68,25 310,883 2 6 6 6 3181

7 136 SILA ÇEL* 9 A 18 9 15,75 22 3 21,25 11 4 10,00 25 1 24,75 76 17 71,75 310,445 3 7 7 7 3201

8 184 GAMZE DURAN 9 C 22 7 20,25 18 8 16,00 12 8 10,00 22 6 20,50 74 29 66,75 309,868 4 8 8 8 3232

9 214 ESMA BAYRAK 9 B 19 10 16,50 17 12 14,00 15 8 13,00 23 6 21,50 74 36 65,00 306,840 2 9 9 9 3394

10 147 YEMLİHAN GÜZEN 9 B 20 9 17,75 19 11 16,25 11 4 10,00 25 5 23,75 75 29 67,75 306,215 3 10 10 10 3436

11 159 SALİHA KARAKAŞO 9 B 22 8 20,00 16 14 12,50 12 5 10,75 18 9 15,75 68 36 59,00 295,835 4 11 11 11 4066

12 126 SEMANUR GÜLEN 9 A 20 7 18,25 21 6 19,50 10 6 8,50 19 9 16,75 70 28 63,00 294,080 4 12 12 12 4162

13 177 NESLİHAN BOYACI 9 B 19 8 17,00 18 8 16,00 9 5 7,75 25 3 24,25 71 24 65,00 292,180 5 13 13 13 4286

14 19 EBRAR TİRYAKİ 9 C 14 9 11,75 12 7 10,25 18 4 17,00 19 9 16,75 63 29 55,75 289,675 5 14 14 14 4441

15 158 AHSEN YILDIZ 9 B 19 10 16,50 17 13 13,75 9 0 9,00 23 7 21,25 68 30 60,50 285,698 6 15 15 15 4693

16 333 NİSANUR KILIÇ 9 B 12 8 10,00 20 8 18,00 13 4 12,00 19 4 18,00 64 24 58,00 276,180 7 16 16 16 5293

17 151 BETÜL AĞIN 9 B 14 16 10,00 17 13 13,75 15 11 12,25 23 7 21,25 69 47 57,25 274,680 8 17 17 17 5403

18 328 SUDENAZ ÇELİKAY 9 C 16 14 12,50 19 11 16,25 13 11 10,25 18 12 15,00 66 48 54,00 268,308 6 18 18 18 5849

19 116 SEDANUR GÜÇLÜ 9 A 19 9 16,75 15 7 13,25 11 14 7,50 18 9 15,75 63 39 53,25 267,410 5 19 19 19 5913

20 149 ESMA  YILDIZHAN 9 B 15 11 12,25 18 10 15,50 10 12 7,00 25 3 24,25 68 36 59,00 267,340 9 20 20 20 5919

21 224 ELİFCAN CEYLAN 9 C 16 12 13,00 16 11 13,25 10 4 9,00 21 5 19,75 63 32 55,00 266,968 7 21 21 21 5946

22 190 ŞEVVAL ÇİKOT 9 C 16 11 13,25 7 4 6,00 14 4 13,00 18 6 16,50 55 25 48,75 266,288 8 22 22 22 5989

23 140 SÜMEYYE DOĞAN 9 A 18 8 16,00 17 11 14,25 8 7 6,25 18 5 16,75 61 31 53,25 262,055 6 23 23 23 6297

24 157 HATİCE SOĞANCI 9 B 18 8 16,00 12 14 8,50 10 6 8,50 19 7 17,25 59 35 50,25 262,043 10 24 24 24 6299

25 127 ELİF BATMAZ 9 A 20 9 17,75 20 8 18,00 3 2 2,50 20 6 18,50 63 25 56,75 261,998 7 25 25 25 6304

26 131 SUDEN DAŞTAN 9 A 20 9 17,75 14 14 10,50 9 9 6,75 18 9 15,75 61 41 50,75 261,963 8 26 26 26 6306

27 132 SILA ALTINAY 9 A 21 7 19,25 11 18 6,50 7 6 5,50 21 6 19,50 60 37 50,75 260,743 9 27 27 27 6386

28 337 MERYEM KOÇ 9 C 16 14 12,50 10 19 5,25 12 6 10,50 23 7 21,25 61 46 49,50 258,213 9 28 28 28 6552

29 163 ZEYNEP YAZICI 9 B 19 10 16,50 17 10 14,50 6 8 4,00 21 9 18,75 63 37 53,75 257,278 11 29 29 29 6618

30 180 ZEYNEP CENGİZ 9 C 15 13 11,75 18 11 15,25 12 12 9,00 18 11 15,25 63 47 51,25 257,210 10 30 30 30 6626

31 336 SEMA CEYLAN 9 C 19 9 16,75 17 10 14,50 7 8 5,00 17 12 14,00 60 39 50,25 254,098 11 31 31 31 6826

32 2 İREM POLAT 9 B 17 13 13,75 13 15 9,25 12 11 9,25 18 12 15,00 60 51 47,25 253,560 12 32 32 32 6867

33 204 MELTEM KOCABEY 9 C 18 12 15,00 22 7 20,25 5 8 3,00 18 11 15,25 63 38 53,50 251,413 12 33 33 33 7004

34 331 TUBA SAKA 9 C 17 11 14,25 18 9 15,75 8 7 6,25 15 8 13,00 58 35 49,25 250,585 13 34 34 34 7067

35 138 SILA ÖZTÜRK 9 A 20 8 18,00 14 12 11,00 6 9 3,75 19 10 16,50 59 39 49,25 250,458 10 35 35 35 7075

36 130 BERRA BÜLÜÇ 9 C 14 13 10,75 13 13 9,75 12 7 10,25 17 7 15,25 56 40 46,00 247,518 14 36 36 36 7292

37 115 ELİF ESRA ÇOBAN 9 A 17 9 14,75 17 9 14,75 9 9 6,75 12 10 9,50 55 37 45,75 246,240 11 37 37 37 7405

38 123 MERVE KOÇYİĞİT 9 A 19 6 17,50 14 11 11,25 6 5 4,75 14 7 12,25 53 29 45,75 245,630 12 38 38 38 7453

39 170 ESMANUR ERDOĞAN 9 C 17 9 14,75 14 13 10,75 8 9 5,75 18 9 15,75 57 40 47,00 244,838 15 39 39 39 7505

40 129 NİDANUR OSMANOĞ 9 A 15 13 11,75 18 8 16,00 8 7 6,25 17 8 15,00 58 36 49,00 244,495 13 40 40 40 7531

41 329 ALİYE SARIDOĞAN 9 C 17 12 14,00 21 6 19,50 4 7 2,25 18 10 15,50 60 35 51,25 242,313 16 41 41 41 7698

42 194 ESMANUR KAYA 9 C 15 14 11,50 14 13 10,75 10 9 7,75 19 11 16,25 58 47 46,25 242,190 17 42 42 42 7710

43 186 HANİFE KULP 9 B 19 8 17,00 17 10 14,50 4 8 2,00 16 8 14,00 56 34 47,50 240,060 13 43 43 43 7875

44 44 İREM NUR KOÇER 9 A 18 10 15,50 18 9 15,75 4 4 3,00 15 7 13,25 55 30 47,50 239,988 14 44 44 44 7886

45 338 RÜMEYSA BİLGİN 9 A 13 17 8,75 17 13 13,75 12 14 8,50 16 12 13,00 58 56 44,00 234,468 15 45 45 45 8255

46 335 EBRU HACIOĞLU 9 A 15 12 12,00 14 13 10,75 9 10 6,50 16 14 12,50 54 49 41,75 230,695 16 46 46 46 8560

47 332 SERAY İNCİ 9 C 15 13 11,75 14 15 10,25 8 10 5,50 18 8 16,00 55 46 43,50 230,368 18 47 47 47 8582

48 153 ESRANUR TEMEL 9 B 16 8 14,00 12 13 8,75 6 5 4,75 15 3 14,25 49 29 41,75 229,445 14 48 48 48 8650
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME SINAVI EV. 19 L01 DS 03 86 86 86 17105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,1 11,5 11,19 14,0 11,8 11,08 10,2 7,9 8,17 14,5 8,7 12,27 52,7 39,9 42,71 238,430

Okul Ortalaması 15,8 11,7 12,86 15,1 12,1 12,01 7,8 8,9 5,62 16,7 9,1 14,47 55,4 41,7 44,96 238,390

KATILIMLAR

49 166 AYŞENUR AKSAÇ 9 B 17 13 13,75 13 17 8,75 6 6 4,50 18 12 15,00 54 48 42,00 228,598 15 49 49 49 8718

50 137 HASİBE COCİ 9 A 12 15 8,25 20 8 18,00 11 4 10,00 3 3 2,25 46 30 38,50 228,040 17 50 50 50 8775

51 148 SILA KARAMAN 9 B 18 12 15,00 16 14 12,50 6 14 2,50 15 15 11,25 55 55 41,25 224,513 16 51 51 51 9026

52 175 NİSANUR OKUMUŞ 9 B 13 12 10,00 16 12 13,00 8 12 5,00 16 9 13,75 53 45 41,75 221,983 17 52 52 52 9219

53 141 HAYRUNİSA ÖRDEK 9 A 19 10 16,50 13 17 8,75 4 11 1,25 16 12 13,00 52 50 39,50 219,928 18 53 53 53 9353

54 107 ZEYNEP ÖZELER 9 A 17 9 14,75 8 17 3,75 8 7 6,25 12 11 9,25 45 44 34,00 219,698 19 54 54 54 9370

55 156 YAĞMUR YILDIZ 9 B 18 11 15,25 12 18 7,50 5 10 2,50 15 8 13,00 50 47 38,25 218,278 18 55 55 55 9489

56 174 MERYEM FAKİOĞLU 9 B 15 15 11,25 19 11 16,25 4 16 0,00 20 8 18,00 58 50 45,50 217,338 19 56 56 56 9554

57 183 HAYRUNNİSA SAKA 9 C 11 16 7,00 16 11 13,25 10 13 6,75 14 16 10,00 51 56 37,00 211,378 19 57 57 57 9998

58 142 SILANUR DURSUN 9 B 17 7 15,25 13 12 10,00 2 3 1,25 11 5 9,75 43 27 36,25 211,003 20 58 58 58 10028

59 171 PINAR HAŞLAK 9 B 10 16 6,00 14 14 10,50 10 10 7,50 15 12 12,00 49 52 36,00 208,955 21 59 59 59 10183

60 209 YAREN ÇİNOÇEVİ 9 C 14 11 11,25 13 12 10,00 5 8 3,00 14 6 12,50 46 37 36,75 208,328 20 60 60 60 10222

61 104 ESENAY EFE 9 A 16 6 14,50 14 7 12,25 3 12 0,00 13 9 10,75 46 34 37,50 208,323 20 61 61 61 10223

62 105 YAĞMUR BUDAK 9 A 15 13 11,75 12 14 8,50 4 6 2,50 16 11 13,25 47 44 36,00 206,170 21 62 62 62 10360

63 340 SILANUR ÇELİK 9 B 15 11 12,25 12 13 8,75 7 11 4,25 11 15 7,25 45 50 32,50 205,913 22 63 63 63 10377

64 203 ESMA BAŞKURT 9 C 14 15 10,25 20 10 17,50 3 4 2,00 11 14 7,50 48 43 37,25 205,388 21 64 64 64 10424

65 119 MELİSAAKAGÜNDÜZ 9 A 12 14 8,50 20 9 17,75 3 10 0,50 17 9 14,75 52 42 41,50 205,148 22 65 65 65 10449

66 167 DİLEK TURANOĞLU 9 B 12 15 8,25 12 15 8,25 6 4 5,00 15 6 13,50 45 40 35,00 203,963 23 66 66 66 10559

67 113 TUSEM TURAN 9 A 17 13 13,75 17 12 14,00 2 12 -1,00 14 14 10,50 50 51 37,25 203,393 23 67 67 67 10599

68 143 YÜSRA KAYMAK 9 B 18 9 15,75 15 11 12,25 0 11 -2,75 15 11 12,25 48 42 37,50 202,678 24 68 68 68 10658

69 168 TUBA KILIÇ 9 B 14 15 10,25 12 18 7,50 7 14 3,50 16 14 12,50 49 61 33,75 201,283 25 69 69 69 10754

70 134 SUDE KAYMAK 9 A 12 13 8,75 13 14 9,50 8 17 3,75 14 10 11,50 47 54 33,50 198,555 24 70 70 70 10961

71 109 ZEYNEP ORUÇ 9 A 14 14 10,50 17 12 14,00 4 14 0,50 14 12 11,00 49 52 36,00 198,230 25 71 71 71 10984

72 150 ESMANUR  ARSLAN 9 B 17 9 14,75 12 15 8,25 2 11 -0,75 11 10 8,50 42 45 30,75 192,655 26 72 72 72 11335

73 152 MERYEM BOZDAĞ 9 B 14 16 10,00 10 20 5,00 5 11 2,25 16 10 13,50 45 57 30,75 190,543 27 73 73 73 11496

74 212 FEYZANUR AYAIN 9 C 12 18 7,50 12 17 7,75 7 17 2,75 16 11 13,25 47 63 31,25 187,930 22 74 74 74 11705

75 169 ZÜBEYDE BALABAN 9 B 10 17 5,75 15 9 12,75 4 11 1,25 16 10 13,50 45 47 33,25 184,205 28 75 75 75 11982

76 145 ELİF KARAHAN 9 B 12 15 8,25 14 12 11,00 1 11 -1,75 19 9 16,75 46 47 34,25 182,233 29 76 76 76 12118

77 205 ÖZLEM NUR TERZİ 9 C 13 14 9,50 13 14 9,50 3 13 -0,25 14 11 11,25 43 52 30,00 181,105 23 77 77 77 12190

78 121 BEYZA OĞUZHAN 9 A 14 16 10,00 14 16 10,00 6 24 0,00 11 19 6,25 45 75 26,25 175,788 26 78 78 78 12563

79 179 NEFİZE KAYA 9 C 10 20 5,00 9 20 4,00 8 10 5,50 13 17 8,75 40 67 23,25 174,438 24 79 79 79 12643

80 339 NURSE MATÜT**KE 9 A 12 15 8,25 10 19 5,25 4 12 1,00 14 11 11,25 40 57 25,75 173,035 27 80 80 80 12731

81 200 NİSANUR TAŞTAN 9 C 7 14 3,50 11 14 7,50 5 4 4,00 11 2 10,50 34 34 25,50 171,480 25 81 81 81 12857

82 176 ALEYNA AYDIN 9 B 11 17 6,75 10 14 6,50 4 10 1,50 13 12 10,00 38 53 24,75 169,473 30 82 82 82 12980

83 172 HATİCE NİŞANCI 9 B 10 16 6,00 15 9 12,75 2 12 -1,00 11 7 9,25 38 44 27,00 165,653 31 83 83 83 13239

84 164 ESRA KORKMAZ 9 B 11 15 7,25 12 17 7,75 1 7 -0,75 13 10 10,50 37 49 24,75 163,910 32 84 84 84 13359

85 178 HAFİZE KAYA 9 C 9 15 5,25 6 19 1,25 3 15 -0,75 12 13 8,75 30 62 14,50 138,168 26 85 85 85 14931

86 230 EDA NUR KARAASL 9 A 5 24 -1,00 6 21 0,75 0 18 -4,50 4 23 -1,75 15 86 -6,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 10. SINIF DENEME SINAVI EV.19 L02 DS 03 97 97 97 16309

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,2 13,8 7,73 16,2 9,7 13,74 9,6 8,0 7,56 10,9 11,0 8,11 47,8 42,6 37,14 218,010

Okul Ortalaması 13,0 13,7 9,61 17,6 9,2 15,32 6,8 9,0 4,59 10,9 12,0 7,89 48,4 43,9 37,41 212,590

KATILIMLAR

1 7 NESRİN KILIÇ 10A 23 4 22,00 20 7 18,25 25 1 24,75 27 3 26,25 95 15 91,25 407,455 1 1 1 1 173

2 16 ASUDE ÇELİK 10B 17 7 15,25 23 5 21,75 17 0 17,00 28 2 27,50 85 14 81,50 349,983 1 2 2 2 929

3 3 CANSU BAYTEMÜR 10C 21 8 19,00 24 4 23,00 17 5 15,75 20 9 17,75 82 26 75,50 343,145 1 3 3 3 1052

4 35 ESMANUR ÖKSÜZ 10A 19 6 17,50 27 3 26,25 13 8 11,00 15 9 12,75 74 26 67,50 310,143 2 4 4 4 1946

5 1 NURGÜL COŞKUN 10A 20 9 17,75 15 4 14,00 14 6 12,50 23 7 21,25 72 26 65,50 309,100 3 5 5 5 1981

6 27 MERVE TOPAL 10A 16 9 13,75 23 5 21,75 15 4 14,00 19 10 16,50 73 28 66,00 307,128 4 6 6 6 2036

7 11 ŞEVVAL IRMAK 10A 16 14 12,50 25 5 23,75 17 13 13,75 18 12 15,00 76 44 65,00 301,963 5 7 7 7 2233

8 42 NURGÜL KILIÇ 10D 22 7 20,25 27 2 26,50 9 12 6,00 17 8 15,00 75 29 67,75 301,493 1 8 8 8 2258

9 2 MELİSA DURSUN 10B 15 13 11,75 21 7 19,25 18 7 16,25 16 13 12,75 70 40 60,00 297,363 2 9 9 9 2405

10 36 KADER TAŞTAN 10B 18 12 15,00 22 8 20,00 12 6 10,50 21 8 19,00 73 34 64,50 295,915 3 10 10 10 2459

11 4 ASLIHAN ÇAKIR 10D 15 11 12,25 20 5 18,75 15 3 14,25 16 7 14,25 66 26 59,50 291,263 2 11 11 11 2616

12 68 GÜLHAK ARI 10A 18 11 15,25 20 7 18,25 13 5 11,75 17 11 14,25 68 34 59,50 290,248 6 12 12 12 2661

13 55 SEMANUR MERCAN 10D 20 6 18,50 24 4 23,00 7 2 6,50 14 5 12,75 65 17 60,75 284,763 3 13 13 13 2885

14 63 AKSA ĞÖZÜAÇIK 10C 19 8 17,00 19 8 17,00 11 4 10,00 14 8 12,00 63 28 56,00 281,750 2 14 14 14 3011

15 65 ESEN İPEK 10D 15 10 12,50 20 6 18,50 12 6 10,50 19 7 17,25 66 29 58,75 278,768 4 15 15 15 3146

16 100 SÜMEYYE TURAN 10A 17 11 14,25 24 6 22,50 8 9 5,75 19 9 16,75 68 35 59,25 269,828 7 16 16 16 3551

17 72 NİSANUR ÇİNAR 10C 17 12 14,00 23 7 21,25 10 11 7,25 16 11 13,25 66 41 55,75 266,820 3 17 17 17 3703

18 320 ŞEYMA ÖKSÜZ 10D 15 13 11,75 22 7 20,25 10 8 8,00 17 13 13,75 64 41 53,75 259,955 5 18 18 18 4032

19 301 NİDANURDELİOĞLU 10A 19 7 17,25 19 8 17,00 8 12 5,00 16 13 12,75 62 40 52,00 259,115 8 19 19 19 4077

20 79 ÜMMÜHAN DURSUN 10A 18 9 15,75 25 4 24,00 7 13 3,75 12 15 8,25 62 41 51,75 252,718 9 20 20 20 4422

21 17 SİNEM TOSUN 10A 13 13 9,75 20 5 18,75 10 4 9,00 16 11 13,25 59 33 50,75 252,380 10 21 21 21 4446

22 77 TUĞÇE YILDIZHAN 10C 14 14 10,50 14 14 10,50 14 10 11,50 16 13 12,75 58 51 45,25 249,483 4 22 22 22 4628

23 308 ESMA İMAÇ 10B 13 17 8,75 24 6 22,50 9 11 6,25 19 11 16,25 65 45 53,75 248,213 4 23 23 23 4701

24 165 ZUHA LAKGÜNER 10D 15 12 12,00 24 5 22,75 9 15 5,25 14 12 11,00 62 44 51,00 247,163 6 24 24 24 4768

25 309 ZEYNEP NUR ONUR 10B 16 12 13,00 20 9 17,75 6 5 4,75 18 11 15,25 60 37 50,75 246,445 5 25 25 25 4825

26 38 CEREN BÜYÜKDAĞ 10D 16 10 13,50 20 9 17,75 5 4 4,00 17 8 15,00 58 31 50,25 244,290 7 26 26 26 4954

27 321 İLKNUR ÖZBEK 10C 15 15 11,25 24 6 22,50 11 19 6,25 13 17 8,75 63 57 48,75 244,113 5 27 27 27 4965

28 32 DAMLA OZULU 10B 18 9 15,75 17 13 13,75 8 8 6,00 12 15 8,25 55 45 43,75 242,100 6 28 28 28 5107

29 33 REYYAN BİRNİ 10C 19 11 16,25 22 7 20,25 7 19 2,25 9 20 4,00 57 57 42,75 230,965 6 29 29 29 5885

30 70 ESRANUR KARAMAN 10A 13 14 9,50 25 4 24,00 7 18 2,50 16 13 12,75 61 49 48,75 228,893 11 30 30 30 6021

31 41 NEVİN TÜRKOĞLU 10C 14 16 10,00 26 4 25,00 9 21 3,75 11 19 6,25 60 60 45,00 226,750 7 31 31 31 6172

32 60 ESRA YILDIZOĞLU 10D 11 8 9,00 17 3 16,25 7 3 6,25 13 7 11,25 48 21 42,75 226,140 8 32 32 32 6223

33 21 BÜŞRA YENİTÜRK 10D 12 6 10,50 15 8 13,00 7 3 6,25 12 9 9,75 46 26 39,50 222,575 9 33 33 33 6497

34 84 ZERDA ŞEN 10A 17 7 15,25 20 6 18,50 2 4 1,00 10 12 7,00 49 29 41,75 222,573 12 34 34 34 6498

35 313 SEVCAN ASLAN 10C 13 15 9,25 19 10 16,50 10 15 6,25 12 17 7,75 54 57 39,75 220,903 8 35 35 35 6641

36 99 MÜNTEHA AÇIKGÖZ 10D 17 10 14,50 16 6 14,50 5 3 4,25 7 13 3,75 45 32 37,00 220,865 10 36 36 36 6644

37 318 MÜSEMMA ATANER 10D 18 12 15,00 20 8 18,00 2 6 0,50 10 9 7,75 50 35 41,25 219,398 11 37 37 37 6744

38 49 AZRA KALKAN 10B 16 13 12,75 28 2 27,50 4 19 -0,75 9 16 5,00 57 50 44,50 218,605 7 38 38 38 6821

39 312 ELİF AÇIKGÖZ 10D 13 12 10,00 14 6 12,50 9 6 7,50 9 14 5,50 45 38 35,50 217,400 12 39 39 39 6908

40 47 ÖZGE ÖZER 10D 17 6 15,50 15 3 14,25 2 3 1,25 8 2 7,50 42 14 38,50 216,763 13 40 40 40 6965

41 15 HÜDANUR KÖSE 10A 14 13 10,75 25 3 24,25 4 12 1,00 10 13 6,75 53 41 42,75 215,445 13 41 41 41 7058

42 25 HATİCE ÇEVİK 10C 14 13 10,75 4 2 3,50 10 3 9,25 8 3 7,25 36 21 30,75 213,513 9 42 42 42 7209

43 54 TUĞÇE BİLGİÇ 10C 14 13 10,75 23 7 21,25 2 4 1,00 11 8 9,00 50 32 42,00 213,413 10 43 43 43 7216

44 305 ESRA GİRGİN 10C 13 11 10,25 21 9 18,75 5 10 2,50 11 11 8,25 50 41 39,75 212,040 11 44 44 44 7313

45 12 PINAR BULUT 10C 12 18 7,50 16 4 15,00 8 12 5,00 15 14 11,50 51 48 39,00 211,350 12 45 45 45 7369

46 24 HATİCE YAVAŞÇAY 10B 13 15 9,25 19 10 16,50 5 10 2,50 15 12 12,00 52 47 40,25 210,328 8 46 46 46 7442

47 102 BUSEM KABAN 10A 13 11 10,25 16 11 13,25 5 3 4,25 10 9 7,75 44 34 35,50 208,098 14 47 47 47 7633

48 307 CEYDANUR TOPYAY 10C 15 11 12,25 21 4 20,00 2 5 0,75 6 4 5,00 44 24 38,00 207,995 13 48 48 48 7638
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 10. SINIF DENEME SINAVI EV.19 L02 DS 03 97 97 97 16309

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,2 13,8 7,73 16,2 9,7 13,74 9,6 8,0 7,56 10,9 11,0 8,11 47,8 42,6 37,14 218,010

Okul Ortalaması 13,0 13,7 9,61 17,6 9,2 15,32 6,8 9,0 4,59 10,9 12,0 7,89 48,4 43,9 37,41 212,590

KATILIMLAR

49 50 EDA MERAL 10D 13 12 10,00 19 8 17,00 2 3 1,25 14 12 11,00 48 35 39,25 206,318 14 49 49 49 7792

50 325 NİDANUR FİDAN 10A 11 16 7,00 16 13 12,75 9 12 6,00 12 15 8,25 48 56 34,00 203,123 15 50 50 50 8066

51 69 SEMANUR ZİYPAK 10D 15 15 11,25 20 10 17,50 4 11 1,25 10 16 6,00 49 52 36,00 202,900 15 51 51 51 8083

52 91 SEDANUR TUTAL 10D 15 14 11,50 15 14 11,50 4 4 3,00 10 10 7,50 44 42 33,50 202,840 16 52 52 52 8087

53 78 FATMANUR GÜL 10D 9 19 4,25 15 13 11,75 11 8 9,00 9 15 5,25 44 55 30,25 198,645 17 53 53 53 8440

54 88 SEVAL KESKİN 10A 12 13 8,75 17 8 15,00 7 8 5,00 6 16 2,00 42 45 30,75 198,088 16 54 54 54 8486

55 324 NAZ   ÇİKOT 10A 10 17 5,75 15 9 12,75 8 11 5,25 11 9 8,75 44 46 32,50 195,063 17 55 55 55 8778

56 26 ZÜLEYHA KAHR 10D 16 11 13,25 13 5 11,75 2 7 0,25 10 14 6,50 41 37 31,75 194,960 18 56 56 56 8793

57 0 MEHBUP TAŞTAN 10C 7 15 3,25 17 12 14,00 7 4 6,00 12 6 10,50 43 37 33,75 194,398 14 57 57 57 8852

58 314 ELİF ÇİL 10D 14 12 11,00 12 11 9,25 5 10 2,50 9 9 6,75 40 42 29,50 191,943 19 58 58 58 9084

59 30 HÜDA BAYTEMÜR 10A 12 15 8,25 18 7 16,25 3 3 2,25 8 11 5,25 41 36 32,00 191,163 18 59 59 59 9149

60 31 SELİN KIRALİ 10D 14 13 10,75 15 11 12,25 4 9 1,75 7 10 4,50 40 43 29,25 189,150 20 60 60 60 9342

61 39 ELİF AKGÜN 10B 8 18 3,50 20 9 17,75 5 15 1,25 17 8 15,00 50 50 37,50 188,358 9 61 61 61 9423

62 66 ESMA CANARSLAN 10A 17 11 14,25 19 11 16,25 3 15 -0,75 3 19 -1,75 42 56 28,00 187,683 19 62 62 62 9484

63 6 FATMA KOLOĞLU 10B 8 11 5,25 15 7 13,25 4 2 3,50 10 7 8,25 37 27 30,25 184,250 10 63 63 63 9826

64 117 SELDA ERASLAN 10C 13 17 8,75 17 13 13,75 3 13 -0,25 13 15 9,25 46 58 31,50 183,143 15 64 64 64 9936

65 50 İREM KÖSE 10C 9 16 5,00 17 10 14,50 6 13 2,75 11 13 7,75 43 52 30,00 181,125 16 65 65 65 10114

66 87 SUDEDURSUN 10D 10 20 5,00 19 11 16,25 6 10 3,50 7 14 3,50 42 55 28,25 180,355 21 66 66 66 10189

67 46 İLAYDA TOPSAKAL 10B 8 20 3,00 19 11 16,25 8 9 5,75 6 16 2,00 41 56 27,00 180,328 11 67 67 67 10192

68 96 FATMA AYDIN 10A 11 16 7,00 12 14 8,50 8 9 5,75 6 18 1,50 37 57 22,75 179,608 20 68 68 68 10268

69 59 HİLAL ALTUĞ 10C 6 24 0,00 17 13 13,75 11 15 7,25 10 19 5,25 44 71 26,25 176,230 17 69 69 69 10584

70 74 SEMANE SEYED 10D 14 16 10,00 14 14 10,50 3 5 1,75 3 7 1,25 34 42 23,50 175,910 22 70 70 70 10613

71 43 ŞÜEDA ÖKSÜZ 10B 5 6 3,50 15 1 14,75 4 6 2,50 10 6 8,50 34 19 29,25 175,550 12 71 71 71 10642

72 92 SEHER KARADENİZ 10D 13 14 9,50 11 17 6,75 5 14 1,50 9 11 6,25 38 56 24,00 174,273 23 72 72 72 10769

73 342 YAĞMUR AZGIN 10B 5 19 0,25 13 12 10,00 9 8 7,00 11 14 7,50 38 53 24,75 172,388 13 73 73 73 10938

74 89 NAZAR     TUTAR 10B 10 15 6,25 13 16 9,00 4 8 2,00 11 14 7,50 38 53 24,75 170,358 14 74 74 74 11134

75 83 BİRCE KİŞİ 10D 6 13 2,75 14 9 11,75 5 5 3,75 10 11 7,25 35 38 25,50 169,823 24 75 75 75 11181

76 93 GÜZİDE KURT 10B 11 19 6,25 21 9 18,75 3 25 -3,25 14 16 10,00 49 69 31,75 169,690 15 76 76 76 11203

77 80 FADİME KURT 10B 12 16 8,00 15 12 12,00 4 4 3,00 31 32 23,00 165,310 16 77 77 77 11645

78 10 HACER ÇELİK 10D 10 13 6,75 14 12 11,00 5 13 1,75 6 16 2,00 35 54 21,50 164,760 25 78 78 78 11704

79 86 SUDENUR YETİŞEN 10C 10 14 6,50 13 14 9,50 6 9 3,75 3 16 -1,00 32 53 18,75 164,708 18 79 79 79 11712

80 310 DAMLANUR KOMAT 10B 9 21 3,75 18 12 15,00 3 9 0,75 9 17 4,75 39 59 24,25 161,023 17 80 80 80 12087

81 56 FATMA KALDIRIM 10A 10 19 5,25 16 14 12,50 5 25 -1,25 11 19 6,25 42 77 22,75 154,853 21 81 81 81 12602

82 302 RABİA ÇELİK 10A 9 17 4,75 16 14 12,50 4 16 0,00 8 17 3,75 37 64 21,00 154,160 22 82 82 82 12664

83 316 ZEYNEP YILDIRIM 10D 8 14 4,50 15 10 12,50 4 16 0,00 5 17 0,75 32 57 17,75 147,258 26 83 83 83 13209

84 323 MÜSEMMA TURGUT 10D 11 19 6,25 14 15 10,25 1 7 -0,75 4 15 0,25 30 56 16,00 145,063 27 84 84 84 13389

85 61 EDANUR YALÇIN 10A 9 19 4,25 13 15 9,25 4 12 1,00 5 16 1,00 31 62 15,50 144,768 23 85 85 85 13412

86 82 FATMA KACIR 10C 8 20 3,00 16 12 13,00 2 7 0,25 4 11 1,25 30 50 17,50 144,245 19 86 86 86 13462

87 322 RUHUGÜL ŞAHİN 10D 9 17 4,75 12 13 8,75 3 9 0,75 3 12 0,00 27 51 14,25 142,595 28 87 87 87 13602

88 317 ASUELABAYRAMOĞL 10C 11 19 6,25 13 17 8,75 1 9 -1,25 5 14 1,50 30 59 15,25 141,775 20 88 88 88 13664

89 85 YASEMİN ÇAKIR 10B 7 17 2,75 14 12 11,00 1 2 0,50 2 2 1,50 24 33 15,75 140,658 18 89 89 89 13741

90 303 İREM KOÇAK SJSJ 10A 12 18 7,50 12 10 9,50 4 26 -2,50 2 6 0,50 30 60 15,00 140,405 24 90 90 90 13758

91 311 HÜMEYRA KÖROĞLU 10C 8 13 4,75 17 9 14,75 0 6 -1,50 0 15 -3,75 25 43 14,25 136,805 21 91 91 91 13994

92 315 BUSEGÜL DEMİR 10C 9 15 5,25 7 14 3,50 2 2 1,50 3 13 -0,25 21 44 10,00 136,750 22 92 92 92 13999

93 306 EDANUR ASLAN 10C 8 21 2,75 13 13 9,75 3 6 1,50 1 11 -1,75 25 51 12,25 136,675 23 93 93 93 14001

94 94 SEMANURKURTOĞLU 10C 11 19 6,25 8 22 2,50 5 10 2,50 1 29 -6,25 25 80 5,00 132,150 24 94 94 94 14290

95 75 ELİF DEMİ*ANN 10A 7 21 1,75 13 16 9,00 3 12 0,00 4 19 -0,75 27 68 10,00 125,265 25 95 95 95 14693

96 341 NAZLICAN ARASLI 10B 7 23 1,25 9 21 3,75 2 4 1,00 4 24 -2,00 22 72 4,00 114,518 19 96 96 96 15210
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 10. SINIF DENEME SINAVI EV.19 L02 DS 03 97 97 97 16309

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,2 13,8 7,73 16,2 9,7 13,74 9,6 8,0 7,56 10,9 11,0 8,11 47,8 42,6 37,14 218,010

Okul Ortalaması 13,0 13,7 9,61 17,6 9,2 15,32 6,8 9,0 4,59 10,9 12,0 7,89 48,4 43,9 37,41 212,590

KATILIMLAR

97 71 ELİF TEMEL 10B 9 21 3,75 6 24 0,00 3 11 0,25 3 20 -2,00 21 76 2,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME SINAVI E.V.19 L03 DS 03 66 66 66 11536

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,6 9,1 12,28 14,3 7,2 12,49 11,1 6,1 9,58 10,9 8,0 8,92 50,9 30,3 43,27 238,620

Okul Ortalaması 19,9 7,6 18,02 15,9 5,4 14,50 12,6 6,0 11,07 13,7 7,3 11,89 62,1 26,3 55,48 276,810

KATILIMLAR

1 222 AYŞEN BİRİNCİ 11A 28 1 27,75 13 0 13,00 25 4 24,00 25 4 24,00 91 9 88,75 412,268 1 1 1 1 200

2 240 BUSE DURMUŞ 11B 23 4 22,00 15 3 14,25 26 1 25,75 24 4 23,00 88 12 85,00 397,588 1 2 2 2 330

3 108 GİZEM YILMAZ 11A 24 4 23,00 15 7 13,25 26 4 25,00 23 7 21,25 88 22 82,50 392,473 2 3 3 3 391

4 279 MELİKE KONDOLOT 11A 24 4 23,00 16 5 14,75 25 3 24,25 23 7 21,25 88 19 83,25 391,910 3 4 4 4 402

5 283 GAMZE AKDENİZ 11B 23 4 22,00 18 1 17,75 23 2 22,50 15 7 13,25 79 14 75,50 369,718 2 5 5 5 715

6 299 KÜBRA SÖNMEZ 11A 22 5 20,75 12 1 11,75 24 1 23,75 17 6 15,50 75 13 71,75 362,290 4 6 6 6 826

7 262 ÖYKÜ ÇEKER 11C 26 4 25,00 25 5 23,75 21 2 20,50 72 11 69,25 359,290 1 7 7 7 884

8 264 MEDİNE AKTAŞ 11B 23 5 21,75 21 4 20,00 19 6 17,50 21 9 18,75 84 24 78,00 359,055 3 8 8 8 890

9 267 H MEDİNE KÖSE 11A 20 6 18,50 11 1 10,75 23 1 22,75 22 5 20,75 76 13 72,75 355,885 5 9 9 9 955

10 292 ŞEVVAL OKUR 11D 24 5 22,75 20 4 19,00 24 3 23,25 1 0 1,00 69 12 66,00 355,435 1 10 10 10 960

11 294 EDANUR TERZİ 11C 28 2 27,50 23 4 22,00 19 5 17,75 70 11 67,25 352,238 2 11 11 11 1020

12 226 ŞEYDA KARAHAN 11B 18 7 16,25 11 2 10,50 23 5 21,75 24 6 22,50 76 20 71,00 344,260 4 12 12 12 1210

13 202 KÜBRA DEMİR 11B 23 6 21,50 18 6 16,50 18 3 17,25 17 12 14,00 76 27 69,25 339,993 5 13 13 13 1308

14 241 ELANUR ÇİLİNGİR 11B 24 5 22,75 16 5 14,75 18 5 16,75 15 4 14,00 73 19 68,25 338,995 6 14 14 14 1337

15 215 AYŞEGÜL KOMAN 11B 22 6 20,50 13 9 10,75 21 9 18,75 20 10 17,50 76 34 67,50 337,848 7 15 15 15 1367

16 238 BÜŞRA SEVİM 11C 27 3 26,25 26 4 25,00 14 2 13,50 67 9 64,75 332,018 3 16 16 16 1504

17 273 SILA KIZILASLAN 11C 23 6 21,50 20 5 18,75 20 6 18,50 63 17 58,75 323,795 4 17 17 17 1708

18 289 FATMANUR AKÇAY 11B 21 9 18,75 8 7 6,25 22 8 20,00 17 13 13,75 68 37 58,75 319,825 8 18 18 18 1810

19 260 ŞEVVAL ŞENTÜRK 11A 23 5 21,75 16 4 15,00 13 2 12,50 17 10 14,50 69 21 63,75 314,918 6 19 19 19 1960

20 296 DEMET SARIDOĞAN 11B 22 8 20,00 14 12 11,00 15 9 12,75 23 4 22,00 74 33 65,75 314,873 9 20 20 20 1962

21 229 RABİA TÜRKOĞLU 11B 15 3 14,25 10 3 9,25 23 6 21,50 16 9 13,75 64 21 58,75 314,845 10 21 21 21 1964

22 112 MİHRACEÇALIŞKAN 11A 18 9 15,75 13 4 12,00 20 5 18,75 15 12 12,00 66 30 58,50 309,800 7 22 22 22 2139

23 227 KADRİYE YILMAZ 11B 17 12 14,00 9 3 8,25 21 4 20,00 19 11 16,25 66 30 58,50 308,983 11 23 23 23 2159

24 298 HANZADE ATEŞ 11C 25 3 24,25 21 1 20,75 13 4 12,00 59 8 57,00 306,958 5 24 24 24 2215

25 266 ŞEYDANUR ÇELİK 11D 21 7 19,25 18 5 16,75 17 3 16,25 56 15 52,25 298,725 2 25 25 25 2499

26 245 RAVZA ERGÜN 11C 25 4 24,00 16 6 14,50 14 5 12,75 1 0 1,00 56 15 52,25 298,253 6 26 26 26 2513

27 207 ELİF ÇALIŞKAN 11A 15 15 11,25 13 7 11,25 18 9 15,75 25 5 23,75 71 36 62,00 297,073 8 27 27 27 2545

28 259 SEMA SERTOĞLU 11A 25 5 23,75 10 1 9,75 12 8 10,00 14 15 10,25 61 29 53,75 291,240 9 28 28 28 2719

29 232 MELEK TİRYAKİ 11D 27 3 26,25 27 2 26,50 7 11 4,25 61 16 57,00 288,700 3 29 29 29 2806

30 242 HAYRUNİSA YUMAK 11A 17 5 15,75 11 1 10,75 12 8 10,00 23 3 22,25 63 17 58,75 283,100 10 30 30 30 2997

31 189 ESRA YERLİKAYA 11B 19 9 16,75 19 2 18,50 11 8 9,00 49 19 44,25 281,223 12 31 31 31 3077

32 288 GÜLSÜN MERAL 11D 21 5 19,75 21 3 20,25 11 6 9,50 53 14 49,50 274,368 4 32 32 32 3347

33 225 FATMA ÇAKMAK 11C 22 8 20,00 24 6 22,50 8 7 6,25 1 0 1,00 55 21 49,75 265,838 7 33 33 33 3721

34 239 ELİF AKSAKAL 11B 11 7 9,25 11 0 11,00 18 4 17,00 9 3 8,25 49 14 45,50 264,180 13 34 34 34 3798

35 286 BEYZA TEMÜR 11B 14 8 12,00 12 2 11,50 11 2 10,50 18 5 16,75 55 17 50,75 260,708 14 35 35 35 3980

36 282 SEDEF BAYKAL 11A 18 11 15,25 12 6 10,50 12 13 8,75 17 10 14,50 59 40 49,00 259,060 11 36 36 36 4049

37 270 RABİA RANA KİKİ 11D 21 8 19,00 19 7 17,25 10 7 8,25 50 22 44,50 258,503 5 37 37 37 4078

38 275 SUNAY ERBAY 11C 16 8 14,00 18 3 17,25 14 7 12,25 48 18 43,50 257,573 8 38 38 38 4124

39 277 BEYZA PALA 11D 17 12 14,00 12 8 10,00 16 3 15,25 45 23 39,25 257,148 6 39 39 39 4149

40 244 ŞEYMUNRER *L * 11D 19 8 17,00 20 5 18,75 10 4 9,00 49 17 44,75 257,065 7 40 40 40 4151

41 285 İLKNUR BOZAT 11B 18 12 15,00 23 2 22,50 5 7 3,25 14 5 12,75 60 26 53,50 252,610 15 41 41 41 4339

42 287 ÖZLEYİŞ KÖKLÜCE 11C 25 4 24,00 18 10 15,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 17 42,75 251,428 9 42 42 42 4390

43 269 YAĞM URK UR 11D 24 6 22,50 25 4 24,00 2 4 1,00 51 14 47,50 251,215 8 43 43 43 4397

44 254 YEL*  SARİKAYA 11D 22 4 21,00 20 4 19,00 3 1 2,75 45 9 42,75 243,003 9 44 44 44 4794

45 120 EBRAR DURDU 11D 23 7 21,25 21 9 18,75 3 3 2,25 1 0 1,00 48 19 43,25 242,955 10 45 45 45 4795

46 246 ZÜMRİYE GÜÇLÜ 11C 22 8 20,00 20 9 17,75 6 11 3,25 48 28 41,00 238,633 10 46 46 46 5002

47 295 SEMANURÇALIŞKAN 11A 15 8 13,00 5 3 4,25 13 7 11,25 12 12 9,00 45 30 37,50 238,063 12 47 47 47 5041

48 233 AYÇA KORKUSUZ 11C 23 7 21,25 19 6 17,50 3 5 1,75 45 18 40,50 235,815 11 48 48 48 5165
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME SINAVI E.V.19 L03 DS 03 66 66 66 11536

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,6 9,1 12,28 14,3 7,2 12,49 11,1 6,1 9,58 10,9 8,0 8,92 50,9 30,3 43,27 238,620

Okul Ortalaması 19,9 7,6 18,02 15,9 5,4 14,50 12,6 6,0 11,07 13,7 7,3 11,89 62,1 26,3 55,48 276,810

KATILIMLAR

49 64 SÜMEYYE AKBAŞ 11C 21 9 18,75 19 11 16,25 5 17 0,75 3 4 2,00 48 41 37,75 221,485 12 49 49 49 5908

50 281 BEYZA KESKİN 11B 14 10 11,50 4 4 3,00 12 11 9,25 13 13 9,75 43 38 33,50 220,475 16 50 50 50 5952

51 22 11D 18 12 15,00 19 11 16,25 7 10 4,50 1 5 -0,25 45 38 35,50 220,173 11 51 51 51 5965

52 284 SILANUR ADIGÜZA 11B 15 11 12,25 19 5 17,75 5 8 3,00 11 14 7,50 50 38 40,50 219,373 17 52 52 52 6011

53 220 ZEYNEP AKÇAY 11D 18 10 15,50 23 4 22,00 41 14 37,50 212,435 12 53 53 53 6384

54 144 HAVVA KOKAYIT 11A 17 11 14,25 12 13 8,75 8 13 4,75 9 19 4,25 46 56 32,00 210,998 13 54 54 54 6465

55 268 HÜLYA MEMIŞ 11C 20 8 18,00 15 11 12,25 2 5 0,75 37 24 31,00 205,868 13 55 55 55 6758

56 208 EDANUR AYDIN 11B 17 13 13,75 15 7 13,25 2 11 -0,75 13 5 11,75 47 36 38,00 205,483 18 56 56 56 6772

57 252 REYHAN ALTUN 11A 17 9 14,75 8 2 7,50 8 15 4,25 6 16 2,00 39 42 28,50 203,525 14 57 57 57 6873

58 228 FATMA KORK AZ 11D 16 14 12,50 17 11 14,25 5 4 4,00 38 29 30,75 203,340 13 58 58 58 6885

59 291 ŞİMA YANIK 11B 12 9 9,75 5 1 4,75 6 5 4,75 16 7 14,25 39 22 33,50 202,993 19 59 59 59 6900

60 261 HAYRUNNİSAM MİŞ 11C 19 11 16,25 16 11 13,25 0 1 -0,25 35 23 29,25 195,610 14 60 60 60 7314

61 297 BEYZAKARATAY 11B 14 11 11,25 12 4 11,00 5 19 0,25 14 11 11,25 45 45 33,75 194,198 20 61 61 61 7399

62 216 SEMANUR BATTAL 11C 16 11 13,25 18 7 16,25 2 9 -0,25 36 27 29,25 189,400 15 62 62 62 7684

63 265 ESRA KÜÇÜK 11A 14 8 12,00 9 2 8,50 4 12 1,00 11 13 7,75 38 35 29,25 188,953 15 63 63 63 7723

64 73 BEYZAGÜMÜŞANELİ 11D 15 15 11,25 21 9 18,75 1 3 0,25 37 27 30,25 188,845 14 64 64 64 7725

65 249 SALİHA BAYRAK 11A 16 14 12,50 8 13 4,75 1 7 -0,75 7 8 5,00 32 42 21,50 168,868 16 65 65 65 8803

66 280 NİSANUR AKBAL 11D 13 12 10,00 11 15 7,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 29 16,75 155,970 15 66 66 66 9421
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