
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

1 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 30 10 27,50 13 2 12,50 26 8 24,00 12 7 10,25 81 27 74,25 347,538 1 1 23 23 1056

2 906 SİNEM KADAKAL 12B 32 4 31,00 15 1 14,75 16 4 15,00 9 4 8,00 72 13 68,75 325,298 1 2 40 40 1641

3 912 AYŞENURBAYRAK 12B 28 9 25,75 10 1 9,75 22 4 21,00 11 5 9,75 71 19 66,25 320,405 2 3 45 45 1808

4 917 BENNURDELİBALTA 12B 24 11 21,25 7 1 6,75 25 3 24,25 10 5 8,75 66 20 61,00 305,878 3 4 57 57 2378

5 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 34 4 33,00 16 1 15,75 14 3 13,25 64 8 62,00 304,790 1 5 59 59 2426

6 896 HİLAL MERCİMEK 12C 34 6 32,50 14 3 13,25 14 4 13,00 1 3 0,25 63 16 59,00 294,975 2 6 78 78 2936

7 334 PINAR AKBABA 12A 27 4 26,00 10 7 8,25 17 5 15,75 7 3 6,25 61 19 56,25 286,333 2 7 95 95 3487

8 897 DİLARA KAYA 12B 28 8 26,00 9 6 7,50 16 9 13,75 10 7 8,25 63 30 55,50 282,245 4 8 103 103 3795

9 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 30 8 28,00 17 2 16,50 11 2 10,50 58 12 55,00 281,030 3 9 106 106 3894

10 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 29 8 27,00 12 3 11,25 16 6 14,50 0 2 -0,50 57 19 52,25 274,633 4 10 113 113 4422

11 915 GÜL YILDIRIM 12B 23 2 22,50 2 1 1,75 19 5 17,75 10 4 9,00 54 12 51,00 270,005 5 11 121 121 4824

12 947 EBRAR AKTÜRK 12B 31 5 29,75 10 0 10,00 13 8 11,00 1 2 0,50 55 15 51,25 269,045 6 12 124 124 4905

13 889 SÜEDA  ERDAŞ 12A 26 6 24,50 7 0 7,00 17 5 15,75 4 5 2,75 54 16 50,00 267,325 3 13 127 127 5078

14 923 AYŞE TÜTÜNEK* 12B 25 3 24,25 9 4 8,00 16 8 14,00 6 8 4,00 56 23 50,25 266,810 7 14 128 128 5126

15 938 BERİVAN SAKA 12C 26 8 24,00 12 8 10,00 16 3 15,25 54 19 49,25 265,433 5 15 132 132 5246

16 956 SUDE TOPCU 12B 29 4 28,00 2 1 1,75 14 3 13,25 7 2 6,50 52 10 49,50 263,095 8 16 133 133 5457

17 0 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 31 6 29,50 2 0 2,00 13 5 11,75 7 7 5,25 53 18 48,50 259,320 9 17 134 134 5841

18 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 28 9 25,75 12 4 11,00 12 3 11,25 52 16 48,00 259,093 6 18 135 135 5871

19 927 BEYZANUR ÇELİK 12C 31 8 29,00 8 1 7,75 13 7 11,25 52 16 48,00 258,930 7 19 136 136 5888

20 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 22 6 20,50 5 9 2,75 53 26 46,50 258,900 4 20 137 137 5890

21 902 RÜMEYSA GÜÇLÜ 12B 27 6 25,50 12 2 11,50 13 8 11,00 2 10 -0,50 54 26 47,50 257,500 10 21 138 138 6036

22 955 BAHAR SEVİM 12C 33 7 31,25 14 5 12,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 52 15 48,25 255,910 8 22 140 140 6183

23 893 FEYZA NİŞANCI 12C 32 5 30,75 13 7 11,25 7 8 5,00 52 20 47,00 252,133 9 23 144 144 6615

24 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 29 9 26,75 5 0 5,00 10 15 6,25 11 8 9,00 55 32 47,00 250,513 5 24 146 146 6785

25 895 İREM GÜNEŞ 12A 23 12 20,00 7 1 6,75 14 5 12,75 7 6 5,50 51 24 45,00 249,050 6 25 147 147 6943

26 946 ZEHRA AKCAN 12A 16 7 14,25 1 0 1,00 19 3 18,25 11 1 10,75 47 11 44,25 248,540 7 26 148 148 7001

27 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 22 5 20,75 16 1 15,75 5 6 3,50 7 5 5,75 50 17 45,75 246,170 8 27 149 149 7289

28 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 29 11 26,25 14 5 12,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 50 23 44,25 244,510 10 28 152 152 7496

29 941 ELİF KESKİN 12C 29 7 27,25 17 3 16,25 4 10 1,50 50 20 45,00 243,928 11 29 153 153 7569

30 901 ZEHRA MERCAN 12A 23 6 21,50 3 0 3,00 16 5 14,75 4 4 3,00 46 15 42,25 241,968 9 30 154 154 7814

31 984 FUNDAKESEN 12C 29 5 27,75 14 5 12,75 3 0 3,00 46 10 43,50 239,928 12 31 155 155 8067

32 891 RABİA DURSUN 12B 22 15 18,25 9 2 8,50 10 2 9,50 9 10 6,50 50 29 42,75 239,815 11 32 156 156 8082

33 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 21 6 19,50 16 4 15,00 8 5 6,75 45 15 41,25 237,948 12 33 159 159 8330

34 926 GAYE KÖKLÜ 12C 30 10 27,50 11 6 9,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 48 23 42,25 237,608 13 34 161 161 8383

35 969 MERVE AYDINLI 12B 16 5 14,75 9 3 8,25 13 6 11,50 8 5 6,75 46 19 41,25 236,225 13 35 162 162 8590

36 990 FEYZANUR OLTULU 12C 26 14 22,50 14 3 13,25 9 14 5,50 49 31 41,25 234,368 14 36 164 164 8887

37 944 İREM UYSAL 12B 25 5 23,75 13 3 12,25 2 2 1,50 7 9 4,75 47 19 42,25 233,945 14 37 165 165 8928

38 957 ALEYNA BİRGÜL 12C 29 11 26,25 13 3 12,25 3 3 2,25 1 0 1,00 46 17 41,75 233,685 15 38 166 166 8969

39 959 ELMAS KORKMAZ 12C 28 9 25,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 45 12 42,00 233,393 16 39 167 167 9007

40 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 28 5 26,75 8 2 7,50 7 3 6,25 43 10 40,50 232,168 17 40 169 169 9186

41 916 BETÜL AKBAŞ 12C 25 12 22,00 11 5 9,75 10 7 8,25 46 24 40,00 231,920 18 41 170 170 9230

42 960 HATİCE KURT 12B 15 11 12,25 18 2 17,50 10 5 8,75 5 15 1,25 48 33 39,75 231,535 15 42 171 171 9284

43 988 SİNEM AYDIN 12C 27 10 24,50 16 1 15,75 2 5 0,75 45 16 41,00 230,805 19 43 172 172 9384

44 965 ZELİHA AKSOY 12C 25 9 22,75 8 8 6,00 11 4 10,00 44 21 38,75 228,850 20 44 175 175 9667

45 921 ZEYNEP DELİGÖZ 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 13 3 12,25 2 10 -0,50 43 23 37,25 225,485 16 45 178 178 10137

46 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 12 19,00 10 2 9,50 10 3 9,25 42 17 37,75 225,408 21 46 179 179 10148

47 974 MERYEM KOSDİK 12C 30 7 28,25 8 6 6,50 5 4 4,00 43 17 38,75 225,215 22 47 180 180 10185

48 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 26 14 22,50 13 6 11,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 46 31 38,25 224,878 23 48 181 181 10233
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

49 918 NAZLI CAMADAN 12C 26 12 23,00 12 8 10,00 9 15 5,25 47 35 38,25 224,573 24 49 182 182 10276

50 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 25 9 22,75 13 4 12,00 4 2 3,50 42 15 38,25 223,605 25 50 183 183 10427

51 967 FATMANUR KARA 12A 13 3 12,25 21 8 19,00 7 10 4,50 41 21 35,75 223,525 10 51 184 184 10437

52 994 GİZEM KOMAN 12B 23 11 20,25 14 3 13,25 3 2 2,50 4 6 2,50 44 22 38,50 223,273 17 52 185 185 10482

53 950 ZEHRA AKYAR 12A 27 7 25,25 8 6 6,50 6 25 -0,25 10 9 7,75 51 47 39,25 222,420 11 53 186 186 10634

54 899 AYŞENUR AYAN 12B 25 10 22,50 11 2 10,50 2 3 1,25 6 7 4,25 44 22 38,50 221,970 18 54 188 188 10694

55 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 20 15 16,25 8 0 8,00 10 10 7,50 7 9 4,75 45 34 36,50 219,223 12 55 190 190 11097

56 982 AYŞENUR KOSTİK 12C 22 9 19,75 14 4 13,00 5 5 3,75 41 18 36,50 218,278 26 56 192 192 11236

57 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 25 11 22,25 10 3 9,25 5 2 4,50 40 16 36,00 216,968 27 57 194 194 11458

58 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 6 9 3,75 5 8 3,00 42 26 35,50 213,965 19 58 195 195 11901

59 953 BESTE ERYILMAZ 12C 22 14 18,50 12 3 11,25 5 4 4,00 1 0 1,00 40 21 34,75 212,583 28 59 196 196 12106

60 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 17 8 15,00 5 2 4,50 12 2 11,50 3 7 1,25 37 19 32,25 208,863 20 60 199 199 12687

61 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 24 14 20,50 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 39 21 33,75 207,733 1 61 200 200 12884

62 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 18 12 15,00 13 3 12,25 6 3 5,25 37 18 32,50 206,515 29 62 201 201 13073

63 934 GÜLFATMA SAKA 12A 19 8 17,00 12 4 11,00 6 31 -1,75 10 8 8,00 47 51 34,25 205,873 13 63 203 203 13151

64 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 24 15 20,25 11 7 9,25 5 13 1,75 40 35 31,25 203,990 14 64 205 205 13453

65 0 ZEYNEP GÜNER 12A 17 14 13,50 4 2 3,50 11 6 9,50 6 5 4,75 38 27 31,25 203,628 15 65 206 206 13512

66 949 AYŞENUR KALKAN 12A 8 4 7,00 4 2 3,50 13 0 13,00 7 4 6,00 32 10 29,50 199,945 16 66 207 207 14098

67 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 25 10 22,50 7 7 5,25 4 10 1,50 36 27 29,25 195,288 17 67 208 208 14823

68 922 YAZEL ÇİL 12A 23 8 21,00 6 1 5,75 5 12 2,00 0 5 -1,25 34 26 27,50 188,695 18 68 210 210 15862

69 935 SEDEF İLİK 12B 23 10 20,50 5 5 3,75 3 9 0,75 31 24 25,00 181,115 21 69 213 213 16970

70 987 MELİKE İLİ 12C 21 12 18,00 8 10 5,50 3 6 1,50 32 28 25,00 180,190 30 70 214 214 17082

71 985 SEVDA KORKMAZ 12A 9 8 7,00 6 9 3,75 10 5 8,75 3 3 2,25 28 25 21,75 173,738 19 71 216 216 17953

72 962 KADRİYE GÜVELİ 12A 14 7 12,25 4 2 3,50 6 4 5,00 2 2 1,50 26 15 22,25 173,190 20 72 217 217 18023

73 964 AÇELYA DEMİR 12A 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 8 17,00 154,690 21 73 221 221 20119

74 948 SÜMEYYE KALKAN 12C 7 0 7,00 7 0 7,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

1 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 30 10 27,50 13 2 12,50 26 8 24,00 12 7 10,25 81 27 74,25 347,538 1 1 23 23 1056

2 906 SİNEM KADAKAL 12B 32 4 31,00 15 1 14,75 16 4 15,00 9 4 8,00 72 13 68,75 325,298 1 2 40 40 1641

3 912 AYŞENURBAYRAK 12B 28 9 25,75 10 1 9,75 22 4 21,00 11 5 9,75 71 19 66,25 320,405 2 3 45 45 1808

4 917 BENNURDELİBALTA 12B 24 11 21,25 7 1 6,75 25 3 24,25 10 5 8,75 66 20 61,00 305,878 3 4 57 57 2378

5 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 34 4 33,00 16 1 15,75 14 3 13,25 64 8 62,00 304,790 1 5 59 59 2426

6 896 HİLAL MERCİMEK 12C 34 6 32,50 14 3 13,25 14 4 13,00 1 3 0,25 63 16 59,00 294,975 2 6 78 78 2936

7 334 PINAR AKBABA 12A 27 4 26,00 10 7 8,25 17 5 15,75 7 3 6,25 61 19 56,25 286,333 2 7 95 95 3487

8 897 DİLARA KAYA 12B 28 8 26,00 9 6 7,50 16 9 13,75 10 7 8,25 63 30 55,50 282,245 4 8 103 103 3795

9 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 30 8 28,00 17 2 16,50 11 2 10,50 58 12 55,00 281,030 3 9 106 106 3894

10 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 29 8 27,00 12 3 11,25 16 6 14,50 0 2 -0,50 57 19 52,25 274,633 4 10 113 113 4422

11 915 GÜL YILDIRIM 12B 23 2 22,50 2 1 1,75 19 5 17,75 10 4 9,00 54 12 51,00 270,005 5 11 121 121 4824

12 947 EBRAR AKTÜRK 12B 31 5 29,75 10 0 10,00 13 8 11,00 1 2 0,50 55 15 51,25 269,045 6 12 124 124 4905

13 889 SÜEDA  ERDAŞ 12A 26 6 24,50 7 0 7,00 17 5 15,75 4 5 2,75 54 16 50,00 267,325 3 13 127 127 5078

14 923 AYŞE TÜTÜNEK* 12B 25 3 24,25 9 4 8,00 16 8 14,00 6 8 4,00 56 23 50,25 266,810 7 14 128 128 5126

15 938 BERİVAN SAKA 12C 26 8 24,00 12 8 10,00 16 3 15,25 54 19 49,25 265,433 5 15 132 132 5246

16 956 SUDE TOPCU 12B 29 4 28,00 2 1 1,75 14 3 13,25 7 2 6,50 52 10 49,50 263,095 8 16 133 133 5457

17 0 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 31 6 29,50 2 0 2,00 13 5 11,75 7 7 5,25 53 18 48,50 259,320 9 17 134 134 5841

18 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 28 9 25,75 12 4 11,00 12 3 11,25 52 16 48,00 259,093 6 18 135 135 5871

19 927 BEYZANUR ÇELİK 12C 31 8 29,00 8 1 7,75 13 7 11,25 52 16 48,00 258,930 7 19 136 136 5888

20 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 22 6 20,50 5 9 2,75 53 26 46,50 258,900 4 20 137 137 5890

21 902 RÜMEYSA GÜÇLÜ 12B 27 6 25,50 12 2 11,50 13 8 11,00 2 10 -0,50 54 26 47,50 257,500 10 21 138 138 6036

22 955 BAHAR SEVİM 12C 33 7 31,25 14 5 12,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 52 15 48,25 255,910 8 22 140 140 6183

23 893 FEYZA NİŞANCI 12C 32 5 30,75 13 7 11,25 7 8 5,00 52 20 47,00 252,133 9 23 144 144 6615

24 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 29 9 26,75 5 0 5,00 10 15 6,25 11 8 9,00 55 32 47,00 250,513 5 24 146 146 6785

25 895 İREM GÜNEŞ 12A 23 12 20,00 7 1 6,75 14 5 12,75 7 6 5,50 51 24 45,00 249,050 6 25 147 147 6943

26 946 ZEHRA AKCAN 12A 16 7 14,25 1 0 1,00 19 3 18,25 11 1 10,75 47 11 44,25 248,540 7 26 148 148 7001

27 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 22 5 20,75 16 1 15,75 5 6 3,50 7 5 5,75 50 17 45,75 246,170 8 27 149 149 7289

28 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 29 11 26,25 14 5 12,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 50 23 44,25 244,510 10 28 152 152 7496

29 941 ELİF KESKİN 12C 29 7 27,25 17 3 16,25 4 10 1,50 50 20 45,00 243,928 11 29 153 153 7569

30 901 ZEHRA MERCAN 12A 23 6 21,50 3 0 3,00 16 5 14,75 4 4 3,00 46 15 42,25 241,968 9 30 154 154 7814

31 984 FUNDAKESEN 12C 29 5 27,75 14 5 12,75 3 0 3,00 46 10 43,50 239,928 12 31 155 155 8067

32 891 RABİA DURSUN 12B 22 15 18,25 9 2 8,50 10 2 9,50 9 10 6,50 50 29 42,75 239,815 11 32 156 156 8082

33 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 21 6 19,50 16 4 15,00 8 5 6,75 45 15 41,25 237,948 12 33 159 159 8330

34 926 GAYE KÖKLÜ 12C 30 10 27,50 11 6 9,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 48 23 42,25 237,608 13 34 161 161 8383

35 969 MERVE AYDINLI 12B 16 5 14,75 9 3 8,25 13 6 11,50 8 5 6,75 46 19 41,25 236,225 13 35 162 162 8590

36 990 FEYZANUR OLTULU 12C 26 14 22,50 14 3 13,25 9 14 5,50 49 31 41,25 234,368 14 36 164 164 8887

37 944 İREM UYSAL 12B 25 5 23,75 13 3 12,25 2 2 1,50 7 9 4,75 47 19 42,25 233,945 14 37 165 165 8928

38 957 ALEYNA BİRGÜL 12C 29 11 26,25 13 3 12,25 3 3 2,25 1 0 1,00 46 17 41,75 233,685 15 38 166 166 8969

39 959 ELMAS KORKMAZ 12C 28 9 25,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 45 12 42,00 233,393 16 39 167 167 9007

40 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 28 5 26,75 8 2 7,50 7 3 6,25 43 10 40,50 232,168 17 40 169 169 9186

41 916 BETÜL AKBAŞ 12C 25 12 22,00 11 5 9,75 10 7 8,25 46 24 40,00 231,920 18 41 170 170 9230

42 960 HATİCE KURT 12B 15 11 12,25 18 2 17,50 10 5 8,75 5 15 1,25 48 33 39,75 231,535 15 42 171 171 9284

43 988 SİNEM AYDIN 12C 27 10 24,50 16 1 15,75 2 5 0,75 45 16 41,00 230,805 19 43 172 172 9384

44 965 ZELİHA AKSOY 12C 25 9 22,75 8 8 6,00 11 4 10,00 44 21 38,75 228,850 20 44 175 175 9667

45 921 ZEYNEP DELİGÖZ 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 13 3 12,25 2 10 -0,50 43 23 37,25 225,485 16 45 178 178 10137

46 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 12 19,00 10 2 9,50 10 3 9,25 42 17 37,75 225,408 21 46 179 179 10148

47 974 MERYEM KOSDİK 12C 30 7 28,25 8 6 6,50 5 4 4,00 43 17 38,75 225,215 22 47 180 180 10185

48 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 26 14 22,50 13 6 11,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 46 31 38,25 224,878 23 48 181 181 10233
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
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BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

49 918 NAZLI CAMADAN 12C 26 12 23,00 12 8 10,00 9 15 5,25 47 35 38,25 224,573 24 49 182 182 10276

50 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 25 9 22,75 13 4 12,00 4 2 3,50 42 15 38,25 223,605 25 50 183 183 10427

51 967 FATMANUR KARA 12A 13 3 12,25 21 8 19,00 7 10 4,50 41 21 35,75 223,525 10 51 184 184 10437

52 994 GİZEM KOMAN 12B 23 11 20,25 14 3 13,25 3 2 2,50 4 6 2,50 44 22 38,50 223,273 17 52 185 185 10482

53 950 ZEHRA AKYAR 12A 27 7 25,25 8 6 6,50 6 25 -0,25 10 9 7,75 51 47 39,25 222,420 11 53 186 186 10634

54 899 AYŞENUR AYAN 12B 25 10 22,50 11 2 10,50 2 3 1,25 6 7 4,25 44 22 38,50 221,970 18 54 188 188 10694

55 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 20 15 16,25 8 0 8,00 10 10 7,50 7 9 4,75 45 34 36,50 219,223 12 55 190 190 11097

56 982 AYŞENUR KOSTİK 12C 22 9 19,75 14 4 13,00 5 5 3,75 41 18 36,50 218,278 26 56 192 192 11236

57 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 25 11 22,25 10 3 9,25 5 2 4,50 40 16 36,00 216,968 27 57 194 194 11458

58 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 6 9 3,75 5 8 3,00 42 26 35,50 213,965 19 58 195 195 11901

59 953 BESTE ERYILMAZ 12C 22 14 18,50 12 3 11,25 5 4 4,00 1 0 1,00 40 21 34,75 212,583 28 59 196 196 12106

60 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 17 8 15,00 5 2 4,50 12 2 11,50 3 7 1,25 37 19 32,25 208,863 20 60 199 199 12687

61 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 24 14 20,50 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 39 21 33,75 207,733 1 61 200 200 12884

62 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 18 12 15,00 13 3 12,25 6 3 5,25 37 18 32,50 206,515 29 62 201 201 13073

63 934 GÜLFATMA SAKA 12A 19 8 17,00 12 4 11,00 6 31 -1,75 10 8 8,00 47 51 34,25 205,873 13 63 203 203 13151

64 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 24 15 20,25 11 7 9,25 5 13 1,75 40 35 31,25 203,990 14 64 205 205 13453

65 0 ZEYNEP GÜNER 12A 17 14 13,50 4 2 3,50 11 6 9,50 6 5 4,75 38 27 31,25 203,628 15 65 206 206 13512

66 949 AYŞENUR KALKAN 12A 8 4 7,00 4 2 3,50 13 0 13,00 7 4 6,00 32 10 29,50 199,945 16 66 207 207 14098

67 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 25 10 22,50 7 7 5,25 4 10 1,50 36 27 29,25 195,288 17 67 208 208 14823

68 922 YAZEL ÇİL 12A 23 8 21,00 6 1 5,75 5 12 2,00 0 5 -1,25 34 26 27,50 188,695 18 68 210 210 15862

69 935 SEDEF İLİK 12B 23 10 20,50 5 5 3,75 3 9 0,75 31 24 25,00 181,115 21 69 213 213 16970

70 987 MELİKE İLİ 12C 21 12 18,00 8 10 5,50 3 6 1,50 32 28 25,00 180,190 30 70 214 214 17082

71 985 SEVDA KORKMAZ 12A 9 8 7,00 6 9 3,75 10 5 8,75 3 3 2,25 28 25 21,75 173,738 19 71 216 216 17953

72 962 KADRİYE GÜVELİ 12A 14 7 12,25 4 2 3,50 6 4 5,00 2 2 1,50 26 15 22,25 173,190 20 72 217 217 18023

73 964 AÇELYA DEMİR 12A 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 8 17,00 154,690 21 73 221 221 20119

74 948 SÜMEYYE KALKAN 12C 7 0 7,00 7 0 7,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

1 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 30 10 27,50 13 2 12,50 26 8 24,00 12 7 10,25 81 27 74,25 347,538 1 1 23 23 1056

2 906 SİNEM KADAKAL 12B 32 4 31,00 15 1 14,75 16 4 15,00 9 4 8,00 72 13 68,75 325,298 1 2 40 40 1641

3 912 AYŞENURBAYRAK 12B 28 9 25,75 10 1 9,75 22 4 21,00 11 5 9,75 71 19 66,25 320,405 2 3 45 45 1808

4 917 BENNURDELİBALTA 12B 24 11 21,25 7 1 6,75 25 3 24,25 10 5 8,75 66 20 61,00 305,878 3 4 57 57 2378

5 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 34 4 33,00 16 1 15,75 14 3 13,25 64 8 62,00 304,790 1 5 59 59 2426

6 896 HİLAL MERCİMEK 12C 34 6 32,50 14 3 13,25 14 4 13,00 1 3 0,25 63 16 59,00 294,975 2 6 78 78 2936

7 334 PINAR AKBABA 12A 27 4 26,00 10 7 8,25 17 5 15,75 7 3 6,25 61 19 56,25 286,333 2 7 95 95 3487

8 897 DİLARA KAYA 12B 28 8 26,00 9 6 7,50 16 9 13,75 10 7 8,25 63 30 55,50 282,245 4 8 103 103 3795

9 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 30 8 28,00 17 2 16,50 11 2 10,50 58 12 55,00 281,030 3 9 106 106 3894

10 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 29 8 27,00 12 3 11,25 16 6 14,50 0 2 -0,50 57 19 52,25 274,633 4 10 113 113 4422

11 915 GÜL YILDIRIM 12B 23 2 22,50 2 1 1,75 19 5 17,75 10 4 9,00 54 12 51,00 270,005 5 11 121 121 4824

12 947 EBRAR AKTÜRK 12B 31 5 29,75 10 0 10,00 13 8 11,00 1 2 0,50 55 15 51,25 269,045 6 12 124 124 4905

13 889 SÜEDA  ERDAŞ 12A 26 6 24,50 7 0 7,00 17 5 15,75 4 5 2,75 54 16 50,00 267,325 3 13 127 127 5078

14 923 AYŞE TÜTÜNEK* 12B 25 3 24,25 9 4 8,00 16 8 14,00 6 8 4,00 56 23 50,25 266,810 7 14 128 128 5126

15 938 BERİVAN SAKA 12C 26 8 24,00 12 8 10,00 16 3 15,25 54 19 49,25 265,433 5 15 132 132 5246

16 956 SUDE TOPCU 12B 29 4 28,00 2 1 1,75 14 3 13,25 7 2 6,50 52 10 49,50 263,095 8 16 133 133 5457

17 0 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 31 6 29,50 2 0 2,00 13 5 11,75 7 7 5,25 53 18 48,50 259,320 9 17 134 134 5841

18 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 28 9 25,75 12 4 11,00 12 3 11,25 52 16 48,00 259,093 6 18 135 135 5871

19 927 BEYZANUR ÇELİK 12C 31 8 29,00 8 1 7,75 13 7 11,25 52 16 48,00 258,930 7 19 136 136 5888

20 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 22 6 20,50 5 9 2,75 53 26 46,50 258,900 4 20 137 137 5890

21 902 RÜMEYSA GÜÇLÜ 12B 27 6 25,50 12 2 11,50 13 8 11,00 2 10 -0,50 54 26 47,50 257,500 10 21 138 138 6036

22 955 BAHAR SEVİM 12C 33 7 31,25 14 5 12,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 52 15 48,25 255,910 8 22 140 140 6183

23 893 FEYZA NİŞANCI 12C 32 5 30,75 13 7 11,25 7 8 5,00 52 20 47,00 252,133 9 23 144 144 6615

24 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 29 9 26,75 5 0 5,00 10 15 6,25 11 8 9,00 55 32 47,00 250,513 5 24 146 146 6785

25 895 İREM GÜNEŞ 12A 23 12 20,00 7 1 6,75 14 5 12,75 7 6 5,50 51 24 45,00 249,050 6 25 147 147 6943

26 946 ZEHRA AKCAN 12A 16 7 14,25 1 0 1,00 19 3 18,25 11 1 10,75 47 11 44,25 248,540 7 26 148 148 7001

27 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 22 5 20,75 16 1 15,75 5 6 3,50 7 5 5,75 50 17 45,75 246,170 8 27 149 149 7289

28 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 29 11 26,25 14 5 12,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 50 23 44,25 244,510 10 28 152 152 7496

29 941 ELİF KESKİN 12C 29 7 27,25 17 3 16,25 4 10 1,50 50 20 45,00 243,928 11 29 153 153 7569

30 901 ZEHRA MERCAN 12A 23 6 21,50 3 0 3,00 16 5 14,75 4 4 3,00 46 15 42,25 241,968 9 30 154 154 7814

31 984 FUNDAKESEN 12C 29 5 27,75 14 5 12,75 3 0 3,00 46 10 43,50 239,928 12 31 155 155 8067

32 891 RABİA DURSUN 12B 22 15 18,25 9 2 8,50 10 2 9,50 9 10 6,50 50 29 42,75 239,815 11 32 156 156 8082

33 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 21 6 19,50 16 4 15,00 8 5 6,75 45 15 41,25 237,948 12 33 159 159 8330

34 926 GAYE KÖKLÜ 12C 30 10 27,50 11 6 9,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 48 23 42,25 237,608 13 34 161 161 8383

35 969 MERVE AYDINLI 12B 16 5 14,75 9 3 8,25 13 6 11,50 8 5 6,75 46 19 41,25 236,225 13 35 162 162 8590

36 990 FEYZANUR OLTULU 12C 26 14 22,50 14 3 13,25 9 14 5,50 49 31 41,25 234,368 14 36 164 164 8887

37 944 İREM UYSAL 12B 25 5 23,75 13 3 12,25 2 2 1,50 7 9 4,75 47 19 42,25 233,945 14 37 165 165 8928

38 957 ALEYNA BİRGÜL 12C 29 11 26,25 13 3 12,25 3 3 2,25 1 0 1,00 46 17 41,75 233,685 15 38 166 166 8969

39 959 ELMAS KORKMAZ 12C 28 9 25,75 17 2 16,50 0 1 -0,25 45 12 42,00 233,393 16 39 167 167 9007

40 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 28 5 26,75 8 2 7,50 7 3 6,25 43 10 40,50 232,168 17 40 169 169 9186

41 916 BETÜL AKBAŞ 12C 25 12 22,00 11 5 9,75 10 7 8,25 46 24 40,00 231,920 18 41 170 170 9230

42 960 HATİCE KURT 12B 15 11 12,25 18 2 17,50 10 5 8,75 5 15 1,25 48 33 39,75 231,535 15 42 171 171 9284

43 988 SİNEM AYDIN 12C 27 10 24,50 16 1 15,75 2 5 0,75 45 16 41,00 230,805 19 43 172 172 9384

44 965 ZELİHA AKSOY 12C 25 9 22,75 8 8 6,00 11 4 10,00 44 21 38,75 228,850 20 44 175 175 9667

45 921 ZEYNEP DELİGÖZ 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 13 3 12,25 2 10 -0,50 43 23 37,25 225,485 16 45 178 178 10137

46 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 12 19,00 10 2 9,50 10 3 9,25 42 17 37,75 225,408 21 46 179 179 10148

47 974 MERYEM KOSDİK 12C 30 7 28,25 8 6 6,50 5 4 4,00 43 17 38,75 225,215 22 47 180 180 10185

48 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 26 14 22,50 13 6 11,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 46 31 38,25 224,878 23 48 181 181 10233
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZRekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 3. DENEME TYT 1. OTURUM 74 230 230 23559

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,4 10,8 18,70 9,7 4,2 8,65 9,9 5,5 8,49 3,7 5,2 2,43 44,7 25,7 38,27 224,890

Okul Ortalaması 24,3 8,4 22,22 9,9 3,0 9,11 10,2 5,8 8,75 5,2 5,7 3,79 49,6 22,8 43,87 238,880

KATILIMLAR

49 918 NAZLI CAMADAN 12C 26 12 23,00 12 8 10,00 9 15 5,25 47 35 38,25 224,573 24 49 182 182 10276

50 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 25 9 22,75 13 4 12,00 4 2 3,50 42 15 38,25 223,605 25 50 183 183 10427

51 967 FATMANUR KARA 12A 13 3 12,25 21 8 19,00 7 10 4,50 41 21 35,75 223,525 10 51 184 184 10437

52 994 GİZEM KOMAN 12B 23 11 20,25 14 3 13,25 3 2 2,50 4 6 2,50 44 22 38,50 223,273 17 52 185 185 10482

53 950 ZEHRA AKYAR 12A 27 7 25,25 8 6 6,50 6 25 -0,25 10 9 7,75 51 47 39,25 222,420 11 53 186 186 10634

54 899 AYŞENUR AYAN 12B 25 10 22,50 11 2 10,50 2 3 1,25 6 7 4,25 44 22 38,50 221,970 18 54 188 188 10694

55 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 20 15 16,25 8 0 8,00 10 10 7,50 7 9 4,75 45 34 36,50 219,223 12 55 190 190 11097

56 982 AYŞENUR KOSTİK 12C 22 9 19,75 14 4 13,00 5 5 3,75 41 18 36,50 218,278 26 56 192 192 11236

57 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 25 11 22,25 10 3 9,25 5 2 4,50 40 16 36,00 216,968 27 57 194 194 11458

58 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 6 9 3,75 5 8 3,00 42 26 35,50 213,965 19 58 195 195 11901

59 953 BESTE ERYILMAZ 12C 22 14 18,50 12 3 11,25 5 4 4,00 1 0 1,00 40 21 34,75 212,583 28 59 196 196 12106

60 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 17 8 15,00 5 2 4,50 12 2 11,50 3 7 1,25 37 19 32,25 208,863 20 60 199 199 12687

61 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 24 14 20,50 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 39 21 33,75 207,733 1 61 200 200 12884

62 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 18 12 15,00 13 3 12,25 6 3 5,25 37 18 32,50 206,515 29 62 201 201 13073

63 934 GÜLFATMA SAKA 12A 19 8 17,00 12 4 11,00 6 31 -1,75 10 8 8,00 47 51 34,25 205,873 13 63 203 203 13151

64 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 24 15 20,25 11 7 9,25 5 13 1,75 40 35 31,25 203,990 14 64 205 205 13453

65 0 ZEYNEP GÜNER 12A 17 14 13,50 4 2 3,50 11 6 9,50 6 5 4,75 38 27 31,25 203,628 15 65 206 206 13512

66 949 AYŞENUR KALKAN 12A 8 4 7,00 4 2 3,50 13 0 13,00 7 4 6,00 32 10 29,50 199,945 16 66 207 207 14098

67 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 25 10 22,50 7 7 5,25 4 10 1,50 36 27 29,25 195,288 17 67 208 208 14823

68 922 YAZEL ÇİL 12A 23 8 21,00 6 1 5,75 5 12 2,00 0 5 -1,25 34 26 27,50 188,695 18 68 210 210 15862

69 935 SEDEF İLİK 12B 23 10 20,50 5 5 3,75 3 9 0,75 31 24 25,00 181,115 21 69 213 213 16970

70 987 MELİKE İLİ 12C 21 12 18,00 8 10 5,50 3 6 1,50 32 28 25,00 180,190 30 70 214 214 17082

71 985 SEVDA KORKMAZ 12A 9 8 7,00 6 9 3,75 10 5 8,75 3 3 2,25 28 25 21,75 173,738 19 71 216 216 17953

72 962 KADRİYE GÜVELİ 12A 14 7 12,25 4 2 3,50 6 4 5,00 2 2 1,50 26 15 22,25 173,190 20 72 217 217 18023

73 964 AÇELYA DEMİR 12A 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 8 17,00 154,690 21 73 221 221 20119

74 948 SÜMEYYE KALKAN 12C 7 0 7,00 7 0 7,00
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