
KURUM -  SÖZEL SIRALI(100) ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Li AYT KURUMSAL-1 6216 130 61 69

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TDE-SOSYAL SOSYAL BİL MATEMATİK FEN BİLİML Toplam SAYISALEŞİT AĞI SÖZEL TYT Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 914 - NURDAN ÇALIŞKAN 12/C 23 8 21.00 18 4 17.00 10 3 9.25 0 0 0.00 51 15 47.25 184.75 248.17 270.12 242.50 152 2 1 1 1

2 938 - BERİVAN SAKA 12/C 21 10 18.50 25 7 23.25 7 4 6.00 0 0 0.00 53 21 47.75 155.67 211.90 262.83 194.17 189 3 2 2 2

3 959 - ELMAS KORKMAZ 12/C 24 6 22.50 24 6 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 48 12 45.00 123.33 191.12 258.31 158.33 222 4 3 3 3

4 977 - NURSİMA AKBAŞ 12/C 22 10 19.50 17 7 15.25 1 6 -0.50 0 0 0.00 40 23 34.75 147.17 205.90 252.29 221.67 271 5 4 4 4

5 955 - BAHAR SEVİM 12/C 20 15 16.25 28 17 23.75 2 3 1.25 0 0 0.00 50 35 38.75 143.75 192.65 252.19 200.00 272 6 5 5 5

6 934 - GÜLFATMA SAKA 12/A 17 13 13.75 21 13 17.75 0 0 0.00 9 13 5.75 47 39 37.25 165.58 188.58 242.09 220.00 360 8 6 6 1

7 984 - FUNDA KESEN 12/C 20 11 17.25 21 12 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 23 35.25 133.00 184.40 238.88 182.50 399 9 7 7 6

8 941 - ELİF KESK* 12/C 23 13 19.75 18 14 14.50 5 4 4.00 0 0 0.00 46 31 38.25 147.33 206.70 238.27 188.33 413 10 8 8 7

9 974 - MERYEM KOSDİK 12/C 19 12 16.00 20 8 18.00 1 0 1.00 0 0 0.00 40 20 35.00 138.33 187.03 238.00 188.33 418 11 9 9 8

10 988 - SİNEM AYDIN 12/C 18 9 15.75 19 5 17.75 0 0 0.00 0 0 0.00 37 14 33.75 135.67 182.97 236.75 189.17 433 12 10 10 9

11 963 - BÜŞRA ÇEÇEN 12/C 19 11 16.25 19 6 17.50 6 1 5.75 0 0 0.00 44 18 38.50 151.92 201.80 234.14 186.67 463 13 11 11 10

12 927 - BEYZA NUR ÇELİK 12/C 21 13 17.75 13 10 10.50 4 4 3.00 0 0 0.00 38 27 31.25 154.00 207.27 230.40 212.50 511 14 12 12 11

13 918 - NAZLI CAMADAN 12/C 18 22 12.50 21 19 16.25 4 18 -0.50 3 10 0.50 46 69 29.25 143.37 179.50 230.05 207.50 519 15 13 13 12

14 926 - GAYE KÖKLÜ 12/C 18 9 15.75 17 3 16.25 3 6 1.50 0 0 0.00 38 18 33.50 137.83 185.45 229.34 183.33 533 16 14 14 13

15 893 - FEYZA NİŞANCI 12/C 15 22 9.50 26 12 23.00 4 9 1.75 0 0 0.00 45 43 34.25 136.92 165.03 229.06 179.17 541 17 15 15 14

16 978 - NURGÜL AKAGÜNDÜZ 12/C 18 12 15.00 20 7 18.25 4 4 3.00 0 0 0.00 42 23 35.25 141.33 185.77 228.43 180.83 550 18 16 16 15

17 936 - GÜLHANIM *RAER 12/C 14 26 7.50 27 19 22.25 2 2 1.50 0 0 0.00 43 47 29.00 140.17 162.50 218.72 189.17 702 20 17 17 16

18 957 - ALEYNA BİRGÜL 12/C 11 19 6.25 23 15 19.25 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 25.50 135.33 154.78 212.93 188.33 809 22 18 18 17

19 965 - ZELİHA AKSOY 12/0 17 8 15.00 8 1 7.75 8 2 7.50 0 0 0.00 33 11 30.25 163.83 208.52 208.65 203.33 929 24 19 19 1

20 948 - SÜMEYYE KALKAN 12/C 9 11 6.25 22 6 20.50 0 0 0.00 0 0 0.00 31 17 26.75 127.00 145.75 207.68 167.50 953 25 20 20 18

21 916 - BETÜL AKBAŞ 12/C 8 18 3.50 22 12 19.00 5 3 4.25 0 0 0.00 35 33 26.75 148.75 158.47 203.00 190.00 1085 26 21 21 19

22 971 - ZEYNEP DEVELİ 12/C 19 14 15.50 11 1 10.75 0 5 -1.25 0 0 0.00 30 20 26.25 118.92 165.55 202.27 156.67 1110 27 22 22 20

23 982 - AYŞE KOSTİK 12/C 11 19 6.25 18 10 15.50 5 5 3.75 0 0 0.00 34 34 25.50 138.58 157.78 192.71 168.33 1436 29 23 23 21

24 896 - HİLAL MERCİMEK 12/C 18 12 15.00 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 24 15 20.25 162.08 208.42 192.67 215.83 1437 30 24 24 22

25 953 - BESTE ERYILMAZ 12/C 14 12 11.00 8 2 7.50 5 3 4.25 0 0 0.00 27 17 22.75 149.75 183.22 192.28 192.50 1462 32 25 25 23

26 922 - YAZEL ÇİL 12/A 8 3 7.25 13 5 11.75 4 4 3.00 3 8 1.00 28 20 23.00 143.08 161.37 188.56 177.50 1606 33 26 26 2

27 981 - SEDANUR ŞİMŞEK 12/C 13 7 11.25 9 8 7.00 1 2 0.50 0 0 0.00 23 17 18.75 133.50 167.32 186.98 180.00 1679 34 27 27 24

28 911 - ESRA ÇAHMUTOĞLU 12/B 3 1 2.75 9 2 8.50 7 3 6.25 8 11 5.25 27 17 22.75 186.79 179.00 186.39 230.00 1703 35 28 28 1

29 903 - MELİKE KARAKOYUN 12/C 15 13 11.75 0 0 0.00 7 5 5.75 0 0 0.00 22 18 17.50 167.25 203.42 186.17 225.00 1716 36 29 29 25

30 993 - AHSEN ÇAPHAN 12/A 2 0 2.00 0 0 0.00 14 14 10.50 12 11 9.25 28 25 21.75 230.47 208.50 177.00 277.50 2161 37 30 30 3

31 906 - SİNEM KADAKAL 12/B 9 7 7.25 0 0 0.00 10 4 9.00 10 13 6.75 29 24 23.00 197.55 198.83 171.83 225.83 2427 39 31 31 2

32 986 - İLKNUR AKTÜRK 12/C 9 8 7.00 11 8 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 16 16.00 122.67 145.05 171.41 156.67 2451 40 32 32 26

33 905 - ŞEYDA DURULMUŞ 12/C 11 5 9.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 12 6 10.50 138.58 167.45 165.20 190.83 2822 44 33 33 27

34 954 - REYMA ALTUNTAŞ 12/B 0 0 0.00 9 3 8.25 1 6 -0.50 14 7 12.25 24 16 20.50 175.09 137.83 164.70 198.33 2840 45 34 34 3

35 908 - NURDAN ERYILMAZ 12/C 12 11 9.25 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 18 13 14.75 152.50 180.75 164.25 190.00 2870 46 35 35 28

36 892 - MELİKE OĞURLU 12/C 18 12 15.00 0 0 0.00 4 5 2.75 0 0 0.00 22 17 17.75 125.25 170.82 162.57 142.50 2964 48 36 36 29

37 990 - FEYZANUR OLTULU 12/C 11 24 5.00 7 8 5.00 3 6 1.50 0 0 0.00 21 38 11.50 133.83 148.57 158.61 173.33 3213 52 37 37 30

38 913 - KÜBRANUR KOCATÜRK 12/A 5 2 4.50 0 0 0.00 15 14 11.50 13 15 9.25 33 31 25.25 205.29 190.33 155.83 205.83 3387 55 38 38 4

39 923 - AYŞE TÜTÜNEKEN 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 6.25 14 13 10.75 23 24 17.00 206.00 173.75 155.00 237.50 3435 56 39 39 4

40 987 - MELİKE İLİ 12/C 9 13 5.75 2 3 1.25 0 8 -2.00 0 0 0.00 11 24 7.00 127.33 144.33 154.50 183.33 3471 57 40 40 31

41 944 - İREM UYSAL 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 12 5 10.75 14 6 12.50 185.83 153.25 148.00 220.00 3866 69 41 41 5

42 912 - AYŞENUR BAYRAK 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 3 15.25 10 14 6.50 26 17 21.75 212.98 193.42 147.67 219.17 3885 70 42 42 6

43 334 - ALEYNA PINAR AKBABA 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 5 13.75 11 11 8.25 26 16 22.00 209.97 185.25 144.00 210.00 4132 78 43 43 5

44 947 - EBRAR AKTÜRK 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 7 11.25 10 5 8.75 23 12 20.00 204.07 177.75 144.00 210.00 4132 78 43 43 7

45 920 - BÜŞRA NUR TEPİR 12/B 0 0 0.00 3 1 2.75 7 2 6.50 8 2 7.50 18 5 16.75 175.75 152.83 142.50 183.33 4232 83 45 45 8

46 897 - DİLARA KAYA 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 6.75 12 12 9.00 21 21 15.75 189.50 161.92 141.67 204.17 4277 85 46 46 9

47 917 - BENNUR DELİBALTA 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 11 4 10.00 14 7 12.25 25 11 22.25 209.14 171.67 141.67 204.17 4277 85 46 46 9

48 956 - SUDE TOPCU 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 6.25 11 8 9.00 19 15 15.25 185.28 157.75 139.00 197.50 4454 94 48 48 11
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49 915 - GÜLHANIM YILDIRIM 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.50 15 10 12.50 24 16 20.00 199.58 161.50 139.00 197.50 4454 94 48 48 11

50 899 - AYŞENUR AYAN 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.25 8 5 6.75 10 8 8.00 163.41 142.75 139.00 197.50 4454 94 48 48 11

51 935 - SEDEF İLİK 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.75 1 3 0.25 7 8 5.00 152.02 151.25 137.00 192.50 4574 98 51 51 14

52 895 - İREM GÜNEŞ 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 12 6 10.50 8 6 6.50 20 12 17.00 187.50 167.83 136.33 190.83 4612 100 52 52 6

53 969 - MERVE AYDINLI 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 7 4 6.00 7 9 4.75 14 13 10.75 168.29 154.00 136.00 190.00 4634 101 53 53 15

54 940 - BEYZANUR ÇİKOT 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.50 7 9 4.75 15 11 12.25 171.62 157.17 134.67 186.67 4715 102 54 54 7

55 902 - RÜMEYSA GÜÇLÜ 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5 9.75 8 5 6.75 19 10 16.50 183.53 163.58 134.33 185.83 4738 104 55 55 16

56 972 - KEVSER BÜYÜKDAĞ 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 12 1 11.75 10 5 8.75 22 6 20.50 196.34 169.58 134.33 185.83 4738 104 55 55 16

57 921 - ZEYNEP DELİGÖZ 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 4.25 8 9 5.75 14 16 10.00 163.28 145.75 133.00 182.50 4814 107 57 57 18

58 960 - HATİCE KURT 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.50 6 3 5.25 10 9 7.75 155.88 140.17 132.67 181.67 4829 108 58 58 19

59 946 - ZEHRA AKCAN 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5 9.75 14 10 11.50 25 15 21.25 195.75 161.25 132.00 180.00 4865 109 59 59 8

60 932 - GİZEM SAKA 12/B 3 0 3.00 0 0 0.00 2 8 0.00 5 12 2.00 10 20 5.00 128.04 131.00 131.00 155.00 5604 118 60 60 20

61 891 - RABİA DURSUN 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 9 17 4.75 18 25 11.75 166.84 152.00 131.00 177.50 5604 118 60 60 20

62 898 - ESMANUR TUNÇ 12/A 1 5 -0.25 0 0 0.00 7 20 2.00 12 20 7.00 20 45 9.00 156.50 135.13 129.13 175.00 5702 121 62 62 9

63 901 - ZEHRA MERCAN 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 3 14.25 11 8 9.00 26 11 23.25 197.89 170.42 127.67 169.17 5749 123 63 63 10

64 910 - GAMZE GÜRBÜZ 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.50 6 8 4.00 9 14 5.50 141.87 130.17 125.67 164.17 5827 124 64 64 11

65 949 - AYŞENUR KALKAN 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 1 7.75 11 4 10.00 19 5 17.75 178.75 148.58 125.33 163.33 5844 125 65 65 12

66 890 - BETÜL OKUMUŞ 12/B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.50 7 20 2.00 13 26 6.50 144.10 137.83 124.33 160.83 5873 126 66 66 22

67 928 - HÜMEYRA YOLCU 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 16 5.00 5 13 1.75 14 29 6.75 144.55 138.67 123.67 159.17 5894 127 67 67 13

68 967 - FATMANUR KARAOĞLU 12/A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 6.50 8 12 5.00 17 22 11.50 156.56 141.50 122.00 155.00 5937 128 68 68 14

69 964 - AÇELYA DEMİR 12/A 0 0 0.00 1 0 1.00 5 5 3.75 3 2 2.50 9 7 7.25 131.17 123.92 116.00 131.67 6081 130 69 69 15

TDE-SOSYAL SOSYAL BİL MATEMATİK FEN BİLİML Toplam SAYISALEŞİT AĞIRLIKSÖZEL

Kurum Ortalama 4.72 3.68 21.66 161.24 169.92 176.00
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