
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 9. Sınıf Deneme Sınavı-4 (0904) 2388 84 84 84

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.17 11.00 8.42 9.18 10.89 6.46 4.46 8.62 2.30 5.53 12.05 2.51 30.34 42.56 19.70 178.786

İl Ortalaması 14.29 8.27 12.22 11.38 8.48 9.26 4.48 6.12 2.95 7.38 10.06 4.87 37.52 32.93 29.29 217.167
Okul Ortalaması 14.29 8.27 12.22 11.38 8.48 9.26 4.48 6.12 2.95 7.38 10.06 4.87 37.52 32.93 29.29 217.167

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 177 - NESLİHAN BOYACI 9 / B 21 2 20.50 15 4 14.00 3 1 2.75 18 3 17.25 57.00 10.00 54.50 318.000 43 1 1 1
2 147 - YEMLİHAN GÜZEN 9 / B 19 6 17.50 18 6 16.50 4 2 3.50 17 8 15.00 58.00 22.00 52.50 310.000 58 2 2 2
3 192 - GAMZE TAŞ 9 / C 20 5 18.75 16 8 14.00 11 7 9.25 12 9 9.75 59.00 29.00 51.75 307.000 66 3 3 3
4 330 - ASLIHAN OKUMUŞ 9 / C 18 7 16.25 15 9 12.75 10 5 8.75 11 11 8.25 54.00 32.00 46.00 284.000 130 4 4 4
5 136 - SILA ÇELİK 9 / A 18 4 17.00 12 8 10.00 7 1 6.75 12 7 10.25 49.00 20.00 44.00 276.000 157 5 5 5
6 123 - MERVE KOÇYİĞİT 9 / A 21 3 20.25 14 7 12.25 3 2 2.50 10 5 8.75 48.00 17.00 43.75 275.000 162 6 6 6
7 188 - NERMİN GÜVELİ 9 / C 17 5 15.75 14 7 12.25 13 3 12.25 7 15 3.25 51.00 30.00 43.50 274.000 167 7 7 7
8 111 - İKRANUR BELİK 9 / A 18 7 16.25 13 10 10.50 13 5 11.75 8 12 5.00 52.00 34.00 43.50 274.000 167 7 7 7
9 173 - NUREFŞAN SERRA HAN 9 / B 17 6 15.50 12 5 10.75 11 5 9.75 8 6 6.50 48.00 22.00 42.50 270.000 179 9 9 9

10 19 - EBRAR TİRYAKİ 9 / C 15 3 14.25 9 5 7.75 8 2 7.50 13 4 12.00 45.00 14.00 41.50 266.000 202 10 10 10
11 214 - ESMA BAYRAK 9 / B 18 7 16.25 13 9 10.75 6 5 4.75 12 9 9.75 49.00 30.00 41.50 266.000 202 10 10 10
12 132 - SILA ALTINAY 9 / A 19 5 17.75 11 9 8.75 6 4 5.00 11 8 9.00 47.00 26.00 40.50 262.000 225 12 12 12
13 163 - ZEYNEPYYAZICIOĞLU 9 / B 18 7 16.25 15 5 13.75 2 5 0.75 12 9 9.75 47.00 26.00 40.50 262.000 225 12 12 12
14 204 - MELTEM KOCABEY 9 / C 18 7 16.25 17 7 15.25 3 7 1.25 10 11 7.25 48.00 32.00 40.00 260.000 237 14 14 14
15 122 - NİSA BAŞ 9 / A 19 5 17.75 12 5 10.75 3 8 1.00 13 11 10.25 47.00 29.00 39.75 259.000 244 15 15 15
16 333 - NİSANUR KILIÇ 9 / B 15 5 13.75 11 4 10.00 4 2 3.50 13 5 11.75 43.00 16.00 39.00 256.000 260 16 16 16
17 157 - HATİCE SOĞANCI 9 / B 19 6 17.50 13 6 11.50 5 8 3.00 9 11 6.25 46.00 31.00 38.25 253.000 280 17 17 17
18 190 - ŞEVVAL ÇİKOT 9 / C 17 6 15.50 8 4 7.00 6 0 6.00 11 5 9.75 42.00 15.00 38.25 253.000 280 17 17 17
19 149 - ESMANUR YILDIZ AN 9 / B 14 10 11.50 14 7 12.25 8 4 7.00 10 12 7.00 46.00 33.00 37.75 251.000 293 19 19 19
20 146 - HAFZA ÇAKICI 9 / B 15 8 13.00 12 5 10.75 7 4 6.00 10 9 7.75 44.00 26.00 37.50 250.000 305 20 20 20
21 130 - BERRA BÜLÜÇ 9 / C 17 5 15.75 10 8 8.00 6 3 5.25 8 2 7.50 41.00 18.00 36.50 246.000 345 21 21 21
22 8 - BEYZA NUR MİDİLLİ 9 / A 15 6 13.50 13 7 11.25 6 5 4.75 9 10 6.50 43.00 28.00 36.00 244.000 356 22 22 22
23 141 - HAYRUNNİSA ÖRDEK 9 / A 13 11 10.25 14 7 12.25 6 7 4.25 12 12 9.00 45.00 37.00 35.75 243.000 363 23 23 23
24 127 - ELİF BATMAZ 9 / A 19 6 17.50 15 6 13.50 2 0 2.00 4 7 2.25 40.00 19.00 35.25 241.000 378 24 24 24
25 134 - SUDE KAYMAK 9 / A 17 4 16.00 12 10 9.50 7 7 5.25 7 12 4.00 43.00 33.00 34.75 239.000 390 25 25 25
26 329 - ALİYE SARIDOĞAN 9 / C 17 6 15.50 8 14 4.50 4 2 3.50 13 8 11.00 42.00 30.00 34.50 238.000 394 26 26 26
27 331 - TUBA SAKA 9 / C 16 6 14.50 11 9 8.75 5 7 3.25 9 8 7.00 41.00 30.00 33.50 234.000 431 27 27 27
28 116 - SEDANUR GÜÇLÜ 9 / A 14 7 12.25 15 5 13.75 6 14 2.50 8 13 4.75 43.00 39.00 33.25 233.000 442 28 28 28
29 175 - NİSANUR OKUMUŞ 9 / B 15 10 12.50 15 6 13.50 5 9 2.75 7 11 4.25 42.00 36.00 33.00 232.000 449 29 29 29
30 44 - İREM NUR KOÇER 9 / A 17 7 15.25 9 9 6.75 7 3 6.25 5 2 4.50 38.00 21.00 32.75 231.000 455 30 30 30
31 131 - SUDEN DAŞTAN 9 / A 14 9 11.75 12 10 9.50 8 8 6.00 8 11 5.25 42.00 38.00 32.50 230.000 463 31 31 31
32 337 - MERYEM KOÇ 9 / C 11 12 8.00 14 9 11.75 9 8 7.00 9 14 5.50 43.00 43.00 32.25 229.000 475 32 32 32
33 122 - ELİF ÇİÇEK 9 / A 15 6 13.50 11 5 9.75 4 5 2.75 7 4 6.00 37.00 20.00 32.00 228.000 484 33 33 33
34 126 - SEMANR GÜLEN 9 / A 19 4 18.00 12 5 10.75 1 4 0.00 6 12 3.00 38.00 25.00 31.75 227.000 495 34 34 34
35 138 - SILA ÖZTÜRK 9 / A 14 11 11.25 14 7 12.25 2 9 -0.25 10 6 8.50 40.00 33.00 31.75 227.000 495 34 34 34
36 174 - MERYEM FAKİOĞLU 9 / B 18 6 16.50 13 11 10.25 3 8 1.00 7 13 3.75 41.00 38.00 31.50 226.000 506 36 36 36
37 184 - GAMZEGÜL DURAN 9 / C 10 12 7.00 14 8 12.00 6 4 5.00 9 9 6.75 39.00 33.00 30.75 223.000 541 37 37 37
38 332 - SERAY RABİA İNCİ 9 / C 12 13 8.75 15 7 13.25 5 4 4.00 7 13 3.75 39.00 37.00 29.75 219.000 578 38 38 38
39 170 - ESMANUR ERDOĞAN 9 / C 16 8 14.00 10 8 8.00 3 8 1.00 9 10 6.50 38.00 34.00 29.50 218.000 583 39 39 39
40 115 - ELİF ESRA ÇOBAN 9 / A 15 6 13.50 8 12 5.00 6 9 3.75 9 9 6.75 38.00 36.00 29.00 216.000 603 40 40 40
41 191 - SEVAL SAKA 9 / C 14 9 11.75 13 8 11.00 3 7 1.25 8 14 4.50 38.00 38.00 28.50 214.000 618 41 41 41
42 128 - BERFİN KARAOĞLU 9 / C 12 11 9.25 14 4 13.00 4 1 3.75 4 6 2.50 34.00 22.00 28.50 214.000 618 41 41 41
43 142 - SILANUR DURSUN 9 / B 18 7 16.25 11 8 9.00 3 6 1.50 3 6 1.50 35.00 27.00 28.25 213.000 629 43 43 43
44 137 - HASİBE COCİ 9 / A 15 6 13.50 10 8 8.00 2 2 1.50 8 12 5.00 35.00 28.00 28.00 212.000 640 44 44 44
45 179 - NEFİZE KAYA 9 / C 9 14 5.50 12 10 9.50 8 6 6.50 9 13 5.75 38.00 43.00 27.25 209.000 677 45 45 45
46 224 - ELİFCAN CEYLAN 9 / C 16 9 13.75 11 11 8.25 3 1 2.75 5 12 2.00 35.00 33.00 26.75 207.000 700 46 46 46
47 200 - NİSANUR TAŞTAN 9 / C 12 5 10.75 10 3 9.25 4 6 2.50 4 1 3.75 30.00 15.00 26.25 205.000 738 47 47 47
48 335 - EBRU HACIOĞLU 9 / A 11 12 8.00 15 9 12.75 3 7 1.25 8 15 4.25 37.00 43.00 26.25 205.000 738 47 47 47
49 167 - DİLEK TURANOĞL U 9 / B 14 9 11.75 11 7 9.25 2 4 1.00 5 3 4.25 32.00 23.00 26.25 205.000 738 47 47 47
50 180 - ZEYNEP CENGİZ 9 / C 16 7 14.25 9 14 5.50 5 8 3.00 6 12 3.00 36.00 41.00 25.75 203.000 765 50 50 50
51 336 - SEMA CEYLAN 9 / C 14 9 11.75 10 10 7.50 5 6 3.50 6 12 3.00 35.00 37.00 25.75 203.000 765 50 50 50
52 106 - HACER SILIK 9 / A 12 10 9.50 8 9 5.75 5 7 3.25 9 8 7.00 34.00 34.00 25.50 202.000 780 52 52 52
53 171 - PINAR HAŞLAK 9 / A 14 11 11.25 9 13 5.75 6 11 3.25 8 12 5.00 37.00 47.00 25.25 201.000 797 53 53 53
54 181 - RAVZANUR TAŞKIN 9 / C 15 7 13.25 9 8 7.00 2 5 0.75 6 8 4.00 32.00 28.00 25.00 200.000 811 54 54 54
55 104 - ESENAY EFE 9 / A 16 7 14.25 11 7 9.25 0 2 -0.50 3 4 2.00 30.00 20.00 25.00 200.000 811 54 54 54
56 159 - SALİHA KARAKAŞOĞLU 9 / B 14 11 11.25 14 10 11.50 1 12 -2.00 7 13 3.75 36.00 46.00 24.50 198.000 835 56 56 56
57 113 - TUSEN TURAN 9 / A 13 10 10.50 10 10 7.50 2 1 1.75 7 10 4.50 32.00 31.00 24.25 197.000 846 57 57 57
58 203 - ESMA BAŞKURT 9 / C 12 9 9.75 12 7 10.25 1 0 1.00 3 4 2.00 28.00 20.00 23.00 192.000 916 58 58 58
59 156 - YAĞMUR YILDIZ 9 / B 11 11 8.25 8 15 4.25 9 6 7.50 7 17 2.75 35.00 49.00 22.75 191.000 937 59 59 59
60 0 - YAĞMUR BUDAK 9 / A 14 9 11.75 10 14 6.50 2 4 1.00 6 12 3.00 32.00 39.00 22.25 189.000 971 60 60 60
61 154 - TÜLİN SAKA 9 / B 15 7 13.25 11 9 8.75 1 11 -1.75 5 12 2.00 32.00 39.00 22.25 189.000 971 60 60 60
62 153 - ESRANUR TEMEL 9 / B 11 9 8.75 9 6 7.50 6 3 5.25 3 10 0.50 29.00 28.00 22.00 188.000 986 62 62 62
63 121 - BEYZANUR OĞUZHAN 9 / A 11 13 7.75 16 8 14.00 4 20 -1.00 6 19 1.25 37.00 60.00 22.00 188.000 986 62 62 62
64 119 - MELİSA AKAGÜNDÜZ 9 / A 13 10 10.50 9 13 5.75 2 4 1.00 7 11 4.25 31.00 38.00 21.50 186.000 1017 64 64 64
65 212 - FEYZ NUR AYDIN 9 / C 10 13 6.75 10 13 6.75 6 12 3.00 8 13 4.75 34.00 51.00 21.25 185.000 1029 65 65 65
66 219 - FATMA NUR İÇLEK 9 / C 9 12 6.00 14 9 11.75 5 15 1.25 6 16 2.00 34.00 52.00 21.00 184.000 1037 66 66 66
67 145 - ELİF SUDE KARAHAN 9 / B 12 12 9.00 10 10 7.50 1 7 -0.75 8 13 4.75 31.00 42.00 20.50 182.000 1068 67 67 67
68 176 - ALEYNA AYDIN 9 / B 10 12 7.00 10 10 7.50 5 5 3.75 4 8 2.00 29.00 35.00 20.25 181.000 1083 68 68 68
69 205 - ÖZLEM NUR TERZİ 9 / C 13 7 11.25 10 9 7.75 3 8 1.00 3 12 0.00 29.00 36.00 20.00 180.000 1098 69 69 69
70 143 - YÜSRA KAYMAK 9 / B 12 8 10.00 9 11 6.25 2 11 -0.75 7 10 4.50 30.00 40.00 20.00 180.000 1098 69 69 69
71 209 - YAREN ÇİNOÇEVİ 9 / C 12 8 10.00 9 10 6.50 2 6 0.50 5 8 3.00 28.00 32.00 20.00 180.000 1098 69 69 69
72 148 - SILA KARAMAN 9 / B 14 9 11.75 12 11 9.25 3 11 0.25 2 14 -1.50 31.00 45.00 19.75 179.000 1121 72 72 72
73 152 - MERYEM BOZDAĞ 9 / B 14 9 11.75 10 5 8.75 1 5 -0.25 2 12 -1.00 27.00 31.00 19.25 177.000 1142 73 73 73
74 168 - TUBA KILIÇ 9 / B 12 9 9.75 10 12 7.00 3 11 0.25 6 16 2.00 31.00 48.00 19.00 176.000 1155 74 74 74
75 164 - ESRA KORKMAZ 9 / B 13 9 10.75 10 11 7.25 1 5 -0.25 4 11 1.25 28.00 36.00 19.00 176.000 1155 74 74 74
76 178 - HAFİZE KAYA 9 / C 9 11 6.25 9 11 6.25 8 6 6.50 3 19 -1.75 29.00 47.00 17.25 169.000 1256 76 76 76
77 28 - İLAYDA ÇOBA N 9 / B 12 12 9.00 11 8 9.00 2 5 0.75 2 15 -1.75 27.00 40.00 17.00 168.000 1270 77 77 77
78 172 - HATİCE NİŞANCI 9 / B 9 10 6.50 12 6 10.50 2 11 -0.75 3 11 0.25 26.00 38.00 16.50 166.000 1295 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 9. Sınıf Deneme Sınavı-4 (0904) 2388 84 84 84

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.17 11.00 8.42 9.18 10.89 6.46 4.46 8.62 2.30 5.53 12.05 2.51 30.34 42.56 19.70 178.786
Okul Ortalaması 14.29 8.27 12.22 11.38 8.48 9.26 4.48 6.12 2.95 7.38 10.06 4.87 37.52 32.93 29.29 217.167
Okul Ortalaması 14.29 8.27 12.22 11.38 8.48 9.26 4.48 6.12 2.95 7.38 10.06 4.87 37.52 32.93 29.29 217.167

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 150 - ESMANUR ARS* N 9 / B 11 6 9.50 8 12 5.00 5 9 2.75 2 12 -1.00 26.00 39.00 16.25 165.000 1315 79 79 79
80 183 - HAYRUNNİSA SAKA 9 / C 10 10 7.50 10 12 7.00 1 16 -3.00 7 15 3.25 28.00 53.00 14.75 159.000 1407 80 80 80
81 107 - ZEYNEP ÖZELER 9 / A 12 9 9.75 5 15 1.25 4 4 3.00 4 14 0.50 25.00 42.00 14.50 158.000 1421 81 81 81
82 193 - NURDEREN ÖLMEZ 9 / C 8 11 5.25 6 5 4.75 4 3 3.25 1 4 0.00 19.00 23.00 13.25 153.000 1499 82 82 82
83 340 - SILANUR ÇELİK 9 / B 11 9 8.75 5 5 3.75 0 12 -3.00 4 8 2.00 20.00 34.00 11.50 146.000 1588 83 83 83
84 339 - NURSEMA TÜTÜN EKEN 9 / A 5 18 0.50 5 13 1.75 1 8 -1.00 6 12 3.00 17.00 51.00 4.25 117.000 1976 84 84 84



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 10. Sınıf Deneme Sınavı-4 (1004) 1626 106 106 106

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.49 9.26 10.17 8.82 10.92 6.09 4.06 8.18 2.01 5.99 10.98 3.25 31.35 39.34 21.52 186.077

İl Ortalaması 14.16 7.95 12.17 9.76 9.99 7.27 3.52 8.45 1.41 7.22 10.64 4.56 34.66 37.04 25.40 201.604
Okul Ortalaması 14.16 7.95 12.17 9.76 9.99 7.27 3.52 8.45 1.41 7.22 10.64 4.56 34.66 37.04 25.40 201.604

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 13 - RUMEYSA BAYHAN 10 / B 22 3 21.25 16 9 13.75 15 9 12.75 17 6 15.50 70.00 27.00 63.25 353.000 28 1 1 1
2 7 - NESRİN KILIÇ 10 / A 19 3 18.25 15 7 13.25 15 5 13.75 17 5 15.75 66.00 20.00 61.00 344.000 35 2 2 2
3 0 - ESMANUR ÖKSÜZ 10 / A 19 2 18.50 16 2 15.50 8 7 6.25 14 6 12.50 57.00 17.00 52.75 311.000 70 3 3 3
4 1 - NURGÜL COŞKUN 10 / A 16 6 14.50 13 6 11.50 8 8 6.00 13 5 11.75 50.00 25.00 43.75 275.000 139 4 4 4
5 2 - MELİSA DURSUN 10 / B 17 3 16.25 11 5 9.75 6 4 5.00 14 5 12.75 48.00 17.00 43.75 275.000 139 4 4 4
6 29 - CANSU KARDAŞ 10 / C 20 5 18.75 17 7 15.25 3 18 -1.50 12 12 9.00 52.00 42.00 41.50 266.000 167 6 6 6
7 0 - KADER TAŞTAN 10 / B 16 9 13.75 13 9 10.75 6 9 3.75 12 6 10.50 47.00 33.00 38.75 255.000 211 7 7 7
8 66 - ESMA CANARSLAN 10 / A 22 2 21.50 12 11 9.25 5 10 2.50 7 8 5.00 46.00 31.00 38.25 253.000 220 8 8 8
9 42 - NURGÜL KILIÇ 10 / D 17 8 15.00 17 6 15.50 3 11 0.25 10 11 7.25 47.00 36.00 38.00 252.000 222 9 9 9

10 65 - ESEN İPEK 10 / D 18 4 17.00 6 5 4.75 7 10 4.50 13 6 11.50 44.00 25.00 37.75 251.000 229 10 10 10
11 68 - GÜLHAN ARI 10 / A 19 6 17.50 6 6 4.50 9 6 7.50 10 11 7.25 44.00 29.00 36.75 247.000 251 11 11 11
12 3 - CANSU BAYTEMÜR 10 / C 12 9 9.75 13 3 12.25 8 4 7.00 9 11 6.25 42.00 27.00 35.25 241.000 272 12 12 12
13 0 - SÜMEYYE TURAN 10 / A 17 5 15.75 8 10 5.50 7 8 5.00 11 8 9.00 43.00 31.00 35.25 241.000 272 12 12 12
14 4 - ASLIHAN ÇAKIR 10 / D 19 4 18.00 12 5 10.75 3 10 0.50 8 9 5.75 42.00 28.00 35.00 240.000 283 14 14 14
15 41 - NEVİN TÜRKOĞLU 10 / C 16 9 13.75 20 5 18.75 5 20 0.00 7 18 2.50 48.00 52.00 35.00 240.000 283 14 14 14
16 165 - ZUHAL AKGÜNER 10 / D 15 8 13.00 13 7 11.25 5 8 3.00 10 9 7.75 43.00 32.00 35.00 240.000 283 14 14 14
17 304 - TÜLİN AKBAŞ 10 / C 16 8 14.00 13 11 10.25 5 10 2.50 11 12 8.00 45.00 41.00 34.75 239.000 289 17 17 17
18 301 - NİDANUR DELİOĞLU 10 / A 15 6 13.50 10 10 7.50 5 7 3.25 12 7 10.25 42.00 30.00 34.50 238.000 300 18 18 18
19 12 - PINAR BULUT 10 / C 19 6 17.50 9 12 6.00 7 13 3.75 10 13 6.75 45.00 44.00 34.00 236.000 311 19 19 19
20 49 - AZRA ZEYNEP KALKAN 10 / B 14 9 11.75 17 8 15.00 7 12 4.00 6 15 2.25 44.00 44.00 33.00 232.000 335 20 20 20
21 34 - CEMRE GÜÇÜKLÜOĞLU 10 / D 16 9 13.75 13 7 11.25 3 5 1.75 8 9 5.75 40.00 30.00 32.50 230.000 343 21 21 21
22 326 - ARZU SENA TURANOĞLU 10 / A 16 4 15.00 14 6 12.50 0 2 -0.50 7 7 5.25 37.00 19.00 32.25 229.000 353 22 22 22
23 32 - DAMLA OZULU 10 / B 16 6 14.50 12 12 9.00 6 15 2.25 9 12 6.00 43.00 45.00 31.75 227.000 366 23 23 23
24 55 - SEMANUR MERCAN 10 / D 15 8 13.00 11 5 9.75 3 5 1.75 8 4 7.00 37.00 22.00 31.50 226.000 374 24 24 24
25 15 - HÜDANUR KÖSE 10 / A 16 6 14.50 13 7 11.25 3 12 0.00 8 10 5.50 40.00 35.00 31.25 225.000 383 25 25 25
26 61 - EDANUR YALÇIN 10 / A 14 10 11.50 12 7 10.25 3 3 2.25 10 12 7.00 39.00 32.00 31.00 224.000 389 26 26 26
27 17 - SİNEM TOSUN 10 / A 16 4 15.00 12 8 10.00 3 8 1.00 8 13 4.75 39.00 33.00 30.75 223.000 396 27 27 27
28 38 - CEREN BÜYÜKDAĞ 10 / D 20 2 19.50 10 11 7.25 0 10 -2.50 9 12 6.00 39.00 35.00 30.25 221.000 408 28 28 28
29 84 - ZERDA ŞEN 10 / A 15 6 13.50 11 8 9.00 2 1 1.75 7 5 5.75 35.00 20.00 30.00 220.000 411 29 29 29
30 321 - İLKNUR ÖZBEK 10 / C 14 11 11.25 14 11 11.25 9 16 5.00 7 18 2.50 44.00 56.00 30.00 220.000 411 29 29 29
31 80 - FADİME KURT 10 / B 16 8 14.00 16 9 13.75 0 0 0.00 5 14 1.50 37.00 31.00 29.25 217.000 424 31 31 31
32 69 - SEMANUR ZİYPAK 10 / D 15 10 12.50 17 7 15.25 4 14 0.50 5 16 1.00 41.00 47.00 29.25 217.000 424 31 31 31
33 89 - NAZAR TUTAR 10 / B 12 11 9.25 11 12 8.00 4 7 2.25 12 10 9.50 39.00 40.00 29.00 216.000 432 33 33 33
34 54 - TUĞÇE BLGÇ 10 / C 14 9 11.75 9 10 6.50 4 10 1.50 11 7 9.25 38.00 36.00 29.00 216.000 432 33 33 33
35 63 - AKSANUR GÖZÜAÇIK 10 / C 15 8 13.00 12 6 10.50 5 2 4.50 2 5 0.75 34.00 21.00 28.75 215.000 438 35 35 35
36 20 - SEDANU TEMEL 10 / C 11 12 8.00 7 6 5.50 9 5 7.75 10 11 7.25 37.00 34.00 28.50 214.000 446 36 36 36
37 309 - ZEYNEP NUR ONUR 10 / B 15 6 13.50 10 10 7.50 2 9 -0.25 10 11 7.25 37.00 36.00 28.00 212.000 465 37 37 37
38 40 - DAMLA CÜLFE 10 / A 17 4 16.00 9 9 6.75 2 3 1.25 5 4 4.00 33.00 20.00 28.00 212.000 465 37 37 37
39 48 - NURDAN KURT 10 / A 20 5 18.75 10 15 6.25 1 5 -0.25 5 7 3.25 36.00 32.00 28.00 212.000 465 37 37 37
40 83 - BİRCE KİŞİ 10 / D 13 6 11.50 12 7 10.25 1 6 -0.50 8 6 6.50 34.00 25.00 27.75 211.000 476 40 40 40
41 318 - MÜSEMMA ATANER 10 / D 16 8 14.00 13 6 11.50 1 5 -0.25 5 11 2.25 35.00 30.00 27.50 210.000 484 41 41 41
42 50 - İREM KÖSE 10 / C 16 6 14.50 8 9 5.75 3 7 1.25 9 12 6.00 36.00 34.00 27.50 210.000 484 41 41 41
43 325 - NİDANUR FİDAN 10 / A 16 6 14.50 9 11 6.25 2 5 0.75 9 13 5.75 36.00 35.00 27.25 209.000 494 43 43 43
44 11 - ŞEVVAL IRMAK 10 / A 12 12 9.00 10 15 6.25 8 15 4.25 10 10 7.50 40.00 52.00 27.00 208.000 500 44 44 44
45 5 - MELİS PEKMEZCİ 10 / C 18 6 16.50 10 10 7.50 1 14 -2.50 7 7 5.25 36.00 37.00 26.75 207.000 513 45 45 45
46 95 - İKRA ILIKÇI 10 / D 16 4 15.00 12 7 10.25 2 9 -0.25 5 13 1.75 35.00 33.00 26.75 207.000 513 45 45 45
47 72 - NİSANUR ÇİNAR 10 / C 18 6 16.50 11 13 7.75 3 15 -0.75 7 16 3.00 39.00 50.00 26.50 206.000 522 47 47 47
48 313 - SEVCAN ASLAN 10 / C 13 8 11.00 9 12 6.00 6 14 2.50 10 13 6.75 38.00 47.00 26.25 205.000 531 48 48 48
49 70 - ESRANUR KARAMAN 10 / A 15 8 13.00 10 11 7.25 2 13 -1.25 10 12 7.00 37.00 44.00 26.00 204.000 546 49 49 49
50 21 - BÜŞRA YENİTÜRK 10 / D 16 3 15.25 10 4 9.00 1 8 -1.00 5 11 2.25 32.00 26.00 25.50 202.000 568 50 50 50
51 58 - HATİCE ALBENİ 10 / B 16 5 14.75 7 9 4.75 3 12 0.00 7 5 5.75 33.00 31.00 25.25 201.000 577 51 51 51
52 26 - ZÜLEYHA KAHRIMAN 10 / D 14 3 13.25 7 8 5.00 1 2 0.50 8 6 6.50 30.00 19.00 25.25 201.000 577 51 51 51
53 79 - ÜMMÜHAN DURSUN 10 / A 14 6 12.50 13 8 11.00 0 16 -4.00 9 13 5.75 36.00 43.00 25.25 201.000 577 51 51 51
54 30 - HÜDA BAYTEMÜR 10 / A 14 3 13.25 10 8 8.00 0 2 -0.50 6 6 4.50 30.00 19.00 25.25 201.000 577 51 51 51
55 9 - MEHBUP TAŞTAN 10 / C 13 7 11.25 8 5 6.75 5 7 3.25 5 6 3.50 31.00 25.00 24.75 199.000 600 55 55 55
56 60 - ESRA YILDIZOĞLU 10 / D 18 4 17.00 7 8 5.00 0 5 -1.25 5 5 3.75 30.00 22.00 24.50 198.000 613 56 56 56
57 341 - NAZLICAN AR SLI 10 / B 12 12 9.00 12 13 8.75 0 0 0.00 9 10 6.50 33.00 35.00 24.25 197.000 623 57 57 57
58 99 - MÜNTEHA AÇIKGÖZ 10 / D 16 7 14.25 10 11 7.25 2 8 0.00 5 10 2.50 33.00 36.00 24.00 196.000 634 58 58 58
59 320 - ŞEYMA ÖKSÜZ 10 / D 14 11 11.25 10 13 6.75 4 9 1.75 8 15 4.25 36.00 48.00 24.00 196.000 634 58 58 58
60 51 - 10 / D 15 6 13.50 8 9 5.75 2 7 0.25 7 11 4.25 32.00 33.00 23.75 195.000 645 60 60 60
61 39 - ELİF AKGÜN 10 / B 11 11 8.25 8 14 4.50 5 8 3.00 10 9 7.75 34.00 42.00 23.50 194.000 654 61 61 61
62 305 - ESRA GİRGİN 10 / C 13 7 11.25 8 17 3.75 4 9 1.75 9 10 6.50 34.00 43.00 23.25 193.000 661 62 62 62
63 87 - SUDENAZ DURSUN 10 / D 11 11 8.25 13 11 10.25 3 5 1.75 6 12 3.00 33.00 39.00 23.25 193.000 661 62 62 62
64 324 - NAZAR ÇİKOT 10 / A 13 9 10.75 7 5 5.75 4 5 2.75 6 9 3.75 30.00 28.00 23.00 192.000 668 64 64 64
65 96 - FATMA AYDIN 10 / A 17 8 15.00 9 15 5.25 4 7 2.25 4 15 0.25 34.00 45.00 22.75 191.000 677 65 65 65
66 43 - ŞÜEDA ÖKSÜZ 10 / B 14 6 12.50 9 7 7.25 2 9 -0.25 4 3 3.25 29.00 25.00 22.75 191.000 677 65 65 65
67 0 - REYYAN BİRNİ 10 / C 17 8 15.00 10 14 6.50 4 16 0.00 5 17 0.75 36.00 55.00 22.25 189.000 691 67 67 67
68 46 - İLAYDA TOPSAKAL 10 / B 10 13 6.75 13 10 10.50 3 8 1.00 6 9 3.75 32.00 40.00 22.00 188.000 702 68 68 68
69 24 - HATİCE YAVAŞÇAY 10 / B 12 11 9.25 13 6 11.50 0 0 0.00 4 12 1.00 29.00 29.00 21.75 187.000 715 69 69 69
70 310 - DAMLANUR KOMAT 10 / B 14 10 11.50 6 16 2.00 3 8 1.00 10 11 7.25 33.00 45.00 21.75 187.000 715 69 69 69
71 37 - AZRA BETÜL DİNÇER 10 / C 14 9 11.75 9 15 5.25 1 5 -0.25 7 10 4.50 31.00 39.00 21.25 185.000 734 71 71 71
72 67 - ENNUR VARDAR 10 / B 12 11 9.25 11 12 8.00 3 18 -1.50 9 15 5.25 35.00 56.00 21.00 184.000 751 72 72 72
73 117 - SELDA ERASLAN 10 / C 10 15 6.25 9 16 5.00 7 10 4.50 9 16 5.00 35.00 57.00 20.75 183.000 762 73 73 73
74 302 - RABİA ÇELİK 10 / A 15 6 13.50 7 12 4.00 7 10 4.50 3 18 -1.50 32.00 46.00 20.50 182.000 775 74 74 74
75 322 - RUHUGÜL ŞAHİN 10 / D 13 8 11.00 9 7 7.25 1 7 -0.75 4 5 2.75 27.00 27.00 20.25 181.000 787 75 75 75
76 77 - TUĞÇE YILDIZHAN 10 / C 10 13 6.75 11 13 7.75 5 15 1.25 8 15 4.25 34.00 56.00 20.00 180.000 796 76 76 76
77 74 - SEMANE SEYED 10 / D 12 9 9.75 10 10 7.50 2 6 0.50 5 12 2.00 29.00 37.00 19.75 179.000 809 77 77 77
78 75 - ELİF DEMİRHAN 10 / A 13 11 10.25 8 16 4.00 4 10 1.50 7 13 3.75 32.00 50.00 19.50 178.000 820 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 10. Sınıf Deneme Sınavı-4 (1004) 1626 106 106 106

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.49 9.26 10.17 8.82 10.92 6.09 4.06 8.18 2.01 5.99 10.98 3.25 31.35 39.34 21.52 186.077
Okul Ortalaması 14.16 7.95 12.17 9.76 9.99 7.27 3.52 8.45 1.41 7.22 10.64 4.56 34.66 37.04 25.40 201.604
Okul Ortalaması 14.16 7.95 12.17 9.76 9.99 7.27 3.52 8.45 1.41 7.22 10.64 4.56 34.66 37.04 25.40 201.604

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 303 - İREM KOÇAKK 10 / A 13 10 10.50 10 14 6.50 3 11 0.25 4 9 1.75 30.00 44.00 19.00 176.000 835 79 79 79
80 6 - FATMA KOLOĞLU 10 / B 7 9 4.75 10 4 9.00 1 3 0.25 7 8 5.00 25.00 24.00 19.00 176.000 835 79 79 79
81 10 - HACER ÇELİK 10 / D 14 6 12.50 7 6 5.50 1 7 -0.75 5 14 1.50 27.00 33.00 18.75 175.000 845 81 81 81
82 86 - SUDENUR YETIŞEN 10 / C 13 6 11.50 6 12 3.00 5 9 2.75 5 14 1.50 29.00 41.00 18.75 175.000 845 81 81 81
83 47 - ÖZGE ÖZER 10 / D 14 1 13.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 6 4 5.00 21.00 11.00 18.25 173.000 861 83 83 83
84 500 - DENİZ AYDIN 10 / A 14 10 11.50 9 12 6.00 5 14 1.50 4 20 -1.00 32.00 56.00 18.00 172.000 866 84 84 84
85 314 - ELİF ÇİL 10 / D 13 9 10.75 6 9 3.75 2 10 -0.50 6 9 3.75 27.00 37.00 17.75 171.000 876 85 85 85
86 323 - MÜSEMMA TURGUT 10 / D 12 10 9.50 4 14 0.50 2 0 2.00 7 6 5.50 25.00 30.00 17.50 170.000 885 86 86 86
87 82 - FATMA KACIR 10 / C 14 9 11.75 7 14 3.50 4 6 2.50 3 14 -0.50 28.00 43.00 17.25 169.000 892 87 87 87
88 311 - HÜMEYRA NUR KÖROĞLU 10 / C 13 9 10.75 7 12 4.00 1 2 0.50 4 9 1.75 25.00 32.00 17.00 168.000 902 88 88 88
89 317 - ASUELA BAYRAMOĞLU 10 / C 13 10 10.50 8 15 4.25 1 5 -0.25 6 16 2.00 28.00 46.00 16.50 166.000 925 89 89 89
90 56 - FATMA KALDIRIM 10 / A 10 15 6.25 10 15 6.25 3 22 -2.50 10 15 6.25 33.00 67.00 16.25 165.000 938 90 90 90
91 342 - YA ĞUR AZGIN 10 / B 12 8 10.00 6 14 2.50 3 13 -0.25 7 12 4.00 28.00 47.00 16.25 165.000 938 90 90 90
92 312 - ELİF AÇIKGÖZ 10 / D 13 8 11.00 2 8 0.00 2 12 -1.00 8 10 5.50 25.00 38.00 15.50 162.000 978 92 92 92
93 92 - SEHER KARADENİZ 10 / D 15 9 12.75 8 15 4.25 2 11 -0.75 3 16 -1.00 28.00 51.00 15.25 161.000 988 93 93 93
94 317 - CEYDA TOPYAY 10 / C 11 9 8.75 8 10 5.50 2 8 0.00 0 0 0.00 21.00 27.00 14.25 157.000 1031 94 94 94
95 62 - NİSANURK ALAYCI 10 / B 16 9 13.75 8 17 3.75 1 14 -2.50 4 21 -1.25 29.00 61.00 13.75 155.000 1055 95 95 95
96 71 - ELİF TEMEL 10 / B 8 10 5.50 9 10 6.50 3 10 0.50 4 11 1.25 24.00 41.00 13.75 155.000 1055 95 95 95
97 59 - HİLAL ALTUĞ 10 / C 13 12 10.00 5 20 0.00 6 14 2.50 6 19 1.25 30.00 65.00 13.75 155.000 1055 95 95 95
98 315 - BUSEGÜL DEMİR 10 / C 9 9 6.75 5 10 2.50 2 5 0.75 4 10 1.50 20.00 34.00 11.50 146.000 1152 98 98 98
99 31 - SELİN KIRALİ 10 / D 12 9 9.75 5 14 1.50 1 8 -1.00 4 12 1.00 22.00 43.00 11.25 145.000 1163 99 99 99

100 316 - ZEYNEP YILDIRIM 10 / D 9 10 6.50 6 11 3.25 2 13 -1.25 6 14 2.50 23.00 48.00 11.00 144.000 1182 100 100 100
101 78 - FATMANU GÜL 10 / D 10 15 6.25 9 16 5.00 1 11 -1.75 3 18 -1.50 23.00 60.00 8.00 132.000 1302 101 101 101
102 306 - ADANUR ASLAN 10 / C 10 15 6.25 5 14 1.50 2 6 0.50 1 6 -0.50 18.00 41.00 7.75 131.000 1308 102 102 102
103 85 - YASEMİN ÇAKIR 10 / B 7 6 5.50 4 6 2.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 12.00 17.00 7.75 131.000 1308 102 102 102
104 300 - KÜBRA AKDAĞ 10 / B 9 13 5.75 4 15 0.25 2 5 0.75 4 12 1.00 19.00 45.00 7.75 131.000 1308 102 102 102
105 94 - SEMANUR KURTOĞLU 10 / C 8 14 4.50 8 15 4.25 1 14 -2.50 3 21 -2.25 20.00 64.00 4.00 116.000 1444 105 105 105
106 25 - HATİCE ÇEVİK 10 / C 2 16 -2.00 2 8 0.00 6 7 4.25 1 11 -1.75 11.00 42.00 0.50 102.000 1529 106 106 106



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012

İl Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 108 - GİZEM YILMAZ 11 / A 20 3 19.25 6 5 4.75 21 5 19.75 19 7 17.25 66.00 20.00 61.00 346.659 359.993 259.988 46 1 1 1
2 267 - H MEDİNE KÖSE 11 / A 22 2 21.50 6 0 6.00 15 8 13.00 22 3 21.25 65.00 13.00 61.75 328.325 329.991 283.322 60 2 2 2
3 240 - BUSE DURMUŞ 11 / B 21 4 20.00 3 3 2.25 17 5 15.75 20 7 18.25 61.00 19.00 56.25 326.658 338.325 248.321 62 3 3 3
4 222 - AYŞEN İREM BİRİNCİ 11 / A 19 9 16.75 5 1 4.75 15 11 12.25 22 8 20.00 61.00 29.00 53.75 314.991 293.323 243.320 70 4 4 4
5 207 - ELİF ÇALIŞKAN 11 / A 21 6 19.50 4 2 3.50 13 10 10.50 20 8 18.00 58.00 26.00 51.50 289.990 299.990 253.321 105 5 5 5
6 242 - HAYRUNNİSA YUMAK 11 / A 18 2 17.50 0 0 0.00 13 4 12.00 17 3 16.25 48.00 9.00 45.75 288.323 296.656 216.653 109 6 6 6
7 227 - KADRİYE YILMAZ 11 / B 17 6 15.50 2 5 0.75 13 9 10.75 16 8 14.00 48.00 28.00 41.00 264.988 274.989 208.319 148 7 7 7
8 226 - ŞEYDANUR KARAHAN 11 / B 22 5 20.75 3 2 2.50 12 10 9.50 16 9 13.75 53.00 26.00 46.50 254.988 301.657 254.988 173 8 8 8
9 264 - MEDİNE AKTAŞ 11 / B 24 6 22.50 14 6 12.50 10 9 7.75 17 11 14.25 65.00 32.00 57.00 246.654 301.657 333.325 183 9 9 9

10 215 - AYŞEGÜL KOM* 11 / B 18 11 15.25 8 8 6.00 11 12 8.00 15 13 11.75 52.00 44.00 41.00 231.653 254.988 241.654 203 10 10 10
11 296 - DEMET SARIDOĞAN 11 / B 18 9 15.75 12 8 10.00 11 10 8.50 14 11 11.25 55.00 38.00 45.50 231.653 261.655 271.655 203 10 10 10
12 283 - GAMZE AKDENİZ 11 / B 16 7 14.25 8 3 7.25 10 4 9.00 12 5 10.75 46.00 19.00 41.25 231.653 254.988 243.320 203 10 10 10
13 279 - MELİKE KONDOLOT 11 / A 15 9 12.75 6 2 5.50 11 10 8.50 13 10 10.50 45.00 31.00 37.25 226.653 241.654 221.653 216 13 13 13
14 293 - KÜBRA ÇAKMAT 11 / A 14 10 11.50 3 3 2.25 11 12 8.00 12 6 10.50 40.00 31.00 32.25 223.320 229.986 191.651 227 14 14 14
15 259 - SEMANUR SERTOĞLU 11 / A 22 7 20.25 6 0 6.00 9 8 7.00 13 7 11.25 50.00 22.00 44.50 221.653 281.656 274.989 232 15 15 15
16 241 - ELANUR ÇİLİNGİR 11 / B 22 8 20.00 6 0 6.00 14 6 12.50 9 13 5.75 51.00 27.00 44.25 221.653 316.657 273.322 232 15 15 15
17 282 - SEDEF BAYKAL 11 / A 19 5 17.75 3 5 1.75 12 11 9.25 11 9 8.75 45.00 30.00 37.50 219.986 279.989 229.986 240 17 17 17
18 229 - RABİA TÜRKOĞLU 11 / B 16 2 15.50 3 1 2.75 13 14 9.50 11 11 8.25 43.00 28.00 36.00 218.319 266.655 221.653 248 18 18 18
19 230 - EDA NUR KARAASLAN 11 / A 17 10 14.50 16 8 14.00 6 12 3.00 17 10 14.50 56.00 40.00 46.00 216.653 216.653 289.990 251 19 19 19
20 281 - BEYZA KESKİN 11 / B 16 11 13.25 3 8 1.00 13 15 9.25 12 16 8.00 44.00 50.00 31.50 214.986 249.988 194.985 258 20 20 20
21 237 - ŞENNUR COLFAOĞLU 11 / B 17 6 15.50 8 9 5.75 6 6 4.50 14 9 11.75 45.00 30.00 37.50 208.319 233.320 241.654 282 21 21 21
22 289 - FATMANUR AKÇAY 11 / B 17 9 14.75 4 5 2.75 9 13 5.75 13 12 10.00 43.00 39.00 33.25 204.985 236.654 216.653 292 22 22 22
23 286 - BEYZA TEMÜR 11 / B 16 3 15.25 3 2 2.50 4 4 3.00 13 5 11.75 36.00 14.00 32.50 198.318 221.653 218.319 306 23 23 23
24 298 - HANZADE ATEŞ 11 / C 23 3 22.25 19 3 18.25 13 2 12.50 2 0 2.00 57.00 8.00 55.00 196.651 331.658 369.993 312 24 24 24
25 272 - SUDE DEĞİRMENCİ 11 / B 20 4 19.00 16 2 15.50 5 1 4.75 10 4 9.00 51.00 11.00 48.25 191.651 258.321 329.991 325 25 25 25
26 202 - KÜBRA DEMİR 11 / B 16 10 13.50 8 1 7.75 5 9 2.75 12 8 10.00 41.00 28.00 34.00 184.984 208.319 241.654 346 26 26 26
27 239 - ELİF AKSAKAL 11 / B 16 3 15.25 3 3 2.25 10 4 9.00 4 4 3.00 33.00 14.00 29.50 179.984 261.655 216.653 357 27 27 27
28 189 - ESRA YERLİKAYA 11 / B 10 7 8.25 0 0 0.00 6 3 5.25 8 6 6.50 24.00 16.00 20.00 178.317 189.984 154.983 366 28 28 28
29 235 - ELİF BAYTEMÜR 11 / B 21 5 19.75 3 3 2.25 6 17 1.75 11 6 9.50 41.00 31.00 33.25 174.984 243.320 246.654 376 29 29 29
30 276 - SEDA KOCABEY 11 / A 20 6 18.50 7 11 4.25 7 7 5.25 8 9 5.75 42.00 33.00 33.75 173.317 258.321 251.654 379 30 30 30
31 114 - HACER BEYZA KAYMAZ 11 / B 15 11 12.25 5 5 3.75 5 1 4.75 7 6 5.50 32.00 23.00 26.25 168.317 213.319 206.652 400 31 31 31
32 144 - HAVVA KOKAYIT 11 / A 20 7 18.25 6 11 3.25 8 11 5.25 8 12 5.00 42.00 41.00 31.75 168.317 256.654 243.320 400 31 31 31
33 294 - EDANUR TERZİ 11 / C 23 7 21.25 18 5 16.75 11 5 9.75 0 0 0.00 52.00 17.00 47.75 164.983 306.657 353.326 421 33 33 33
34 231 - FATMANUR DENİZ 11 / B 11 7 9.25 6 7 4.25 6 4 5.00 6 6 4.50 29.00 24.00 23.00 163.317 194.985 189.984 430 34 34 34
35 238 - BÜŞRA SEVİM 11 / C 24 5 22.75 23 7 21.25 10 2 9.50 0 0 0.00 57.00 14.00 53.50 163.317 314.991 393.328 430 34 34 34
36 295 - SEMANUR ÇALIŞKAN 11 / A 21 3 20.25 2 0 2.00 9 12 6.00 6 10 3.50 38.00 25.00 31.75 163.317 274.989 248.321 430 34 34 34
37 0 - ŞEVVAL OKUR 11 / D 25 4 24.00 20 2 19.50 9 4 8.00 1 1 0.75 55.00 11.00 52.25 158.316 313.324 389.995 457 37 37 37
38 277 - BEYZA PALA 11 / D 19 10 16.50 5 7 3.25 8 3 7.25 2 2 1.50 34.00 22.00 28.50 158.316 258.321 231.653 457 37 37 37
39 234 - SENANUR YAVUZ 11 / A 18 4 17.00 0 0 0.00 6 3 5.25 4 3 3.25 28.00 10.00 25.50 156.649 248.321 213.319 467 39 39 39
40 266 - ŞEYDANUR ÇELİK 11 / D 19 2 18.50 9 3 8.25 9 3 8.25 0 0 0.00 37.00 8.00 35.00 154.983 278.322 278.322 474 40 40 40
41 288 - ÜMMÜGÜLSÜN MERAL 11 / D 27 2 26.50 16 6 14.50 9 4 8.00 0 0 0.00 52.00 12.00 49.00 153.316 329.991 373.327 482 41 41 41
42 233 - AYÇA KORKUSUZ 11 / C 22 6 20.50 11 12 8.00 8 2 7.50 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 149.983 286.656 289.990 502 42 42 42
43 256 - HİLAL AKTÜRK 11 / C 22 7 20.25 8 8 6.00 10 11 7.25 0 0 0.00 40.00 26.00 33.50 148.316 283.322 274.989 512 43 43 43
44 249 - SALİHA BAYRAK 11 / A 11 19 6.25 5 13 1.75 3 13 -0.25 9 9 6.75 28.00 54.00 14.50 143.315 139.982 153.316 545 44 44 44
45 263 - BETÜL ÇAVUŞOĞLU 11 / C 20 8 18.00 16 13 12.75 8 9 5.75 0 0 0.00 44.00 30.00 36.50 138.315 258.321 304.990 576 45 45 45
46 155 - SEVDA CENGİZ 11 / C 17 12 14.00 12 18 7.50 7 6 5.50 0 0 0.00 36.00 36.00 27.00 136.649 229.986 243.320 588 46 46 46
47 258 - ALİME KÜBRA ŞAHİN 11 / A 14 13 10.75 3 3 2.25 3 16 -1.00 10 15 6.25 30.00 47.00 18.25 134.982 164.983 186.651 603 47 47 47
48 290 - MELİSA AÇELYA VURAL 11 / A 21 4 20.00 9 3 8.25 5 7 3.25 5 12 2.00 40.00 26.00 33.50 134.982 254.988 288.323 603 47 47 47
49 81 - SONNUR CAN 11 / C 22 5 20.75 12 11 9.25 6 3 5.25 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 134.982 273.322 299.990 603 47 47 47
50 0 - FATMA KORKMAZ 11 / D 21 5 19.75 20 3 19.25 5 0 5.00 0 0 0.00 46.00 8.00 44.00 133.315 264.988 359.993 617 50 50 50
51 208 - EDANUR AYDIN 11 / B 12 10 9.50 10 7 8.25 2 9 -0.25 6 5 4.75 30.00 31.00 22.25 129.982 161.650 218.319 651 51 51 51
52 120 - EBRAR DURDU 11 / D 21 9 18.75 9 21 3.75 4 1 3.75 1 3 0.25 35.00 34.00 26.50 126.648 249.988 249.988 678 52 52 52
53 270 - RABİA KİKİ 11 / D 18 8 16.00 10 15 6.25 7 13 3.75 0 0 0.00 35.00 36.00 26.00 124.981 231.653 248.321 701 53 53 53
54 244 - ŞEYMANUR ERASLAN 11 / D 22 4 21.00 9 9 6.75 4 4 3.00 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 119.981 259.988 284.989 758 54 54 54
55 232 - MELEK TİRYAKİ 11 / D 23 5 21.75 21 7 19.25 6 12 3.00 0 0 0.00 50.00 24.00 44.00 119.981 264.988 373.327 758 54 54 54
56 262 - ÖYKÜ ÇEKER 11 / C 21 9 18.75 21 8 19.00 4 5 2.75 0 0 0.00 46.00 22.00 40.50 118.314 243.320 351.659 785 56 56 56
57 271 - RABİA ARİFOĞULLARI 11 / C 22 8 20.00 12 14 8.50 5 9 2.75 0 0 0.00 39.00 31.00 31.25 118.314 251.654 289.990 785 56 56 56
58 243 - YAĞMUR AYHAN 11 / B 16 14 12.50 14 16 10.00 6 24 0.00 8 22 2.50 44.00 76.00 25.00 116.648 183.317 249.988 812 58 58 58
59 280 - NİSANUR AKBAL 11 / D 17 7 15.25 8 19 3.25 1 2 0.50 2 1 1.75 28.00 29.00 20.75 114.981 204.985 223.320 847 59 59 59
60 220 - ZEYNEP AKÇAY 11 / D 21 7 19.25 8 12 5.00 2 0 2.00 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 113.314 241.654 261.655 869 60 60 60
61 269 - YAĞMUR KURT 11 / D 23 6 21.50 19 11 16.25 2 0 2.00 0 0 0.00 44.00 17.00 39.75 113.314 256.654 351.659 869 60 60 60
62 250 - BETÜL HAŞLAK 11 / D 25 5 23.75 9 15 5.25 4 9 1.75 0 0 0.00 38.00 29.00 30.75 111.647 269.988 293.323 902 62 62 62
63 22 - ESRA AKKOYUN 11 / D 21 9 18.75 17 12 14.00 4 15 0.25 2 2 1.50 44.00 38.00 34.50 111.647 226.653 318.324 902 62 62 62
64 248 - MELEK GÜRBÜZER 11 / C 20 9 17.75 16 14 12.50 0 0 0.00 2 1 1.75 38.00 24.00 32.00 111.647 218.319 301.657 902 62 62 62
65 216 - SEMANUR BATTAL 11 / C 21 9 18.75 16 12 13.00 3 7 1.25 0 0 0.00 40.00 28.00 33.00 108.314 233.320 311.657 969 65 65 65
66 57 - ŞEVVAL DURMUŞ 11 / D 21 9 18.75 15 14 11.50 7 23 1.25 0 0 0.00 43.00 46.00 31.50 108.314 233.320 301.657 969 65 65 65
67 254 - YELİZ SARİKAYA 11 / D 21 2 20.50 9 6 7.50 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 8.00 29.00 106.647 243.320 286.656 1008 67 67 67
68 245 - RAVZA ERGÜN 11 / C 23 4 22.00 6 7 4.25 1 0 1.00 0 0 0.00 30.00 11.00 27.25 106.647 253.321 274.989 1008 67 67 67
69 206 - SİNEM KELLECİ 11 / D 12 4 11.00 5 3 4.25 1 1 0.75 0 0 0.00 18.00 8.00 16.00 104.980 178.317 201.652 1045 69 69 69
70 225 - FATMA ÇAKMAK 11 / C 25 5 23.75 19 11 16.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 45.00 18.00 40.50 103.314 256.654 366.660 1096 70 70 70
71 261 - HAYRUNNİSA MEMİŞ 11 / C 20 9 17.75 11 19 6.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 32.00 30.00 24.50 103.314 223.320 259.988 1096 70 70 70
72 253 - AYŞENUR KOÇ 11 / C 19 6 17.50 10 5 8.75 2 6 0.50 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 103.314 219.986 274.989 1096 70 70 70
73 64 - SÜMEYYE AKBAŞ 11 / C 18 12 15.00 11 13 7.75 2 5 0.75 0 1 -0.25 31.00 31.00 23.25 103.314 204.985 251.654 1096 70 70 70
74 223 - ŞEVVAL AKBAŞ 11 / D 19 5 17.75 12 7 10.25 1 3 0.25 0 0 0.00 32.00 15.00 28.25 101.647 219.986 286.656 1141 74 74 74
75 73 - BEYZA GÜMÜŞANELİ 11 / D 23 7 21.25 15 14 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 21.00 32.75 99.980 241.654 318.324 1173 75 75 75
76 246 - ZÜMRİYE GÜÇLÜ 11 / C 21 9 18.75 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 99.980 224.986 316.657 1173 75 75 75
77 255 - MELİKE TURANLI 11 / B 18 7 16.25 12 17 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 24.00 24.00 99.980 208.319 259.988 1173 75 75 75
78 274 - NAZAR ÇELİK 11 / D 18 5 16.75 5 5 3.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 24.00 16.00 20.00 96.647 208.319 236.654 1438 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 221 - BÜŞRA BİREGEN 11 / D 23 7 21.25 8 21 2.75 4 18 -0.50 0 0 0.00 35.00 46.00 23.50 96.647 238.320 259.988 1438 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012

İl Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 238 - BÜŞRA SEVİM 11 / C 24 5 22.75 23 7 21.25 10 2 9.50 0 0 0.00 57.00 14.00 53.50 163.317 314.991 393.328 8 1 1 1
2 0 - ŞEVVAL OKUR 11 / D 25 4 24.00 20 2 19.50 9 4 8.00 1 1 0.75 55.00 11.00 52.25 158.316 313.324 389.995 12 2 2 2
3 232 - MELEK TİRYAKİ 11 / D 23 5 21.75 21 7 19.25 6 12 3.00 0 0 0.00 50.00 24.00 44.00 119.981 264.988 373.327 23 3 3 3
4 288 - ÜMMÜGÜLSÜN MERAL 11 / D 27 2 26.50 16 6 14.50 9 4 8.00 0 0 0.00 52.00 12.00 49.00 153.316 329.991 373.327 23 3 3 3
5 298 - HANZADE ATEŞ 11 / C 23 3 22.25 19 3 18.25 13 2 12.50 2 0 2.00 57.00 8.00 55.00 196.651 331.658 369.993 27 5 5 5
6 225 - FATMA ÇAKMAK 11 / C 25 5 23.75 19 11 16.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 45.00 18.00 40.50 103.314 256.654 366.660 29 6 6 6
7 0 - FATMA KORKMAZ 11 / D 21 5 19.75 20 3 19.25 5 0 5.00 0 0 0.00 46.00 8.00 44.00 133.315 264.988 359.993 33 7 7 7
8 294 - EDANUR TERZİ 11 / C 23 7 21.25 18 5 16.75 11 5 9.75 0 0 0.00 52.00 17.00 47.75 164.983 306.657 353.326 38 8 8 8
9 269 - YAĞMUR KURT 11 / D 23 6 21.50 19 11 16.25 2 0 2.00 0 0 0.00 44.00 17.00 39.75 113.314 256.654 351.659 40 9 9 9

10 262 - ÖYKÜ ÇEKER 11 / C 21 9 18.75 21 8 19.00 4 5 2.75 0 0 0.00 46.00 22.00 40.50 118.314 243.320 351.659 40 9 9 9
11 264 - MEDİNE AKTAŞ 11 / B 24 6 22.50 14 6 12.50 10 9 7.75 17 11 14.25 65.00 32.00 57.00 246.654 301.657 333.325 68 11 11 11
12 272 - SUDE DEĞİRMENCİ 11 / B 20 4 19.00 16 2 15.50 5 1 4.75 10 4 9.00 51.00 11.00 48.25 191.651 258.321 329.991 75 12 12 12
13 73 - BEYZA GÜMÜŞANELİ 11 / D 23 7 21.25 15 14 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 21.00 32.75 99.980 241.654 318.324 101 13 13 13
14 22 - ESRA AKKOYUN 11 / D 21 9 18.75 17 12 14.00 4 15 0.25 2 2 1.50 44.00 38.00 34.50 111.647 226.653 318.324 101 13 13 13
15 246 - ZÜMRİYE GÜÇLÜ 11 / C 21 9 18.75 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 99.980 224.986 316.657 110 15 15 15
16 216 - SEMANUR BATTAL 11 / C 21 9 18.75 16 12 13.00 3 7 1.25 0 0 0.00 40.00 28.00 33.00 108.314 233.320 311.657 123 16 16 16
17 263 - BETÜL ÇAVUŞOĞLU 11 / C 20 8 18.00 16 13 12.75 8 9 5.75 0 0 0.00 44.00 30.00 36.50 138.315 258.321 304.990 144 17 17 17
18 57 - ŞEVVAL DURMUŞ 11 / D 21 9 18.75 15 14 11.50 7 23 1.25 0 0 0.00 43.00 46.00 31.50 108.314 233.320 301.657 152 18 18 18
19 248 - MELEK GÜRBÜZER 11 / C 20 9 17.75 16 14 12.50 0 0 0.00 2 1 1.75 38.00 24.00 32.00 111.647 218.319 301.657 152 18 18 18
20 81 - SONNUR CAN 11 / C 22 5 20.75 12 11 9.25 6 3 5.25 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 134.982 273.322 299.990 156 20 20 20
21 250 - BETÜL HAŞLAK 11 / D 25 5 23.75 9 15 5.25 4 9 1.75 0 0 0.00 38.00 29.00 30.75 111.647 269.988 293.323 179 21 21 21
22 271 - RABİA ARİFOĞULLARI 11 / C 22 8 20.00 12 14 8.50 5 9 2.75 0 0 0.00 39.00 31.00 31.25 118.314 251.654 289.990 193 22 22 22
23 233 - AYÇA KORKUSUZ 11 / C 22 6 20.50 11 12 8.00 8 2 7.50 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 149.983 286.656 289.990 193 22 22 22
24 230 - EDA NUR KARAASLAN 11 / A 17 10 14.50 16 8 14.00 6 12 3.00 17 10 14.50 56.00 40.00 46.00 216.653 216.653 289.990 193 22 22 22
25 290 - MELİSA AÇELYA VURAL 11 / A 21 4 20.00 9 3 8.25 5 7 3.25 5 12 2.00 40.00 26.00 33.50 134.982 254.988 288.323 203 25 25 25
26 223 - ŞEVVAL AKBAŞ 11 / D 19 5 17.75 12 7 10.25 1 3 0.25 0 0 0.00 32.00 15.00 28.25 101.647 219.986 286.656 210 26 26 26
27 254 - YELİZ SARİKAYA 11 / D 21 2 20.50 9 6 7.50 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 8.00 29.00 106.647 243.320 286.656 210 26 26 26
28 244 - ŞEYMANUR ERASLAN 11 / D 22 4 21.00 9 9 6.75 4 4 3.00 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 119.981 259.988 284.989 220 28 28 28
29 267 - H MEDİNE KÖSE 11 / A 22 2 21.50 6 0 6.00 15 8 13.00 22 3 21.25 65.00 13.00 61.75 328.325 329.991 283.322 226 29 29 29
30 266 - ŞEYDANUR ÇELİK 11 / D 19 2 18.50 9 3 8.25 9 3 8.25 0 0 0.00 37.00 8.00 35.00 154.983 278.322 278.322 252 30 30 30
31 245 - RAVZA ERGÜN 11 / C 23 4 22.00 6 7 4.25 1 0 1.00 0 0 0.00 30.00 11.00 27.25 106.647 253.321 274.989 265 31 31 31
32 253 - AYŞENUR KOÇ 11 / C 19 6 17.50 10 5 8.75 2 6 0.50 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 103.314 219.986 274.989 265 31 31 31
33 259 - SEMANUR SERTOĞLU 11 / A 22 7 20.25 6 0 6.00 9 8 7.00 13 7 11.25 50.00 22.00 44.50 221.653 281.656 274.989 265 31 31 31
34 256 - HİLAL AKTÜRK 11 / C 22 7 20.25 8 8 6.00 10 11 7.25 0 0 0.00 40.00 26.00 33.50 148.316 283.322 274.989 265 31 31 31
35 241 - ELANUR ÇİLİNGİR 11 / B 22 8 20.00 6 0 6.00 14 6 12.50 9 13 5.75 51.00 27.00 44.25 221.653 316.657 273.322 284 35 35 35
36 296 - DEMET SARIDOĞAN 11 / B 18 9 15.75 12 8 10.00 11 10 8.50 14 11 11.25 55.00 38.00 45.50 231.653 261.655 271.655 294 36 36 36
37 220 - ZEYNEP AKÇAY 11 / D 21 7 19.25 8 12 5.00 2 0 2.00 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 113.314 241.654 261.655 345 37 37 37
38 255 - MELİKE TURANLI 11 / B 18 7 16.25 12 17 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 24.00 24.00 99.980 208.319 259.988 358 38 38 38
39 108 - GİZEM YILMAZ 11 / A 20 3 19.25 6 5 4.75 21 5 19.75 19 7 17.25 66.00 20.00 61.00 346.659 359.993 259.988 358 38 38 38
40 221 - BÜŞRA BİREGEN 11 / D 23 7 21.25 8 21 2.75 4 18 -0.50 0 0 0.00 35.00 46.00 23.50 96.647 238.320 259.988 358 38 38 38
41 261 - HAYRUNNİSA MEMİŞ 11 / C 20 9 17.75 11 19 6.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 32.00 30.00 24.50 103.314 223.320 259.988 358 38 38 38
42 226 - ŞEYDANUR KARAHAN 11 / B 22 5 20.75 3 2 2.50 12 10 9.50 16 9 13.75 53.00 26.00 46.50 254.988 301.657 254.988 400 42 42 42
43 207 - ELİF ÇALIŞKAN 11 / A 21 6 19.50 4 2 3.50 13 10 10.50 20 8 18.00 58.00 26.00 51.50 289.990 299.990 253.321 409 43 43 43
44 276 - SEDA KOCABEY 11 / A 20 6 18.50 7 11 4.25 7 7 5.25 8 9 5.75 42.00 33.00 33.75 173.317 258.321 251.654 425 44 44 44
45 64 - SÜMEYYE AKBAŞ 11 / C 18 12 15.00 11 13 7.75 2 5 0.75 0 1 -0.25 31.00 31.00 23.25 103.314 204.985 251.654 425 44 44 44
46 243 - YAĞMUR AYHAN 11 / B 16 14 12.50 14 16 10.00 6 24 0.00 8 22 2.50 44.00 76.00 25.00 116.648 183.317 249.988 437 46 46 46
47 120 - EBRAR DURDU 11 / D 21 9 18.75 9 21 3.75 4 1 3.75 1 3 0.25 35.00 34.00 26.50 126.648 249.988 249.988 437 46 46 46
48 240 - BUSE DURMUŞ 11 / B 21 4 20.00 3 3 2.25 17 5 15.75 20 7 18.25 61.00 19.00 56.25 326.658 338.325 248.321 449 48 48 48
49 295 - SEMANUR ÇALIŞKAN 11 / A 21 3 20.25 2 0 2.00 9 12 6.00 6 10 3.50 38.00 25.00 31.75 163.317 274.989 248.321 449 48 48 48
50 270 - RABİA KİKİ 11 / D 18 8 16.00 10 15 6.25 7 13 3.75 0 0 0.00 35.00 36.00 26.00 124.981 231.653 248.321 449 48 48 48
51 235 - ELİF BAYTEMÜR 11 / B 21 5 19.75 3 3 2.25 6 17 1.75 11 6 9.50 41.00 31.00 33.25 174.984 243.320 246.654 458 51 51 51
52 155 - SEVDA CENGİZ 11 / C 17 12 14.00 12 18 7.50 7 6 5.50 0 0 0.00 36.00 36.00 27.00 136.649 229.986 243.320 479 52 52 52
53 144 - HAVVA KOKAYIT 11 / A 20 7 18.25 6 11 3.25 8 11 5.25 8 12 5.00 42.00 41.00 31.75 168.317 256.654 243.320 479 52 52 52
54 283 - GAMZE AKDENİZ 11 / B 16 7 14.25 8 3 7.25 10 4 9.00 12 5 10.75 46.00 19.00 41.25 231.653 254.988 243.320 479 52 52 52
55 222 - AYŞEN İREM BİRİNCİ 11 / A 19 9 16.75 5 1 4.75 15 11 12.25 22 8 20.00 61.00 29.00 53.75 314.991 293.323 243.320 479 52 52 52
56 202 - KÜBRA DEMİR 11 / B 16 10 13.50 8 1 7.75 5 9 2.75 12 8 10.00 41.00 28.00 34.00 184.984 208.319 241.654 491 56 56 56
57 215 - AYŞEGÜL KOM* 11 / B 18 11 15.25 8 8 6.00 11 12 8.00 15 13 11.75 52.00 44.00 41.00 231.653 254.988 241.654 491 56 56 56
58 237 - ŞENNUR COLFAOĞLU 11 / B 17 6 15.50 8 9 5.75 6 6 4.50 14 9 11.75 45.00 30.00 37.50 208.319 233.320 241.654 491 56 56 56
59 274 - NAZAR ÇELİK 11 / D 18 5 16.75 5 5 3.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 24.00 16.00 20.00 96.647 208.319 236.654 537 59 59 59
60 277 - BEYZA PALA 11 / D 19 10 16.50 5 7 3.25 8 3 7.25 2 2 1.50 34.00 22.00 28.50 158.316 258.321 231.653 573 60 60 60
61 282 - SEDEF BAYKAL 11 / A 19 5 17.75 3 5 1.75 12 11 9.25 11 9 8.75 45.00 30.00 37.50 219.986 279.989 229.986 581 61 61 61
62 280 - NİSANUR AKBAL 11 / D 17 7 15.25 8 19 3.25 1 2 0.50 2 1 1.75 28.00 29.00 20.75 114.981 204.985 223.320 620 62 62 62
63 279 - MELİKE KONDOLOT 11 / A 15 9 12.75 6 2 5.50 11 10 8.50 13 10 10.50 45.00 31.00 37.25 226.653 241.654 221.653 631 63 63 63
64 229 - RABİA TÜRKOĞLU 11 / B 16 2 15.50 3 1 2.75 13 14 9.50 11 11 8.25 43.00 28.00 36.00 218.319 266.655 221.653 631 63 63 63
65 286 - BEYZA TEMÜR 11 / B 16 3 15.25 3 2 2.50 4 4 3.00 13 5 11.75 36.00 14.00 32.50 198.318 221.653 218.319 650 65 65 65
66 208 - EDANUR AYDIN 11 / B 12 10 9.50 10 7 8.25 2 9 -0.25 6 5 4.75 30.00 31.00 22.25 129.982 161.650 218.319 650 65 65 65
67 242 - HAYRUNNİSA YUMAK 11 / A 18 2 17.50 0 0 0.00 13 4 12.00 17 3 16.25 48.00 9.00 45.75 288.323 296.656 216.653 663 67 67 67
68 239 - ELİF AKSAKAL 11 / B 16 3 15.25 3 3 2.25 10 4 9.00 4 4 3.00 33.00 14.00 29.50 179.984 261.655 216.653 663 67 67 67
69 289 - FATMANUR AKÇAY 11 / B 17 9 14.75 4 5 2.75 9 13 5.75 13 12 10.00 43.00 39.00 33.25 204.985 236.654 216.653 663 67 67 67
70 234 - SENANUR YAVUZ 11 / A 18 4 17.00 0 0 0.00 6 3 5.25 4 3 3.25 28.00 10.00 25.50 156.649 248.321 213.319 687 70 70 70
71 227 - KADRİYE YILMAZ 11 / B 17 6 15.50 2 5 0.75 13 9 10.75 16 8 14.00 48.00 28.00 41.00 264.988 274.989 208.319 725 71 71 71
72 114 - HACER BEYZA KAYMAZ 11 / B 15 11 12.25 5 5 3.75 5 1 4.75 7 6 5.50 32.00 23.00 26.25 168.317 213.319 206.652 745 72 72 72
73 206 - SİNEM KELLECİ 11 / D 12 4 11.00 5 3 4.25 1 1 0.75 0 0 0.00 18.00 8.00 16.00 104.980 178.317 201.652 787 73 73 73
74 281 - BEYZA KESKİN 11 / B 16 11 13.25 3 8 1.00 13 15 9.25 12 16 8.00 44.00 50.00 31.50 214.986 249.988 194.985 840 74 74 74
75 293 - KÜBRA ÇAKMAT 11 / A 14 10 11.50 3 3 2.25 11 12 8.00 12 6 10.50 40.00 31.00 32.25 223.320 229.986 191.651 871 75 75 75
76 231 - FATMANUR DENİZ 11 / B 11 7 9.25 6 7 4.25 6 4 5.00 6 6 4.50 29.00 24.00 23.00 163.317 194.985 189.984 892 76 76 76
77 258 - ALİME KÜBRA ŞAHİN 11 / A 14 13 10.75 3 3 2.25 3 16 -1.00 10 15 6.25 30.00 47.00 18.25 134.982 164.983 186.651 924 77 77 77
78 189 - ESRA YERLİKAYA 11 / B 10 7 8.25 0 0 0.00 6 3 5.25 8 6 6.50 24.00 16.00 20.00 178.317 189.984 154.983 1194 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 249 - SALİHA BAYRAK 11 / A 11 19 6.25 5 13 1.75 3 13 -0.25 9 9 6.75 28.00 54.00 14.50 143.315 139.982 153.316 1198 79 79 79



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EŞİT AĞIRLIK SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012

İl Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 108 - GİZEM YILMAZ 11 / A 20 3 19.25 6 5 4.75 21 5 19.75 19 7 17.25 66.00 20.00 61.00 346.659 359.993 259.988 23 1 1 1
2 240 - BUSE DURMUŞ 11 / B 21 4 20.00 3 3 2.25 17 5 15.75 20 7 18.25 61.00 19.00 56.25 326.658 338.325 248.321 43 2 2 2
3 298 - HANZADE ATEŞ 11 / C 23 3 22.25 19 3 18.25 13 2 12.50 2 0 2.00 57.00 8.00 55.00 196.651 331.658 369.993 48 3 3 3
4 288 - ÜMMÜGÜLSÜN MERAL 11 / D 27 2 26.50 16 6 14.50 9 4 8.00 0 0 0.00 52.00 12.00 49.00 153.316 329.991 373.327 51 4 4 4
5 267 - H MEDİNE KÖSE 11 / A 22 2 21.50 6 0 6.00 15 8 13.00 22 3 21.25 65.00 13.00 61.75 328.325 329.991 283.322 51 4 4 4
6 241 - ELANUR ÇİLİNGİR 11 / B 22 8 20.00 6 0 6.00 14 6 12.50 9 13 5.75 51.00 27.00 44.25 221.653 316.657 273.322 78 6 6 6
7 238 - BÜŞRA SEVİM 11 / C 24 5 22.75 23 7 21.25 10 2 9.50 0 0 0.00 57.00 14.00 53.50 163.317 314.991 393.328 82 7 7 7
8 0 - ŞEVVAL OKUR 11 / D 25 4 24.00 20 2 19.50 9 4 8.00 1 1 0.75 55.00 11.00 52.25 158.316 313.324 389.995 86 8 8 8
9 294 - EDANUR TERZİ 11 / C 23 7 21.25 18 5 16.75 11 5 9.75 0 0 0.00 52.00 17.00 47.75 164.983 306.657 353.326 107 9 9 9

10 226 - ŞEYDANUR KARAHAN 11 / B 22 5 20.75 3 2 2.50 12 10 9.50 16 9 13.75 53.00 26.00 46.50 254.988 301.657 254.988 117 10 10 10
11 264 - MEDİNE AKTAŞ 11 / B 24 6 22.50 14 6 12.50 10 9 7.75 17 11 14.25 65.00 32.00 57.00 246.654 301.657 333.325 117 10 10 10
12 207 - ELİF ÇALIŞKAN 11 / A 21 6 19.50 4 2 3.50 13 10 10.50 20 8 18.00 58.00 26.00 51.50 289.990 299.990 253.321 127 12 12 12
13 242 - HAYRUNNİSA YUMAK 11 / A 18 2 17.50 0 0 0.00 13 4 12.00 17 3 16.25 48.00 9.00 45.75 288.323 296.656 216.653 133 13 13 13
14 222 - AYŞEN İREM BİRİNCİ 11 / A 19 9 16.75 5 1 4.75 15 11 12.25 22 8 20.00 61.00 29.00 53.75 314.991 293.323 243.320 144 14 14 14
15 233 - AYÇA KORKUSUZ 11 / C 22 6 20.50 11 12 8.00 8 2 7.50 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 149.983 286.656 289.990 169 15 15 15
16 256 - HİLAL AKTÜRK 11 / C 22 7 20.25 8 8 6.00 10 11 7.25 0 0 0.00 40.00 26.00 33.50 148.316 283.322 274.989 175 16 16 16
17 259 - SEMANUR SERTOĞLU 11 / A 22 7 20.25 6 0 6.00 9 8 7.00 13 7 11.25 50.00 22.00 44.50 221.653 281.656 274.989 182 17 17 17
18 282 - SEDEF BAYKAL 11 / A 19 5 17.75 3 5 1.75 12 11 9.25 11 9 8.75 45.00 30.00 37.50 219.986 279.989 229.986 186 18 18 18
19 266 - ŞEYDANUR ÇELİK 11 / D 19 2 18.50 9 3 8.25 9 3 8.25 0 0 0.00 37.00 8.00 35.00 154.983 278.322 278.322 191 19 19 19
20 227 - KADRİYE YILMAZ 11 / B 17 6 15.50 2 5 0.75 13 9 10.75 16 8 14.00 48.00 28.00 41.00 264.988 274.989 208.319 202 20 20 20
21 295 - SEMANUR ÇALIŞKAN 11 / A 21 3 20.25 2 0 2.00 9 12 6.00 6 10 3.50 38.00 25.00 31.75 163.317 274.989 248.321 202 20 20 20
22 81 - SONNUR CAN 11 / C 22 5 20.75 12 11 9.25 6 3 5.25 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 134.982 273.322 299.990 206 22 22 22
23 250 - BETÜL HAŞLAK 11 / D 25 5 23.75 9 15 5.25 4 9 1.75 0 0 0.00 38.00 29.00 30.75 111.647 269.988 293.323 219 23 23 23
24 229 - RABİA TÜRKOĞLU 11 / B 16 2 15.50 3 1 2.75 13 14 9.50 11 11 8.25 43.00 28.00 36.00 218.319 266.655 221.653 239 24 24 24
25 0 - FATMA KORKMAZ 11 / D 21 5 19.75 20 3 19.25 5 0 5.00 0 0 0.00 46.00 8.00 44.00 133.315 264.988 359.993 251 25 25 25
26 232 - MELEK TİRYAKİ 11 / D 23 5 21.75 21 7 19.25 6 12 3.00 0 0 0.00 50.00 24.00 44.00 119.981 264.988 373.327 251 25 25 25
27 239 - ELİF AKSAKAL 11 / B 16 3 15.25 3 3 2.25 10 4 9.00 4 4 3.00 33.00 14.00 29.50 179.984 261.655 216.653 266 27 27 27
28 296 - DEMET SARIDOĞAN 11 / B 18 9 15.75 12 8 10.00 11 10 8.50 14 11 11.25 55.00 38.00 45.50 231.653 261.655 271.655 266 27 27 27
29 244 - ŞEYMANUR ERASLAN 11 / D 22 4 21.00 9 9 6.75 4 4 3.00 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 119.981 259.988 284.989 275 29 29 29
30 272 - SUDE DEĞİRMENCİ 11 / B 20 4 19.00 16 2 15.50 5 1 4.75 10 4 9.00 51.00 11.00 48.25 191.651 258.321 329.991 280 30 30 30
31 277 - BEYZA PALA 11 / D 19 10 16.50 5 7 3.25 8 3 7.25 2 2 1.50 34.00 22.00 28.50 158.316 258.321 231.653 280 30 30 30
32 276 - SEDA KOCABEY 11 / A 20 6 18.50 7 11 4.25 7 7 5.25 8 9 5.75 42.00 33.00 33.75 173.317 258.321 251.654 280 30 30 30
33 263 - BETÜL ÇAVUŞOĞLU 11 / C 20 8 18.00 16 13 12.75 8 9 5.75 0 0 0.00 44.00 30.00 36.50 138.315 258.321 304.990 280 30 30 30
34 225 - FATMA ÇAKMAK 11 / C 25 5 23.75 19 11 16.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 45.00 18.00 40.50 103.314 256.654 366.660 294 34 34 34
35 144 - HAVVA KOKAYIT 11 / A 20 7 18.25 6 11 3.25 8 11 5.25 8 12 5.00 42.00 41.00 31.75 168.317 256.654 243.320 294 34 34 34
36 269 - YAĞMUR KURT 11 / D 23 6 21.50 19 11 16.25 2 0 2.00 0 0 0.00 44.00 17.00 39.75 113.314 256.654 351.659 294 34 34 34
37 290 - MELİSA AÇELYA VURAL 11 / A 21 4 20.00 9 3 8.25 5 7 3.25 5 12 2.00 40.00 26.00 33.50 134.982 254.988 288.323 307 37 37 37
38 215 - AYŞEGÜL KOM* 11 / B 18 11 15.25 8 8 6.00 11 12 8.00 15 13 11.75 52.00 44.00 41.00 231.653 254.988 241.654 307 37 37 37
39 283 - GAMZE AKDENİZ 11 / B 16 7 14.25 8 3 7.25 10 4 9.00 12 5 10.75 46.00 19.00 41.25 231.653 254.988 243.320 307 37 37 37
40 245 - RAVZA ERGÜN 11 / C 23 4 22.00 6 7 4.25 1 0 1.00 0 0 0.00 30.00 11.00 27.25 106.647 253.321 274.989 325 40 40 40
41 271 - RABİA ARİFOĞULLARI 11 / C 22 8 20.00 12 14 8.50 5 9 2.75 0 0 0.00 39.00 31.00 31.25 118.314 251.654 289.990 333 41 41 41
42 281 - BEYZA KESKİN 11 / B 16 11 13.25 3 8 1.00 13 15 9.25 12 16 8.00 44.00 50.00 31.50 214.986 249.988 194.985 344 42 42 42
43 120 - EBRAR DURDU 11 / D 21 9 18.75 9 21 3.75 4 1 3.75 1 3 0.25 35.00 34.00 26.50 126.648 249.988 249.988 344 42 42 42
44 234 - SENANUR YAVUZ 11 / A 18 4 17.00 0 0 0.00 6 3 5.25 4 3 3.25 28.00 10.00 25.50 156.649 248.321 213.319 357 44 44 44
45 254 - YELİZ SARİKAYA 11 / D 21 2 20.50 9 6 7.50 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 8.00 29.00 106.647 243.320 286.656 385 45 45 45
46 235 - ELİF BAYTEMÜR 11 / B 21 5 19.75 3 3 2.25 6 17 1.75 11 6 9.50 41.00 31.00 33.25 174.984 243.320 246.654 385 45 45 45
47 262 - ÖYKÜ ÇEKER 11 / C 21 9 18.75 21 8 19.00 4 5 2.75 0 0 0.00 46.00 22.00 40.50 118.314 243.320 351.659 385 45 45 45
48 73 - BEYZA GÜMÜŞANELİ 11 / D 23 7 21.25 15 14 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 21.00 32.75 99.980 241.654 318.324 396 48 48 48
49 279 - MELİKE KONDOLOT 11 / A 15 9 12.75 6 2 5.50 11 10 8.50 13 10 10.50 45.00 31.00 37.25 226.653 241.654 221.653 396 48 48 48
50 220 - ZEYNEP AKÇAY 11 / D 21 7 19.25 8 12 5.00 2 0 2.00 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 113.314 241.654 261.655 396 48 48 48
51 221 - BÜŞRA BİREGEN 11 / D 23 7 21.25 8 21 2.75 4 18 -0.50 0 0 0.00 35.00 46.00 23.50 96.647 238.320 259.988 419 51 51 51
52 289 - FATMANUR AKÇAY 11 / B 17 9 14.75 4 5 2.75 9 13 5.75 13 12 10.00 43.00 39.00 33.25 204.985 236.654 216.653 433 52 52 52
53 237 - ŞENNUR COLFAOĞLU 11 / B 17 6 15.50 8 9 5.75 6 6 4.50 14 9 11.75 45.00 30.00 37.50 208.319 233.320 241.654 463 53 53 53
54 216 - SEMANUR BATTAL 11 / C 21 9 18.75 16 12 13.00 3 7 1.25 0 0 0.00 40.00 28.00 33.00 108.314 233.320 311.657 463 53 53 53
55 57 - ŞEVVAL DURMUŞ 11 / D 21 9 18.75 15 14 11.50 7 23 1.25 0 0 0.00 43.00 46.00 31.50 108.314 233.320 301.657 463 53 53 53
56 270 - RABİA KİKİ 11 / D 18 8 16.00 10 15 6.25 7 13 3.75 0 0 0.00 35.00 36.00 26.00 124.981 231.653 248.321 481 56 56 56
57 155 - SEVDA CENGİZ 11 / C 17 12 14.00 12 18 7.50 7 6 5.50 0 0 0.00 36.00 36.00 27.00 136.649 229.986 243.320 496 57 57 57
58 293 - KÜBRA ÇAKMAT 11 / A 14 10 11.50 3 3 2.25 11 12 8.00 12 6 10.50 40.00 31.00 32.25 223.320 229.986 191.651 496 57 57 57
59 22 - ESRA AKKOYUN 11 / D 21 9 18.75 17 12 14.00 4 15 0.25 2 2 1.50 44.00 38.00 34.50 111.647 226.653 318.324 519 59 59 59
60 246 - ZÜMRİYE GÜÇLÜ 11 / C 21 9 18.75 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 99.980 224.986 316.657 535 60 60 60
61 261 - HAYRUNNİSA MEMİŞ 11 / C 20 9 17.75 11 19 6.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 32.00 30.00 24.50 103.314 223.320 259.988 542 61 61 61
62 286 - BEYZA TEMÜR 11 / B 16 3 15.25 3 2 2.50 4 4 3.00 13 5 11.75 36.00 14.00 32.50 198.318 221.653 218.319 553 62 62 62
63 223 - ŞEVVAL AKBAŞ 11 / D 19 5 17.75 12 7 10.25 1 3 0.25 0 0 0.00 32.00 15.00 28.25 101.647 219.986 286.656 567 63 63 63
64 253 - AYŞENUR KOÇ 11 / C 19 6 17.50 10 5 8.75 2 6 0.50 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 103.314 219.986 274.989 567 63 63 63
65 248 - MELEK GÜRBÜZER 11 / C 20 9 17.75 16 14 12.50 0 0 0.00 2 1 1.75 38.00 24.00 32.00 111.647 218.319 301.657 576 65 65 65
66 230 - EDA NUR KARAASLAN 11 / A 17 10 14.50 16 8 14.00 6 12 3.00 17 10 14.50 56.00 40.00 46.00 216.653 216.653 289.990 598 66 66 66
67 114 - HACER BEYZA KAYMAZ 11 / B 15 11 12.25 5 5 3.75 5 1 4.75 7 6 5.50 32.00 23.00 26.25 168.317 213.319 206.652 615 67 67 67
68 274 - NAZAR ÇELİK 11 / D 18 5 16.75 5 5 3.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 24.00 16.00 20.00 96.647 208.319 236.654 663 68 68 68
69 255 - MELİKE TURANLI 11 / B 18 7 16.25 12 17 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 24.00 24.00 99.980 208.319 259.988 663 68 68 68
70 202 - KÜBRA DEMİR 11 / B 16 10 13.50 8 1 7.75 5 9 2.75 12 8 10.00 41.00 28.00 34.00 184.984 208.319 241.654 663 68 68 68
71 64 - SÜMEYYE AKBAŞ 11 / C 18 12 15.00 11 13 7.75 2 5 0.75 0 1 -0.25 31.00 31.00 23.25 103.314 204.985 251.654 692 71 71 71
72 280 - NİSANUR AKBAL 11 / D 17 7 15.25 8 19 3.25 1 2 0.50 2 1 1.75 28.00 29.00 20.75 114.981 204.985 223.320 692 71 71 71
73 231 - FATMANUR DENİZ 11 / B 11 7 9.25 6 7 4.25 6 4 5.00 6 6 4.50 29.00 24.00 23.00 163.317 194.985 189.984 770 73 73 73
74 189 - ESRA YERLİKAYA 11 / B 10 7 8.25 0 0 0.00 6 3 5.25 8 6 6.50 24.00 16.00 20.00 178.317 189.984 154.983 815 74 74 74
75 243 - YAĞMUR AYHAN 11 / B 16 14 12.50 14 16 10.00 6 24 0.00 8 22 2.50 44.00 76.00 25.00 116.648 183.317 249.988 867 75 75 75
76 206 - SİNEM KELLECİ 11 / D 12 4 11.00 5 3 4.25 1 1 0.75 0 0 0.00 18.00 8.00 16.00 104.980 178.317 201.652 916 76 76 76
77 258 - ALİME KÜBRA ŞAHİN 11 / A 14 13 10.75 3 3 2.25 3 16 -1.00 10 15 6.25 30.00 47.00 18.25 134.982 164.983 186.651 1031 77 77 77
78 208 - EDANUR AYDIN 11 / B 12 10 9.50 10 7 8.25 2 9 -0.25 6 5 4.75 30.00 31.00 22.25 129.982 161.650 218.319 1067 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EŞİT AĞIRLIK SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bayburt MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi 11.Sınıf Deneme Sınavı-4 (1104) 1640 79 79 79

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 13.01 9.53 10.63 6.96 8.54 4.82 4.99 5.72 3.56 4.70 4.49 3.57 29.66 28.29 22.59 147.527 194.595 203.012
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258
Okul Ortalaması 19.35 6.82 17.65 9.47 7.51 7.59 6.85 6.89 5.13 6.11 4.44 5.00 41.78 25.66 35.37 167.515 251.823 268.258

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 249 - SALİHA BAYRAK 11 / A 11 19 6.25 5 13 1.75 3 13 -0.25 9 9 6.75 28.00 54.00 14.50 143.315 139.982 153.316 1237 79 79 79



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME TYT 1. OTURUM 81 81 81 1227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,15 9,17 21,86 1,61 2,51 0,99 2,39 1,03 2,13 2,27 0,96 2,03 4,14 0,54 4,00 0,01 0,01 0,01 5,54 3,73 4,61 1,48 2,03 0,98 2,09 1,43 1,73 1,80 1,04 1,54 45,48 22,45 39,88 223,580

Okul Ortalaması 28,80 6,86 27,09 1,61 2,50 0,99 2,78 0,70 2,60 2,64 0,66 2,47 4,45 0,33 4,37 0,00 0,00 0,00 5,97 4,59 4,83 1,57 2,32 0,99 2,98 1,42 2,63 2,87 1,11 2,59 53,67 20,49 48,56 248,070

KATILIMLAR

1 915 GÜL YILDIRIM 12B 33 0 33,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 11 3 10,25 3 1 2,75 7 0 7,00 6 0 6,00 73 7 71,25 328,393 74

2 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 31 9 28,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 13 12,75 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 76 30 68,50 322,018 79

3 912 AYŞENUR BAYRAK 12B 36 2 35,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 8 10,00 2 3 1,25 5 1 4,75 6 0 6,00 71 17 66,75 314,733 86

4 906 SİNEM KADAKAL 12B 33 7 31,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 0 2 -0,50 7 0 7,00 6 0 6,00 68 17 63,75 302,795 104

5 917 BENNURDELİBALTA 12B 31 6 29,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 12 4 11,00 0 6 -1,50 5 0 5,00 5 1 4,75 64 19 59,25 292,568 122

6 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 32 7 30,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 16 8 14,00 2 4 1,00 3 4 2,00 4 2 3,50 65 28 58,00 290,688 128

7 938 BERİVAN SAKA 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 0 11,00 60 11 57,25 288,370 131

8 334 ALEYNA P AKBABA 12A 25 4 24,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 16 6 14,50 1 4 0,00 5 2 4,50 5 1 4,75 62 20 57,00 287,300 134

9 947 EBRAR AKTÜRK 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 61 12 58,00 287,293 135

10 889 SÜEDA ERDAŞ 12A 30 10 27,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 2 9,50 3 3 2,25 7 0 7,00 3 3 2,25 64 24 58,00 286,905 136

11 910 GAMZE GÜRBÜZ 12A 32 3 31,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 5 1 4,75 60 13 56,75 280,255 155

12 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 26 4 25,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 2 1 1,75 6 1 5,75 4 0 4,00 59 13 55,75 278,128 160

13 919 BUSE IŞKIRIK 12D 36 3 35,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 57 6 55,50 277,933 161

14 899 AYŞENUR AYAN 12B 34 5 32,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 1 4,75 6 0 6,00 60 13 56,75 277,870 162

15 922 YAZEL ÇİL 12A 29 5 27,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 58 14 54,50 276,918 168

16 926 GAYE KÖKLÜ 12C 34 5 32,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 8 1 7,75 56 8 54,00 276,043 174

17 927 BEYZA NUR ÇELİK 12C 37 0 37,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 1 6,75 55 5 53,75 274,468 179

18 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 33 6 31,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 57 16 53,00 273,455 187

19 909 EDA AÇIKGÖZ 12D 38 2 37,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 55 8 53,00 268,815 206

20 904 MİNE AYGÜNOĞLU 12A 30 4 29,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 56 17 51,75 268,658 208

21 897 DİLARA KAYA 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 7 8 5,00 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 59 23 53,25 268,620 209

22 999 ZEHRA MEYDAN 12D 33 2 32,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 1 8,75 53 6 51,50 268,590 210

23 956 SUDE TOPCU 12B 33 3 32,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 6 0 6,00 57 14 53,50 267,673 215

24 923 AYŞE TÜTÜNEKEN 12B 25 7 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 12 9,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 59 33 50,75 264,825 233

25 893 FEYZA NİŞANCI 12C 32 8 30,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 54 16 50,00 263,620 236

26 955 BAHAR SEVİM 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 55 18 50,50 262,783 243

27 896 HİLAL MERCİMEK 12C 35 5 33,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 54 18 49,50 260,498 255

28 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 28 8 26,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 8 7 6,25 3 2 2,50 5 2 4,50 3 3 2,25 56 25 49,75 259,308 258

29 934 GÜLFATMA SAKA 12A 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 10 11 7,25 2 3 1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 57 31 49,25 258,763 261
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME TYT 1. OTURUM 81 81 81 1227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,15 9,17 21,86 1,61 2,51 0,99 2,39 1,03 2,13 2,27 0,96 2,03 4,14 0,54 4,00 0,01 0,01 0,01 5,54 3,73 4,61 1,48 2,03 0,98 2,09 1,43 1,73 1,80 1,04 1,54 45,48 22,45 39,88 223,580

Okul Ortalaması 28,80 6,86 27,09 1,61 2,50 0,99 2,78 0,70 2,60 2,64 0,66 2,47 4,45 0,33 4,37 0,00 0,00 0,00 5,97 4,59 4,83 1,57 2,32 0,99 2,98 1,42 2,63 2,87 1,11 2,59 53,67 20,49 48,56 248,070

KATILIMLAR

30 946 ZEHRA AKCAN 12A 27 7 25,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 7 7 5,25 2 3 1,25 5 2 4,50 6 0 6,00 55 21 49,75 258,085 266

31 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 33 6 31,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 52 13 48,75 256,873 276

32 911 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 31 8 29,00 9 2 8,50 2 3 1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 52 15 48,25 255,183 282

33 957 ALEYNA BİRGÜL 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 51 13 47,75 253,753 293

34 902 RÜMEYSA GÜÇLÜ 12B 28 6 26,50 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 53 23 47,25 250,978 301

35 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 26 10 23,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 8 6,00 0 4 -1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 54 29 46,75 250,503 308

36 892 MELİKE OĞURLU 12C 34 5 32,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 6 0,50 50 12 47,00 249,513 314

37 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 29 9 26,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 7 3 6,25 1 4 0,00 6 1 5,75 3 3 2,25 52 23 46,25 248,385 319

38 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 28 8 26,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 6 4,50 50 18 45,50 247,275 327

39 988 SİNEM AYDIN 12C 30 7 28,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 48 9 45,75 247,125 328

40 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 35 5 33,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 12 46,00 246,183 337

41 974 MERYEM KOSDİK 12C 32 6 30,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 48 11 45,25 245,268 348

42 965 ZELİHA AKSOY 12C 31 5 29,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 49 16 45,00 245,063 349

43 888 ZEYNEP GÜNER 12A 23 11 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 13 3 12,25 1 1 0,75 3 2 2,50 49 22 43,50 244,573 352

44 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 31 7 29,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 5 0,75 49 15 45,25 244,210 359

45 978 NUR*L AKAGÜNDÜZ 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 5 2,75 49 18 44,50 242,998 372

46 918 NAZLI CAMADAN 12C 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 3 4,25 49 19 44,25 242,923 375

47 994 GİZEM KOMAN 12B 25 8 23,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 51 24 45,00 242,810 379

48 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 29 7 27,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 2 7,50 47 14 43,50 242,473 382

49 966 NESLİNUR ULUSOY 12C 33 7 31,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 48 13 44,75 242,365 383

50 944 İREM UYSAL 12B 25 3 24,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 48 13 44,75 241,875 389

51 951 ŞÜHEDA KARAASLA 12D 30 5 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 46 10 43,50 238,548 421

52 950 ZEHRA AKYAR 12A 23 17 18,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 14 7,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 54 46 42,50 237,238 435

53 941 ELİN KESKİN 12C 28 8 26,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 46 18 41,50 234,155 464

54 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 30 10 27,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 21 41,75 233,203 473

55 891 RABİA DURSUN 12B 21 10 18,50 3 1 2,75 11 4 10,00 1 4 0,00 6 1 5,75 4 2 3,50 46 22 40,50 232,090 478

56 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 29 10 26,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 15 41,25 230,948 483

57 929 DİLAN KURTULMUŞ 12D 31 5 29,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 15 41,25 230,925 484

58 990 FEYZANUR OLTULU 12C 25 12 22,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 10 5,50 47 28 40,00 230,380 491
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME TYT 1. OTURUM 81 81 81 1227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,15 9,17 21,86 1,61 2,51 0,99 2,39 1,03 2,13 2,27 0,96 2,03 4,14 0,54 4,00 0,01 0,01 0,01 5,54 3,73 4,61 1,48 2,03 0,98 2,09 1,43 1,73 1,80 1,04 1,54 45,48 22,45 39,88 223,580

Okul Ortalaması 28,80 6,86 27,09 1,61 2,50 0,99 2,78 0,70 2,60 2,64 0,66 2,47 4,45 0,33 4,37 0,00 0,00 0,00 5,97 4,59 4,83 1,57 2,32 0,99 2,98 1,42 2,63 2,87 1,11 2,59 53,67 20,49 48,56 248,070

KATILIMLAR

59 916 BETÜL AKBAŞ 12C 31 6 29,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 5 1,75 45 17 40,75 230,313 493

60 970 FATMANUR ARDUÇ 12A 27 7 25,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 46 23 40,25 229,550 504

61 969 MERVE AYDINLI 12B 26 4 25,00 3 1 2,75 6 4 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 44 15 40,25 228,653 514

62 953 BESTE ERYILMAZ 12C 26 10 23,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 44 19 39,25 225,868 544

63 960 HATİCE KURT 12B 21 3 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 42 10 39,50 225,503 550

64 984 FUNDA KESEN 12C 30 5 28,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 42 10 39,50 225,358 553

65 982 AYŞE KOSTİK 12C 26 7 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 14 38,50 223,563 570

66 949 AYŞENUR KALKAN 12A 20 10 17,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 4 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 5 1 4,75 45 23 39,25 223,508 571

67 959 ELMAS KORKMAZ 12C 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 42 16 38,00 220,705 594

68 968 MERVE GÜLSEVER 12D 26 8 24,00 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 41 14 37,50 220,015 600

69 943 RUMEYSANİŞANCI 12A 19 12 16,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 13 1,75 2 3 1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 45 32 37,00 216,920 632

70 958 AYŞEGÜL ERASLAN 12D 28 11 25,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 44 29 36,75 216,005 640

71 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 21 15 17,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 9 12 6,00 3 3 2,25 5 2 4,50 2 1 1,75 46 41 35,75 214,875 654

72 890 BETÜL OKUMUŞ 12B 28 6 26,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 6 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 40 18 35,50 212,140 678

73 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 26 6 24,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 12 35,00 211,615 684

74 908 NURDAN ERYILMAZ 12C 32 7 30,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 39 18 34,50 209,793 701

75 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 24 5 22,75 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 38 17 33,75 209,020 708

76 983 KADER GÜÇLÜ 12D 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 39 22 33,50 205,368 747

77 987 MELİKE İLİ 12C 25 10 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 39 25 32,75 203,443 767

78 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 25 9 22,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 11 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 40 38 30,50 197,468 810

79 964 AÇELYA DEMİR 12A 21 1 20,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 4 1,00 30 7 28,25 190,205 865

80 898 ESMANUR TUNÇ 12A 20 11 17,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 7 17 2,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 37 45 25,75 182,775 939

81 985 SEVDA KORKMAZ 12A 15 10 12,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 11 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 32 31 24,25 176,798 982
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

1 974 MERYEM KOSDİK 12C 24 8 22,00 24 3 23,25 2 0 2,00 50 11 47,25 314,380 1 1 4 143,283 17 52 108 256,775 7 7 12

2 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 23 6 21,50 22 10 19,50 45 16 41,00 290,768 1 2 6 246,038 1 14 23

3 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 27 8 25,00 17 1 16,75 12 4 11,00 56 13 52,75 289,919 2 3 7 162,655 2 32 70 292,023 1 1 4

4 959 ELMAS KORKMAZ 12C 27 8 25,00 19 6 17,50 46 14 42,50 289,335 3 4 8 261,160 6 6 11

5 941 ELİF KESKİN 12C 24 12 21,00 21 10 18,50 3 6 1,50 48 28 41,00 284,485 4 5 10 139,250 21 58 124 247,525 12 13 21

6 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 19 19 14,25 24 8 22,00 3 6 1,50 46 33 37,75 284,270 5 6 11 142,800 19 54 112 216,533 24 29 55

7 938 BERİVAN SAKA 12C 24 11 21,25 20 15 16,25 8 5 6,75 52 31 44,25 282,345 6 7 12 164,695 1 30 65 274,900 3 3 6

8 988 SİNEM AYDIN 12C 23 8 21,00 19 6 17,50 1 0 1,00 43 14 39,50 281,365 7 8 13 141,728 20 56 117 250,053 9 9 15

9 982 AYŞE KOSTİK 12C 13 22 7,50 26 8 24,00 39 30 31,50 270,093 8 9 19 172,175 34 50 126

10 984 FUNDA KESEN 12C 21 7 19,25 19 12 16,00 40 19 35,25 264,498 9 10 22 232,933 16 19 35

11 955 BAHAR SEVİM 12C 19 17 14,75 19 12 16,00 1 0 1,00 39 29 31,75 256,808 10 11 26 145,930 14 49 103 222,303 20 25 46

12 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 11 19,25 16 9 13,75 7 7 5,25 45 27 38,25 255,570 11 12 28 149,413 13 47 96 248,945 11 11 18

13 918 NAZLI CAMADAN 12C 19 21 13,75 21 19 16,25 9 14 5,50 49 54 35,50 251,760 12 13 30 149,878 12 46 95 221,218 21 26 49

14 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 20 12 17,00 16 7 14,25 7 3 6,25 43 22 37,50 251,473 13 14 31 151,825 9 42 87 239,860 14 17 28

15 936 GÜLHANIM KARAER 12C 14 23 8,25 21 18 16,50 35 41 24,75 237,014 14 15 33 182,776 30 39 98

16 948 SÜMEYYE KALKAN 12C 9 10 6,50 17 3 16,25 26 13 22,75 230,309 15 16 39 173,798 33 48 121

17 926 GAYE KÖKLÜ 12C 18 8 16,00 10 2 9,50 5 2 4,50 33 12 30,00 228,640 16 17 43 156,725 4 37 81 239,788 15 18 29

18 953 BESTE ERYILMAZ 12C 17 7 15,25 14 10 11,50 6 2 5,50 37 19 32,25 228,595 17 18 44 145,328 15 50 104 224,238 17 22 43

19 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 13 14 9,50 17 10 14,50 30 24 24,00 227,883 18 19 45 185,083 29 38 94

20 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 12 7 10,25 15 4 14,00 0 1 -0,25 27 12 24,00 223,993 19 20 47 182,445 31 40 99

21 994 GİZEM KOMAN 12B 6 6 4,50 13 2 12,50 1 2 0,50 3 10 0,50 23 20 18,00 203,588 1 21 64 142,150 17 55 115 163,168 10 57 154

22 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 27 9 24,75 7 2 6,50 34 11 31,25 202,468 20 22 65 155,728 5 38 82 283,630 2 2 5

23 922 YAZEL ÇİL 12A 10 4 9,00 9 2 8,50 7 3 6,25 8 3 7,25 34 12 31,00 202,003 1 23 66 198,578 9 17 32 207,845 5 32 68

24 970 FATMANUR ARDUÇ 12A 9 17 4,75 14 10 11,50 2 11 -0,75 25 38 15,50 196,865 2 24 68 158,120 14 61 162

25 987 MELİKE İLİ 12C 28 10 25,50 6 6 4,50 34 16 30,00 195,983 21 25 70 137,218 22 59 129 268,503 5 5 10

26 893 FEYZA NİŞAN* 12C 16 16 12,00 7 5 5,75 5 0 5,00 28 21 22,75 194,548 22 26 72 154,405 7 40 84 216,898 23 28 53

27 965 ZELİHA AKSOY 12C 24 5 22,75 6 0 6,00 30 5 28,75 194,360 23 27 73 151,500 10 43 89 269,045 4 4 9

28 927 BEYZA NUR ÇELİK 12C 20 11 17,25 2 1 1,75 8 2 7,50 30 14 26,50 191,460 24 28 77 162,493 3 33 71 252,103 8 8 13

29 934 GÜLFATMA SAKA 12A 22 16 18,00 4 8 2,00 13 18 8,50 39 42 28,50 182,045 3 29 86 191,443 10 19 38 240,000 2 16 27

30 892 MELİKE OĞURLU 12C 21 10 18,50 7 3 6,25 28 13 24,75 182,008 25 30 87 153,243 8 41 85 249,005 10 10 17
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

31 896 HİLAL MERCİMEK 12C 20 9 17,75 5 4 4,00 25 13 21,75 181,495 26 31 88 151,495 11 44 90 243,400 13 15 26

32 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 21 5 19,75 9 8 7,00 7 14 3,50 37 27 30,25 180,548 4 32 89 164,365 15 31 66 248,050 1 12 20

33 990 FEYZANUR OLTULU 12C 21 15 17,25 2 9 -0,25 23 24 17,00 175,005 27 33 97 223,548 18 23 44

34 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 19 14 15,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 22 21 16,75 171,239 28 34 102 142,990 18 53 111 223,148 19 24 45

35 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 16 13 12,75 11 18 6,50 17 16 13,00 44 47 32,25 171,108 5 35 103 232,870 3 8 14 231,383 3 20 39

36 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 16 16 12,00 7 12 4,00 23 28 16,00 165,923 29 36 109 154,985 6 39 83 217,493 22 27 51

37 334 ALEYNA P AKBABA 12A 12 5 10,75 1 3 0,25 12 4 11,00 13 11 10,25 38 23 32,25 165,730 6 37 110 226,880 4 9 15 229,753 4 21 40

38 966 NESLİNUR ULUSOY 12C 17 14 13,50 17 14 13,50 165,430 30 38 111 208,133 26 31 66

39 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 15 9 12,75 2 0 2,00 17 9 14,75 163,750 31 39 114 143,530 16 51 107 209,565 25 30 62

40 948 NURDAN ERYILMAZ 12C 16 10 13,50 5 10 2,50 21 20 16,00 160,053 32 40 119 134,725 23 60 135 204,405 27 33 69

41 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 11 7 9,25 1 3 0,25 12 10 9,50 152,348 33 41 128 186,878 28 37 92

42 985 SEVDA KORKMAZ 12A 2 0 2,00 8 8 6,00 4 9 1,75 11 11 8,25 25 28 18,00 150,800 7 42 130 167,555 14 29 62 134,770 22 74 217

43 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 8 4 7,00 9 5 7,75 9 16 5,00 26 25 19,75 148,260 2 43 132 185,140 11 23 47 195,895 1 35 79

44 916 BETÜL AKBAŞ 12C 13 19 8,25 3 18 -1,50 16 37 6,75 147,270 34 44 134 174,683 32 46 115

45 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 3 0 3,00 15 8 13,00 21 9 18,75 39 17 34,75 146,295 8 45 135 284,945 1 1 6 203,833 6 34 71

46 911 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 5 4 4,00 11 14 7,50 22 19 17,25 145,908 3 46 136 189,308 10 21 42 175,225 7 45 112

47 944 İREM UYSAL 12B 7 1 6,75 1 0 1,00 10 7 8,25 18 8 16,00 144,615 4 47 138 183,528 12 24 49 175,500 6 44 110

48 898 ESMANUR TUNÇ 12A 5 1 4,75 1 0 1,00 4 19 -0,75 12 20 7,00 22 40 12,00 133,933 9 48 157 157,410 17 36 79 145,203 18 67 192

49 888 ZEYNEP GÜNER 12A 4 4 3,00 12 12 9,00 10 17 5,75 26 33 17,75 133,465 10 49 158 187,655 12 22 43 173,958 7 47 119

50 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 2 0 2,00 2 3 1,25 17 8 15,00 21 11 18,25 131,048 5 50 160 221,125 6 10 16 153,435 13 62 174

51 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 2 2 1,50 6 3 5,25 10 7 8,25 18 12 15,00 126,248 6 51 161 183,450 13 25 50 140,795 16 72 205

52 964 AÇELYA DEMİR 12A 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 6 12 3,00 123,180 11 52 166 119,273 20 61 167 144,108 21 70 197

53 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 10 29 2,75 4 36 -5,00 7 30 -0,50 5 34 -3,50 26 129 -6,25 101,545 12 53 171 144,340 20 69 196
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

1 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 3 0 3,00 15 8 13,00 21 9 18,75 39 17 34,75 146,295 8 45 135 284,945 1 1 6 203,833 6 34 71

2 915 GÜL YILDIRIM 12B 8 4 7,00 21 9 18,75 29 13 25,75 274,243 1 2 7 177,470 4 42 105

3 917 BENNURDELİBALTA 12B 18 3 17,25 15 6 13,50 33 9 30,75 258,285 2 3 8 189,303 2 36 89

4 897 DİLARA KAYA 12B 14 5 12,75 17 11 14,25 31 16 27,00 246,485 3 4 10 173,168 8 49 123

5 956 SUDE TOPCU 12B 9 3 8,25 16 5 14,75 25 8 23,00 239,548 4 5 11 163,350 9 56 151

6 946 ZEHRA AKCAN 12A 12 4 11,00 17 13 13,75 29 17 24,75 237,393 2 6 12 166,540 11 54 143

7 947 EBRAR AKTÜRK 12B 13 4 12,00 13 6 11,50 26 10 23,50 235,540 5 7 13 176,713 5 43 106

8 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 16 13 12,75 11 18 6,50 17 16 13,00 44 47 32,25 171,108 5 35 103 232,870 3 8 14 231,383 3 20 39

9 334 ALEYNA P AKBABA 12A 12 5 10,75 1 3 0,25 12 4 11,00 13 11 10,25 38 23 32,25 165,730 6 37 110 226,880 4 9 15 229,753 4 21 40

10 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 2 0 2,00 2 3 1,25 17 8 15,00 21 11 18,25 131,048 5 50 160 221,125 6 10 16 153,435 13 62 174

11 912 AYŞENUR BAYRAK 12B 11 5 9,75 11 15 7,25 22 20 17,00 215,975 7 11 20 179,508 3 41 102

12 923 AYŞE TÜTÜNEKEN 12B 9 8 7,00 13 12 10,00 22 20 17,00 211,278 8 12 21 159,933 12 60 159

13 949 AYŞENUR KALKAN 12A 10 4 9,00 14 12 11,00 24 16 20,00 209,568 5 13 23 152,783 15 63 175

14 889 SÜEDA ERDAŞ 12A 9 3 8,25 10 8 8,00 19 11 16,25 209,318 6 14 25 168,665 10 53 140

15 910 GAMZE GÜRBÜZ 12A 9 6 7,50 12 14 8,50 21 20 16,00 208,623 7 15 26 165,238 12 55 146

16 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 10 3 9,25 12 12 9,00 22 15 18,25 206,850 8 16 28 160,748 13 58 157

17 922 YAZEL ÇİL 12A 10 4 9,00 9 2 8,50 7 3 6,25 8 3 7,25 34 12 31,00 202,003 1 23 66 198,578 9 17 32 207,845 5 32 68

18 891 RABİA DURSUN 12B 8 8 6,00 12 14 8,50 20 22 14,50 192,485 9 18 37 148,755 14 65 180

19 934 GÜLFATMA SAKA 12A 22 16 18,00 4 8 2,00 13 18 8,50 39 42 28,50 182,045 3 29 86 191,443 10 19 38 240,000 2 16 27

20 895 İREM GÜNEŞ 12A 14 1 13,75 7 11 4,25 21 12 18,00 190,617 11 20 40 169,603 9 52 136

21 911 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 5 4 4,00 11 14 7,50 22 19 17,25 145,908 3 46 136 189,308 10 21 42 175,225 7 45 112

22 888 ZEYNEP GÜNER 12A 4 4 3,00 12 12 9,00 10 17 5,75 26 33 17,75 133,465 10 49 158 187,655 12 22 43 173,958 7 47 119

23 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 8 4 7,00 9 5 7,75 9 16 5,00 26 25 19,75 148,260 2 43 132 185,140 11 23 47 195,895 1 35 79

24 944 İREM UYSAL 12B 7 1 6,75 1 0 1,00 10 7 8,25 18 8 16,00 144,615 4 47 138 183,528 12 24 49 175,500 6 44 110

25 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 2 2 1,50 6 3 5,25 10 7 8,25 18 12 15,00 126,248 6 51 161 183,450 13 25 50 140,795 16 72 205

26 967 FATMANUR KARA 12A 16 6 14,50 5 11 2,25 21 17 16,75 181,690 13 26 51 171,193 8 51 129

27 969 MERVE AYDINLI 12B 5 7 3,25 10 10 7,50 15 17 10,75 180,645 14 27 52 141,963 15 71 200

28 899 AYŞENUR AYAN 12B 6 2 5,50 6 10 3,50 12 12 9,00 177,653 15 28 56 160,338 11 59 158

29 985 SEVDA KORKMAZ 12A 2 0 2,00 8 8 6,00 4 9 1,75 11 11 8,25 25 28 18,00 150,800 7 42 130 167,555 14 29 62 134,770 22 74 217

30 938 BERİVAN SAKA 12C 24 11 21,25 20 15 16,25 8 5 6,75 52 31 44,25 282,345 6 7 12 164,695 1 30 65 274,900 3 3 6
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

31 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 21 5 19,75 9 8 7,00 7 14 3,50 37 27 30,25 180,548 4 32 89 164,365 15 31 66 248,050 1 12 20

32 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 27 8 25,00 17 1 16,75 12 4 11,00 56 13 52,75 289,919 2 3 7 162,655 2 32 70 292,023 1 1 4

33 927 BEYZA NUR ÇELİK 12C 20 11 17,25 2 1 1,75 8 2 7,50 30 14 26,50 191,460 24 28 77 162,493 3 33 71 252,103 8 8 13

34 950 ZEHRA AKYAR 12A 9 17 4,75 10 29 2,75 19 46 7,50 161,193 16 34 74 147,545 17 66 183

35 890 BETÜL OKUMUŞ 12B 6 7 4,25 7 13 3,75 13 20 8,00 158,653 16 35 78 139,530 17 73 209

36 898 ESMANUR TUNÇ 12A 5 1 4,75 1 0 1,00 4 19 -0,75 12 20 7,00 22 40 12,00 133,933 9 48 157 157,410 17 36 79 145,203 18 67 192

37 926 GAYE KÖKLÜ 12C 18 8 16,00 10 2 9,50 5 2 4,50 33 12 30,00 228,640 16 17 43 156,725 4 37 81 239,788 15 18 29

38 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 27 9 24,75 7 2 6,50 34 11 31,25 202,468 20 22 65 155,728 5 38 82 283,630 2 2 5

39 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 16 16 12,00 7 12 4,00 23 28 16,00 165,923 29 36 109 154,985 6 39 83 217,493 22 27 51

40 893 FEYZA NİŞAN* 12C 16 16 12,00 7 5 5,75 5 0 5,00 28 21 22,75 194,548 22 26 72 154,405 7 40 84 216,898 23 28 53

41 892 MELİKE OĞURLU 12C 21 10 18,50 7 3 6,25 28 13 24,75 182,008 25 30 87 153,243 8 41 85 249,005 10 10 17

42 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 20 12 17,00 16 7 14,25 7 3 6,25 43 22 37,50 251,473 13 14 31 151,825 9 42 87 239,860 14 17 28

43 965 ZELİHA AKSOY 12C 24 5 22,75 6 0 6,00 30 5 28,75 194,360 23 27 73 151,500 10 43 89 269,045 4 4 9

44 896 HİLAL MERCİMEK 12C 20 9 17,75 5 4 4,00 25 13 21,75 181,495 26 31 88 151,495 11 44 90 243,400 13 15 26

45 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 3 5 1,75 3 13 -0,25 6 18 1,50 150,305 18 45 93 152,483 16 64 176

46 918 NAZLI CAMADAN 12C 19 21 13,75 21 19 16,25 9 14 5,50 49 54 35,50 251,760 12 13 30 149,878 12 46 95 221,218 21 26 49

47 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 11 19,25 16 9 13,75 7 7 5,25 45 27 38,25 255,570 11 12 28 149,413 13 47 96 248,945 11 11 18

48 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 11 10 8,50 5 17 0,75 16 27 9,25 147,760 19 48 99 144,488 19 68 195

49 955 BAHAR SEVİM 12C 19 17 14,75 19 12 16,00 1 0 1,00 39 29 31,75 256,808 10 11 26 145,930 14 49 103 222,303 20 25 46

50 953 BESTE ERYILMAZ 12C 17 7 15,25 14 10 11,50 6 2 5,50 37 19 32,25 228,595 17 18 44 145,328 15 50 104 224,238 17 22 43

51 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 15 9 12,75 2 0 2,00 17 9 14,75 163,750 31 39 114 143,530 16 51 107 209,565 25 30 62

52 974 MERYEM KOSDİK 12C 24 8 22,00 24 3 23,25 2 0 2,00 50 11 47,25 314,380 1 1 4 143,283 17 52 108 256,775 7 7 12

53 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 19 14 15,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 22 21 16,75 171,239 28 34 102 142,990 18 53 111 223,148 19 24 45

54 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 19 19 14,25 24 8 22,00 3 6 1,50 46 33 37,75 284,270 5 6 11 142,800 19 54 112 216,533 24 29 55

55 994 GİZEM KOMAN 12B 6 6 4,50 13 2 12,50 1 2 0,50 3 10 0,50 23 20 18,00 203,588 1 21 64 142,150 17 55 115 163,168 10 57 154

56 988 SİNEM AYDIN 12C 23 8 21,00 19 6 17,50 1 0 1,00 43 14 39,50 281,365 7 8 13 141,728 20 56 117 250,053 9 9 15

57 960 HATİCE KURT 12B 3 6 1,50 3 6 1,50 141,700 18 57 118

58 941 ELİF KESKİN 12C 24 12 21,00 21 10 18,50 3 6 1,50 48 28 41,00 284,485 4 5 10 139,250 21 58 124 247,525 12 13 21

59 987 MELİKE İLİ 12C 28 10 25,50 6 6 4,50 34 16 30,00 195,983 21 25 70 137,218 22 59 129 268,503 5 5 10

60 948 NURDAN ERYILMAZ 12C 16 10 13,50 5 10 2,50 21 20 16,00 160,053 32 40 119 134,725 23 60 135 204,405 27 33 69
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

61 964 AÇELYA DEMİR 12A 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 6 12 3,00 123,180 11 52 166 119,273 20 61 167 144,108 21 70 197

62 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 12 7 10,25 15 4 14,00 0 1 -0,25 27 12 24,00 223,993 19 20 47 182,445 31 40 99

63 990 FEYZANUR OLTULU 12C 21 15 17,25 2 9 -0,25 23 24 17,00 175,005 27 33 97 223,548 18 23 44

64 970 FATMANUR ARDUÇ 12A 9 17 4,75 14 10 11,50 2 11 -0,75 25 38 15,50 196,865 2 24 68 158,120 14 61 162

65 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 11 7 9,25 1 3 0,25 12 10 9,50 152,348 33 41 128 186,878 28 37 92

66 916 BETÜL AKBAŞ 12C 13 19 8,25 3 18 -1,50 16 37 6,75 147,270 34 44 134 174,683 32 46 115

67 932 GİZEM SAKA 12B 2 10 -0,50 2 9 -0,25 4 19 -0,75

68 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 10 29 2,75 4 36 -5,00 7 30 -0,50 5 34 -3,50 26 129 -6,25 101,545 12 53 171 144,340 20 69 196
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

1 914 NURDAN ÇALIŞKAN 12C 27 8 25,00 17 1 16,75 12 4 11,00 56 13 52,75 289,919 2 3 7 162,655 2 32 70 292,023 1 1 4

2 907 RUKİYE AKBAŞ 12C 27 9 24,75 7 2 6,50 34 11 31,25 202,468 20 22 65 155,728 5 38 82 283,630 2 2 5

3 938 BERİVAN SAKA 12C 24 11 21,25 20 15 16,25 8 5 6,75 52 31 44,25 282,345 6 7 12 164,695 1 30 65 274,900 3 3 6

4 965 ZELİHA AKSOY 12C 24 5 22,75 6 0 6,00 30 5 28,75 194,360 23 27 73 151,500 10 43 89 269,045 4 4 9

5 987 MELİKE İLİ 12C 28 10 25,50 6 6 4,50 34 16 30,00 195,983 21 25 70 137,218 22 59 129 268,503 5 5 10

6 959 ELMAS KORKMAZ 12C 27 8 25,00 19 6 17,50 46 14 42,50 289,335 3 4 8 261,160 6 6 11

7 974 MERYEM KOSDİK 12C 24 8 22,00 24 3 23,25 2 0 2,00 50 11 47,25 314,380 1 1 4 143,283 17 52 108 256,775 7 7 12

8 927 BEYZA NUR ÇELİK 12C 20 11 17,25 2 1 1,75 8 2 7,50 30 14 26,50 191,460 24 28 77 162,493 3 33 71 252,103 8 8 13

9 988 SİNEM AYDIN 12C 23 8 21,00 19 6 17,50 1 0 1,00 43 14 39,50 281,365 7 8 13 141,728 20 56 117 250,053 9 9 15

10 892 MELİKE OĞURLU 12C 21 10 18,50 7 3 6,25 28 13 24,75 182,008 25 30 87 153,243 8 41 85 249,005 10 10 17

11 978 NURGÜLAKAGÜNDÜZ 12C 22 11 19,25 16 9 13,75 7 7 5,25 45 27 38,25 255,570 11 12 28 149,413 13 47 96 248,945 11 11 18

12 943 RUMEYSA NİŞANCI 12A 21 5 19,75 9 8 7,00 7 14 3,50 37 27 30,25 180,548 4 32 89 164,365 15 31 66 248,050 1 12 20

13 941 ELİF KESKİN 12C 24 12 21,00 21 10 18,50 3 6 1,50 48 28 41,00 284,485 4 5 10 139,250 21 58 124 247,525 12 13 21

14 942 ZÜHAL ERKOVAN 12D 23 6 21,50 22 10 19,50 45 16 41,00 290,768 1 2 6 246,038 1 14 23

15 896 HİLAL MERCİMEK 12C 20 9 17,75 5 4 4,00 25 13 21,75 181,495 26 31 88 151,495 11 44 90 243,400 13 15 26

16 934 GÜLFATMA SAKA 12A 22 16 18,00 4 8 2,00 13 18 8,50 39 42 28,50 182,045 3 29 86 191,443 10 19 38 240,000 2 16 27

17 963 BÜŞRA ÇEÇEN 12C 20 12 17,00 16 7 14,25 7 3 6,25 43 22 37,50 251,473 13 14 31 151,825 9 42 87 239,860 14 17 28

18 926 GAYE KÖKLÜ 12C 18 8 16,00 10 2 9,50 5 2 4,50 33 12 30,00 228,640 16 17 43 156,725 4 37 81 239,788 15 18 29

19 984 FUNDA KESEN 12C 21 7 19,25 19 12 16,00 40 19 35,25 264,498 9 10 22 232,933 16 19 35

20 913 KÜBRA KOCATÜRK 12A 16 13 12,75 11 18 6,50 17 16 13,00 44 47 32,25 171,108 5 35 103 232,870 3 8 14 231,383 3 20 39

21 334 ALEYNA P AKBABA 12A 12 5 10,75 1 3 0,25 12 4 11,00 13 11 10,25 38 23 32,25 165,730 6 37 110 226,880 4 9 15 229,753 4 21 40

22 953 BESTE ERYILMAZ 12C 17 7 15,25 14 10 11,50 6 2 5,50 37 19 32,25 228,595 17 18 44 145,328 15 50 104 224,238 17 22 43

23 990 FEYZANUR OLTULU 12C 21 15 17,25 2 9 -0,25 23 24 17,00 175,005 27 33 97 223,548 18 23 44

24 971 ZEYNEP DEVELİ 12C 19 14 15,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 22 21 16,75 171,239 28 34 102 142,990 18 53 111 223,148 19 24 45

25 955 BAHAR SEVİM 12C 19 17 14,75 19 12 16,00 1 0 1,00 39 29 31,75 256,808 10 11 26 145,930 14 49 103 222,303 20 25 46

26 918 NAZLI CAMADAN 12C 19 21 13,75 21 19 16,25 9 14 5,50 49 54 35,50 251,760 12 13 30 149,878 12 46 95 221,218 21 26 49

27 903 MELİKEKARAKOYUN 12C 16 16 12,00 7 12 4,00 23 28 16,00 165,923 29 36 109 154,985 6 39 83 217,493 22 27 51

28 893 FEYZA NİŞAN* 12C 16 16 12,00 7 5 5,75 5 0 5,00 28 21 22,75 194,548 22 26 72 154,405 7 40 84 216,898 23 28 53

29 977 NURSİMA AKBAŞ 12C 19 19 14,25 24 8 22,00 3 6 1,50 46 33 37,75 284,270 5 6 11 142,800 19 54 112 216,533 24 29 55

30 905 ŞEYDA DURULMUŞ 12C 15 9 12,75 2 0 2,00 17 9 14,75 163,750 31 39 114 143,530 16 51 107 209,565 25 30 62
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

31 966 NESLİNUR ULUSOY 12C 17 14 13,50 17 14 13,50 165,430 30 38 111 208,133 26 31 66

32 922 YAZEL ÇİL 12A 10 4 9,00 9 2 8,50 7 3 6,25 8 3 7,25 34 12 31,00 202,003 1 23 66 198,578 9 17 32 207,845 5 32 68

33 948 NURDAN ERYILMAZ 12C 16 10 13,50 5 10 2,50 21 20 16,00 160,053 32 40 119 134,725 23 60 135 204,405 27 33 69

34 993 AHSEN ÇAPHAN 12A 3 0 3,00 15 8 13,00 21 9 18,75 39 17 34,75 146,295 8 45 135 284,945 1 1 6 203,833 6 34 71

35 954 REYMA ALTUNTAŞ 12B 8 4 7,00 9 5 7,75 9 16 5,00 26 25 19,75 148,260 2 43 132 185,140 11 23 47 195,895 1 35 79

36 917 BENNURDELİBALTA 12B 18 3 17,25 15 6 13,50 33 9 30,75 258,285 2 3 8 189,303 2 36 89

37 981 SEDANUR ŞİMŞEK 12C 11 7 9,25 1 3 0,25 12 10 9,50 152,348 33 41 128 186,878 28 37 92

38 945 BÜŞRA ÖZTÜRK 12C 13 14 9,50 17 10 14,50 30 24 24,00 227,883 18 19 45 185,083 29 38 94

39 936 GÜLHANIM KARAER 12C 14 23 8,25 21 18 16,50 35 41 24,75 237,014 14 15 33 182,776 30 39 98

40 986 İLKNUR AKTÜRK 12C 12 7 10,25 15 4 14,00 0 1 -0,25 27 12 24,00 223,993 19 20 47 182,445 31 40 99

41 912 AYŞENUR BAYRAK 12B 11 5 9,75 11 15 7,25 22 20 17,00 215,975 7 11 20 179,508 3 41 102

42 915 GÜL YILDIRIM 12B 8 4 7,00 21 9 18,75 29 13 25,75 274,243 1 2 7 177,470 4 42 105

43 947 EBRAR AKTÜRK 12B 13 4 12,00 13 6 11,50 26 10 23,50 235,540 5 7 13 176,713 5 43 106

44 944 İREM UYSAL 12B 7 1 6,75 1 0 1,00 10 7 8,25 18 8 16,00 144,615 4 47 138 183,528 12 24 49 175,500 6 44 110

45 911 ESRA ÇAHMUTOĞLU 12B 5 1 4,75 1 0 1,00 5 4 4,00 11 14 7,50 22 19 17,25 145,908 3 46 136 189,308 10 21 42 175,225 7 45 112

46 916 BETÜL AKBAŞ 12C 13 19 8,25 3 18 -1,50 16 37 6,75 147,270 34 44 134 174,683 32 46 115

47 888 ZEYNEP GÜNER 12A 4 4 3,00 12 12 9,00 10 17 5,75 26 33 17,75 133,465 10 49 158 187,655 12 22 43 173,958 7 47 119

48 948 SÜMEYYE KALKAN 12C 9 10 6,50 17 3 16,25 26 13 22,75 230,309 15 16 39 173,798 33 48 121

49 897 DİLARA KAYA 12B 14 5 12,75 17 11 14,25 31 16 27,00 246,485 3 4 10 173,168 8 49 123

50 982 AYŞE KOSTİK 12C 13 22 7,50 26 8 24,00 39 30 31,50 270,093 8 9 19 172,175 34 50 126

51 967 FATMANUR KARA 12A 16 6 14,50 5 11 2,25 21 17 16,75 181,690 13 26 51 171,193 8 51 129

52 895 İREM GÜNEŞ 12A 14 1 13,75 7 11 4,25 21 12 18,00 190,617 11 20 40 169,603 9 52 136

53 889 SÜEDA ERDAŞ 12A 9 3 8,25 10 8 8,00 19 11 16,25 209,318 6 14 25 168,665 10 53 140

54 946 ZEHRA AKCAN 12A 12 4 11,00 17 13 13,75 29 17 24,75 237,393 2 6 12 166,540 11 54 143

55 910 GAMZE GÜRBÜZ 12A 9 6 7,50 12 14 8,50 21 20 16,00 208,623 7 15 26 165,238 12 55 146

56 956 SUDE TOPCU 12B 9 3 8,25 16 5 14,75 25 8 23,00 239,548 4 5 11 163,350 9 56 151

57 994 GİZEM KOMAN 12B 6 6 4,50 13 2 12,50 1 2 0,50 3 10 0,50 23 20 18,00 203,588 1 21 64 142,150 17 55 115 163,168 10 57 154

58 940 BEYZANUR ÇİKOT 12A 10 3 9,25 12 12 9,00 22 15 18,25 206,850 8 16 28 160,748 13 58 157

59 899 AYŞENUR AYAN 12B 6 2 5,50 6 10 3,50 12 12 9,00 177,653 15 28 56 160,338 11 59 158

60 923 AYŞE TÜTÜNEKEN 12B 9 8 7,00 13 12 10,00 22 20 17,00 211,278 8 12 21 159,933 12 60 159
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi MAVİ SERİ 6. DENEME AYT 2. OTURUM 76 76 76 248

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,9 11,1 10,15 11,5 9,7 9,12 6,0 6,2 4,44 7,2 11,5 4,32 37,7 38,5 28,03 192,710 166,730 182,920

Okul Ortalaması 15,7 10,0 13,22 13,3 7,4 11,45 6,8 6,0 5,32 10,5 12,2 7,40 46,3 35,6 37,39 201,400 178,810 198,320

KATILIMLAR

61 970 FATMANUR ARDUÇ 12A 9 17 4,75 14 10 11,50 2 11 -0,75 25 38 15,50 196,865 2 24 68 158,120 14 61 162

62 972 KEVSER BÜYÜKDAĞ 12B 2 0 2,00 2 3 1,25 17 8 15,00 21 11 18,25 131,048 5 50 160 221,125 6 10 16 153,435 13 62 174

63 949 AYŞENUR KALKAN 12A 10 4 9,00 14 12 11,00 24 16 20,00 209,568 5 13 23 152,783 15 63 175

64 952 ŞEYDA AYTEMÜR 12A 3 5 1,75 3 13 -0,25 6 18 1,50 150,305 18 45 93 152,483 16 64 176

65 891 RABİA DURSUN 12B 8 8 6,00 12 14 8,50 20 22 14,50 192,485 9 18 37 148,755 14 65 180

66 950 ZEHRA AKYAR 12A 9 17 4,75 10 29 2,75 19 46 7,50 161,193 16 34 74 147,545 17 66 183

67 898 ESMANUR TUNÇ 12A 5 1 4,75 1 0 1,00 4 19 -0,75 12 20 7,00 22 40 12,00 133,933 9 48 157 157,410 17 36 79 145,203 18 67 192

68 928 HÜMEYRA YOLCU 12A 11 10 8,50 5 17 0,75 16 27 9,25 147,760 19 48 99 144,488 19 68 195

69 925 PINAR YAZICIOĞL 12A 10 29 2,75 4 36 -5,00 7 30 -0,50 5 34 -3,50 26 129 -6,25 101,545 12 53 171 144,340 20 69 196

70 964 AÇELYA DEMİR 12A 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 6 12 3,00 123,180 11 52 166 119,273 20 61 167 144,108 21 70 197

71 969 MERVE AYDINLI 12B 5 7 3,25 10 10 7,50 15 17 10,75 180,645 14 27 52 141,963 15 71 200

72 920 BÜŞRA NUR TEPİR 12B 2 2 1,50 6 3 5,25 10 7 8,25 18 12 15,00 126,248 6 51 161 183,450 13 25 50 140,795 16 72 205

73 890 BETÜL OKUMUŞ 12B 6 7 4,25 7 13 3,75 13 20 8,00 158,653 16 35 78 139,530 17 73 209

74 985 SEVDA KORKMAZ 12A 2 0 2,00 8 8 6,00 4 9 1,75 11 11 8,25 25 28 18,00 150,800 7 42 130 167,555 14 29 62 134,770 22 74 217

75 932 GİZEM SAKA 12B 2 10 -0,50 2 9 -0,25 4 19 -0,75
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